
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 47,98 29,18 40,70 210,230 230,970 232,090 194,380

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 24,53 25,12 18,25 152,020 217,080 116,120 148,360

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 23 7 21,25 3 2 2,50 8 1 7,75 3 2 2,50 3 0 3,00 9 7 7,25 49 19 44,25 254,990 1941 348,395 435 150,615 4830 294,394 766

2 1110 SEHER ÇELİK 11B 14 6 12,50 7 2 6,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 8 3,00 40 20 35,00 205,965 3777 311,144 1002 120,950 5701 206,319 3283

3 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 14 10 11,50 5 2 4,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 8 3,00 38 24 32,00 197,715 4146 291,458 1460 120,950 5701 199,339 3581

4 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 17 7 15,25 1 1 0,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 30 16 26,00 186,575 4670 273,162 1967 208,043 3207

5 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 13 7 11,25 7 2 6,50 5 2 4,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 32 14 28,50 181,550 4922 289,713 1499 176,947 4594

6 71 EREN UÇAR 11A 13 16 9,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 31 28 24,00 168,190 5546 258,125 2472 162,830 5228

7 2193 ZEHRA İŞDAR 11A 13 6 11,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 26 18 21,50 166,642 5604 248,575 2795 175,515 4653

8 2191 SEDA BEGİT 11B 13 6 11,50 4 4 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 0 8 -2,00 27 19 22,25 164,870 5699 261,281 2359 167,574 5025

9 32 BBERKAY ÇELİKKK 11A 6 4 5,00 7 2 6,50 6 2 5,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 25 12 22,00 158,020 6010 236,558 3217 106,990 6404 141,263 6233

10 2223 DERYA ÇELİK 11A 8 11 5,25 7 3 6,25 6 2 5,50 3 1 2,75 3 2 2,50 27 19 22,25 156,442 6088 244,656 2934 136,655 6445

11 2218 KAAN AKOĞUL 11C 9 8 7,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 22 15 18,25 151,967 6287 215,577 3928 104,618 6612 147,282 5955

12 2227 NİSANUR KILIÇ 11A 11 15 7,25 3 2 2,50 4 4 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 22 26 15,50 147,187 6496 203,027 4367 150,615 5776

13 2202 ÖMER AKTAŞ 11C 8 4 7,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 17 8 15,00 144,972 6603 201,282 4412 147,282 5955

14 0 MAHMUT KORKMAZ 11C 11 7 9,25 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 17 27 10,25 140,305 6810 172,516 5372 162,987 5223

15 2211 SUDENUR SALMAN 11B 9 14 5,50 1 8 -1,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 21 33 12,75 139,115 6855 181,283 5107 103,500 6644 141,577 6205

16 10 METEHAN DEMİR 11C 6 14 2,50 1 2 0,50 7 1 6,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 21 20 16,00 137,137 6920 204,814 4302 115,872 7388

17 2194 SILA ŞENOL 11B 5 11 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 20 21 14,75 134,065 7027 196,716 4584 114,127 7456

18 2028 FATIMA AKKAYA 11B 10 15 6,25 1 3 0,25 4 4 3,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 8 -1,00 19 35 10,25 131,762 7117 175,400 5277 137,282 6418

19 2242 REMZİCAN KARAKUŞ 11C 9 11 6,25 1 1 0,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 0 7 -1,75 16 26 9,50 128,275 7252 175,400 5277 132,517 6655

20 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 6 16 2,00 4 3 3,25 5 4 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 7 -1,75 19 35 10,25 120,482 7457 177,500 5214 102,852 7791

21 2209 CELAL AÇAR 11C 3 9 0,75 0 7 -1,75 6 4 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 13 23 7,25 116,287 7567 146,540 6039 105,245 7722

22 2190 MUSTAFA ASLAN 11A 5 18 0,50 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 15 38 5,50 112,205 7648 135,265 6299 103,500 7763

23 2177 YUSUF AKTAŞ 11A 6 20 1,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 13 35 4,25 110,775 7677 127,637 6457 106,990 7671

24 2192 İSMAİI ÇEIİK 11C 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 11 51 -1,75 92,962 7882 105,245 6524 87,325 8238

25 2180 BEDİRHAN KILIÇ 11C 2 14 -1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 10 21 4,75 134,011 6327 84,775 8258
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 47,98 29,18 40,70 210,230 230,970 232,090 194,380

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 24,53 25,12 18,25 152,020 217,080 116,120 148,360

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 47,98 29,18 40,70 210,230 230,970 232,090 194,380

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 24,53 25,12 18,25 152,020 217,080 116,120 148,360

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 71 EREN UÇAR 11A 13 16 9,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 31 28 24,00 168,190 5546 258,125 2472 162,830 5228

2 2193 ZEHRA İŞDAR 11A 13 6 11,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 26 18 21,50 166,642 5604 248,575 2795 175,515 4653

3 32 BBERKAY ÇELİKKK 11A 6 4 5,00 7 2 6,50 6 2 5,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 25 12 22,00 158,020 6010 236,558 3217 106,990 6404 141,263 6233

4 2223 DERYA ÇELİK 11A 8 11 5,25 7 3 6,25 6 2 5,50 3 1 2,75 3 2 2,50 27 19 22,25 156,442 6088 244,656 2934 136,655 6445

5 2227 NİSANUR KILIÇ 11A 11 15 7,25 3 2 2,50 4 4 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 22 26 15,50 147,187 6496 203,027 4367 150,615 5776

6 2190 MUSTAFA ASLAN 11A 5 18 0,50 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 15 38 5,50 112,205 7648 135,265 6299 103,500 7763

7 2177 YUSUF AKTAŞ 11A 6 20 1,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 13 35 4,25 110,775 7677 127,637 6457 106,990 7671

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 47,98 29,18 40,70 210,230 230,970 232,090 194,380

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 24,53 25,12 18,25 152,020 217,080 116,120 148,360

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 23 7 21,25 3 2 2,50 8 1 7,75 3 2 2,50 3 0 3,00 9 7 7,25 49 19 44,25 254,990 1941 348,395 435 150,615 4830 294,394 766

2 1110 SEHER ÇELİK 11B 14 6 12,50 7 2 6,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 8 3,00 40 20 35,00 205,965 3777 311,144 1002 120,950 5701 206,319 3283

3 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 14 10 11,50 5 2 4,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 8 3,00 38 24 32,00 197,715 4146 291,458 1460 120,950 5701 199,339 3581

4 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 17 7 15,25 1 1 0,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 30 16 26,00 186,575 4670 273,162 1967 208,043 3207

5 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 13 7 11,25 7 2 6,50 5 2 4,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 32 14 28,50 181,550 4922 289,713 1499 176,947 4594

6 2191 SEDA BEGİT 11B 13 6 11,50 4 4 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 0 8 -2,00 27 19 22,25 164,870 5699 261,281 2359 167,574 5025

7 2211 SUDENUR SALMAN 11B 9 14 5,50 1 8 -1,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 21 33 12,75 139,115 6855 181,283 5107 103,500 6644 141,577 6205

8 2194 SILA ŞENOL 11B 5 11 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 20 21 14,75 134,065 7027 196,716 4584 114,127 7456

9 2028 FATIMA AKKAYA 11B 10 15 6,25 1 3 0,25 4 4 3,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 8 -1,00 19 35 10,25 131,762 7117 175,400 5277 137,282 6418

10 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 6 16 2,00 4 3 3,25 5 4 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 7 -1,75 19 35 10,25 120,482 7457 177,500 5214 102,852 7791

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 47,98 29,18 40,70 210,230 230,970 232,090 194,380

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 24,53 25,12 18,25 152,020 217,080 116,120 148,360

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 2218 KAAN AKOĞUL 11C 9 8 7,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 22 15 18,25 151,967 6287 215,577 3928 104,618 6612 147,282 5955

2 2202 ÖMER AKTAŞ 11C 8 4 7,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 17 8 15,00 144,972 6603 201,282 4412 147,282 5955

3 0 MAHMUT KORKMAZ 11C 11 7 9,25 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 17 27 10,25 140,305 6810 172,516 5372 162,987 5223

4 10 METEHAN DEMİR 11C 6 14 2,50 1 2 0,50 7 1 6,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 21 20 16,00 137,137 6920 204,814 4302 115,872 7388

5 2242 REMZİCAN KARAKUŞ 11C 9 11 6,25 1 1 0,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 0 7 -1,75 16 26 9,50 128,275 7252 175,400 5277 132,517 6655

6 2209 CELAL AÇAR 11C 3 9 0,75 0 7 -1,75 6 4 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 13 23 7,25 116,287 7567 146,540 6039 105,245 7722

7 2192 İSMAİI ÇEIİK 11C 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 11 51 -1,75 92,962 7882 105,245 6524 87,325 8238

8 2180 BEDİRHAN KILIÇ 11C 2 14 -1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 10 21 4,75 134,011 6327 84,775 8258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 23,98 15,30 20,16 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 22,16 20,96 16,92 152,0 217,1 116,1 148,4

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 23 7 21,25 3 2 2,50 8 1 7,75 3 2 2,50 3 0 3,00 40 12 37,00 255,0 1941 348,4 435 150,6 4830 294,4 766

2 1110 SEHER ÇELİK 11B 14 6 12,50 7 2 6,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 35 12 32,00 206,0 3777 311,1 1002 121,0 5701 206,3 3283

3 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 14 10 11,50 5 2 4,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 33 16 29,00 197,7 4146 291,5 1460 121,0 5701 199,3 3581

4 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 13 7 11,25 7 2 6,50 5 2 4,50 3 1 2,75 4 1 3,75 32 13 28,75 181,6 4922 289,7 1499 176,9 4594

5 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 17 7 15,25 1 1 0,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 2 2,50 29 13 25,75 186,6 4670 273,2 1967 208,0 3207

6 2191 SEDA BEGİT 11B 13 6 11,50 4 4 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 27 11 24,25 164,9 5699 261,3 2359 167,6 5025

7 71 EREN UÇAR 11A 13 16 9,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 31 28 24,00 168,2 5546 258,1 2472 162,8 5228

8 2193 ZEHRA İŞDAR 11A 13 6 11,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 26 15 22,25 166,6 5604 248,6 2795 175,5 4653

9 2223 DERYA ÇELİK 11A 8 11 5,25 7 3 6,25 6 2 5,50 3 1 2,75 3 2 2,50 27 19 22,25 156,4 6088 244,7 2934 136,7 6445

10 32 BBERKAY ÇELİKKK 11A 6 4 5,00 7 2 6,50 6 2 5,50 3 1 2,75 2 3 1,25 24 12 21,00 158,0 6010 236,6 3217 107,0 6404 141,3 6233

11 2218 KAAN AKOĞUL 11C 9 8 7,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 1 0,75 20 10 17,50 152,0 6287 215,6 3928 104,6 6612 147,3 5955

12 10 METEHAN DEMİR 11C 6 14 2,50 1 2 0,50 7 1 6,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 19 16,25 137,1 6920 204,8 4302 115,9 7388

13 2227 NİSANUR KILIÇ 11A 11 15 7,25 3 2 2,50 4 4 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 22 26 15,50 147,2 6496 203,0 4367 150,6 5776

14 2202 ÖMER AKTAŞ 11C 8 4 7,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 17 7 15,25 145,0 6603 201,3 4412 147,3 5955

15 2194 SILA ŞENOL 11B 5 11 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 3 0 3,00 1 2 0,50 19 16 15,00 134,1 7027 196,7 4584 114,1 7456

16 2211 SUDENUR SALMAN 11B 9 14 5,50 1 8 -1,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 20 31 12,25 139,1 6855 181,3 5107 103,5 6644 141,6 6205

17 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 6 16 2,00 4 3 3,25 5 4 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 19 28 12,00 120,5 7457 177,5 5214 102,9 7791

18 2028 FATIMA AKKAYA 11B 10 15 6,25 1 3 0,25 4 4 3,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 18 27 11,25 131,8 7117 175,4 5277 137,3 6418

19 2242 REMZİCAN KARAKUŞ 11C 9 11 6,25 1 1 0,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 16 19 11,25 128,3 7252 175,4 5277 132,5 6655

20 0 MAHMUT KORKMAZ 11C 11 7 9,25 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 17 26 10,50 140,3 6810 172,5 5372 163,0 5223

21 2209 CELAL AÇAR 11C 3 9 0,75 0 7 -1,75 6 4 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 13 23 7,25 116,3 7567 146,5 6039 105,2 7722

22 2190 MUSTAFA ASLAN 11A 5 18 0,50 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 15 38 5,50 112,2 7648 135,3 6299 103,5 7763

23 2180 BEDİRHAN KILIÇ 11C 2 14 -1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 10 18 5,50 134,0 6327 84,8 8258

24 2177 YUSUF AKTAŞ 11A 6 20 1,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 13 35 4,25 110,8 7677 127,6 6457 107,0 7671

25 2192 İSMAİI ÇEIİK 11C 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 10 50 -2,50 93,0 7882 105,2 6524 87,3 8238
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 23,98 15,30 20,16 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 22,16 20,96 16,92 152,0 217,1 116,1 148,4

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
11A 11B 11C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
11A 11B 11C



11A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 23,98 15,30 20,16 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 22,16 20,96 16,92 152,0 217,1 116,1 148,4

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 71 EREN UÇAR 11A 13 16 9,00 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 31 28 24,00 168,2 5546 258,1 2472 162,8 5228

2 2193 ZEHRA İŞDAR 11A 13 6 11,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 26 15 22,25 166,6 5604 248,6 2795 175,5 4653

3 2223 DERYA ÇELİK 11A 8 11 5,25 7 3 6,25 6 2 5,50 3 1 2,75 3 2 2,50 27 19 22,25 156,4 6088 244,7 2934 136,7 6445

4 32 BBERKAY ÇELİKKK 11A 6 4 5,00 7 2 6,50 6 2 5,50 3 1 2,75 2 3 1,25 24 12 21,00 158,0 6010 236,6 3217 107,0 6404 141,3 6233

5 2227 NİSANUR KILIÇ 11A 11 15 7,25 3 2 2,50 4 4 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 22 26 15,50 147,2 6496 203,0 4367 150,6 5776

6 2190 MUSTAFA ASLAN 11A 5 18 0,50 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 15 38 5,50 112,2 7648 135,3 6299 103,5 7763

7 2177 YUSUF AKTAŞ 11A 6 20 1,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 13 35 4,25 110,8 7677 127,6 6457 107,0 7671

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 23,98 15,30 20,16 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 22,16 20,96 16,92 152,0 217,1 116,1 148,4

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 23 7 21,25 3 2 2,50 8 1 7,75 3 2 2,50 3 0 3,00 40 12 37,00 255,0 1941 348,4 435 150,6 4830 294,4 766

2 1110 SEHER ÇELİK 11B 14 6 12,50 7 2 6,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 35 12 32,00 206,0 3777 311,1 1002 121,0 5701 206,3 3283

3 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 14 10 11,50 5 2 4,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 1 3,75 33 16 29,00 197,7 4146 291,5 1460 121,0 5701 199,3 3581

4 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 13 7 11,25 7 2 6,50 5 2 4,50 3 1 2,75 4 1 3,75 32 13 28,75 181,6 4922 289,7 1499 176,9 4594

5 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 17 7 15,25 1 1 0,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 2 2,50 29 13 25,75 186,6 4670 273,2 1967 208,0 3207

6 2191 SEDA BEGİT 11B 13 6 11,50 4 4 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 27 11 24,25 164,9 5699 261,3 2359 167,6 5025

7 2194 SILA ŞENOL 11B 5 11 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 3 0 3,00 1 2 0,50 19 16 15,00 134,1 7027 196,7 4584 114,1 7456

8 2211 SUDENUR SALMAN 11B 9 14 5,50 1 8 -1,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 20 31 12,25 139,1 6855 181,3 5107 103,5 6644 141,6 6205

9 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 6 16 2,00 4 3 3,25 5 4 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 19 28 12,00 120,5 7457 177,5 5214 102,9 7791

10 2028 FATIMA AKKAYA 11B 10 15 6,25 1 3 0,25 4 4 3,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 18 27 11,25 131,8 7117 175,4 5277 137,3 6418

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 4,25 2,42 3,65 3,31 2,32 2,73 2,47 0,98 2,23 2,93 1,05 2,66 23,98 15,30 20,16 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 3,20 3,28 2,38 4,72 3,04 3,96 2,28 1,48 1,91 2,44 1,88 1,97 22,16 20,96 16,92 152,0 217,1 116,1 148,4

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 2218 KAAN AKOĞUL 11C 9 8 7,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 1 0,75 20 10 17,50 152,0 6287 215,6 3928 104,6 6612 147,3 5955

2 10 METEHAN DEMİR 11C 6 14 2,50 1 2 0,50 7 1 6,75 3 1 2,75 4 1 3,75 21 19 16,25 137,1 6920 204,8 4302 115,9 7388

3 2202 ÖMER AKTAŞ 11C 8 4 7,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 17 7 15,25 145,0 6603 201,3 4412 147,3 5955

4 2242 REMZİCAN KARAKUŞ 11C 9 11 6,25 1 1 0,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 16 19 11,25 128,3 7252 175,4 5277 132,5 6655

5 0 MAHMUT KORKMAZ 11C 11 7 9,25 2 8 0,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 17 26 10,50 140,3 6810 172,5 5372 163,0 5223

6 2209 CELAL AÇAR 11C 3 9 0,75 0 7 -1,75 6 4 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 13 23 7,25 116,3 7567 146,5 6039 105,2 7722

7 2180 BEDİRHAN KILIÇ 11C 2 14 -1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 10 18 5,50 134,0 6327 84,8 8258

8 2192 İSMAİI ÇEIİK 11C 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 10 50 -2,50 93,0 7882 105,2 6524 87,3 8238

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 24,00 13,88 20,54 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,37 4,16 1,33 152,0 217,1 116,1 148,4

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 9 7 7,25 9 7 7,25 255,0 1941 348,4 435 150,6 4830 294,4 766

2 1110 SEHER ÇELİK 11B 5 8 3,00 5 8 3,00 206,0 3777 311,1 1002 121,0 5701 206,3 3283

3 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 5 8 3,00 5 8 3,00 197,7 4146 291,5 1460 121,0 5701 199,3 3581

4 32 BBERKAY ÇELİKKK 11A 1 0 1,00 1 0 1,00 158,0 6010 236,6 3217 107,0 6404 141,3 6233

5 2192 İSMAİI ÇEIİK 11C 1 1 0,75 1 1 0,75 93,0 7882 105,2 6524 87,3 8238

6 2218 KAAN AKOĞUL 11C 1 5 -0,25 1 0 1,00 2 5 0,75 152,0 6287 215,6 3928 104,6 6612 147,3 5955

7 2211 SUDENUR SALMAN 11B 1 2 0,50 1 2 0,50 139,1 6855 181,3 5107 103,5 6644 141,6 6205

8 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 181,6 4922 289,7 1499 176,9 4594

9 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 1 3 0,25 1 3 0,25 186,6 4670 273,2 1967 208,0 3207

10 2191 SEDA BEGİT 11B 0 8 -2,00 0 8 -2,00 164,9 5699 261,3 2359 167,6 5025

11 2193 ZEHRA İŞDAR 11A 0 3 -0,75 0 3 -0,75 166,6 5604 248,6 2795 175,5 4653

12 10 METEHAN DEMİR 11C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 137,1 6920 204,8 4302 115,9 7388

13 2202 ÖMER AKTAŞ 11C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 145,0 6603 201,3 4412 147,3 5955

14 2194 SILA ŞENOL 11B 1 5 -0,25 1 5 -0,25 134,1 7027 196,7 4584 114,1 7456

15 0 MAHMUT KORKMAZ 11C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 140,3 6810 172,5 5372 163,0 5223

16 2028 FATIMA AKKAYA 11B 1 8 -1,00 1 8 -1,00 131,8 7117 175,4 5277 137,3 6418

17 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 0 7 -1,75 0 7 -1,75 120,5 7457 177,5 5214 102,9 7791

18 2242 REMZİCAN KARAKUŞ 11C 0 7 -1,75 0 7 -1,75 128,3 7252 175,4 5277 132,5 6655

19 2180 BEDİRHAN KILIÇ 11C 0 3 -0,75 0 3 -0,75 134,0 6327 84,8 8258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 24,00 13,88 20,54 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,37 4,16 1,33 152,0 217,1 116,1 148,4

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
11A 11B 11C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
11A 11B 11C



11A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 24,00 13,88 20,54 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,37 4,16 1,33 152,0 217,1 116,1 148,4

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 32 BBERKAY ÇELİKKK 11A 1 0 1,00 1 0 1,00 158,0 6010 236,6 3217 107,0 6404 141,3 6233

2 2193 ZEHRA İŞDAR 11A 0 3 -0,75 0 3 -0,75 166,6 5604 248,6 2795 175,5 4653

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 24,00 13,88 20,54 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,37 4,16 1,33 152,0 217,1 116,1 148,4

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 9 7 7,25 9 7 7,25 255,0 1941 348,4 435 150,6 4830 294,4 766

2 1110 SEHER ÇELİK 11B 5 8 3,00 5 8 3,00 206,0 3777 311,1 1002 121,0 5701 206,3 3283

3 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 5 8 3,00 5 8 3,00 197,7 4146 291,5 1460 121,0 5701 199,3 3581

4 2211 SUDENUR SALMAN 11B 1 2 0,50 1 2 0,50 139,1 6855 181,3 5107 103,5 6644 141,6 6205

5 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 181,6 4922 289,7 1499 176,9 4594

6 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 1 3 0,25 1 3 0,25 186,6 4670 273,2 1967 208,0 3207

7 2191 SEDA BEGİT 11B 0 8 -2,00 0 8 -2,00 164,9 5699 261,3 2359 167,6 5025

8 2194 SILA ŞENOL 11B 1 5 -0,25 1 5 -0,25 134,1 7027 196,7 4584 114,1 7456

9 2028 FATIMA AKKAYA 11B 1 8 -1,00 1 8 -1,00 131,8 7117 175,4 5277 137,3 6418

10 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 0 7 -1,75 0 7 -1,75 120,5 7457 177,5 5214 102,9 7791

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,04 7,21 7,24 4,09 2,78 3,40 5,10 1,91 4,62 5,77 1,98 5,28 24,00 13,88 20,54 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 1,37 4,16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,37 4,16 1,33 152,0 217,1 116,1 148,4

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 2192 İSMAİI ÇEIİK 11C 1 1 0,75 1 1 0,75 93,0 7882 105,2 6524 87,3 8238

2 2218 KAAN AKOĞUL 11C 1 5 -0,25 1 0 1,00 2 5 0,75 152,0 6287 215,6 3928 104,6 6612 147,3 5955

3 10 METEHAN DEMİR 11C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 137,1 6920 204,8 4302 115,9 7388

4 2202 ÖMER AKTAŞ 11C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 145,0 6603 201,3 4412 147,3 5955

5 0 MAHMUT KORKMAZ 11C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 140,3 6810 172,5 5372 163,0 5223

6 2242 REMZİCAN KARAKUŞ 11C 0 7 -1,75 0 7 -1,75 128,3 7252 175,4 5277 132,5 6655

7 2180 BEDİRHAN KILIÇ 11C 0 3 -0,75 0 3 -0,75 134,0 6327 84,8 8258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 9,04 7,21 7,24 20,06 15,74 16,13 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 1,37 4,16 0,33 10,89 15,44 7,03 152,0 217,1 116,1 148,4

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 23 7 21,25 9 7 7,25 32 14 28,50 255,0 1941 348,4 435 150,6 4830 294,4 766

2 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 17 7 15,25 1 3 0,25 18 10 15,50 186,6 4670 273,2 1967 208,0 3207

3 1110 SEHER ÇELİK 11B 14 6 12,50 5 8 3,00 19 14 15,50 206,0 3777 311,1 1002 121,0 5701 206,3 3283

4 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 14 10 11,50 5 8 3,00 19 18 14,50 197,7 4146 291,5 1460 121,0 5701 199,3 3581

5 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 13 7 11,25 0 1 -0,25 13 8 11,00 181,6 4922 289,7 1499 176,9 4594

6 2193 ZEHRA İŞDAR 11A 13 6 11,50 0 3 -0,75 13 9 10,75 166,6 5604 248,6 2795 175,5 4653

7 2191 SEDA BEGİT 11B 13 6 11,50 0 8 -2,00 13 14 9,50 164,9 5699 261,3 2359 167,6 5025

8 0 MAHMUT KORKMAZ 11C 11 7 9,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 140,3 6810 172,5 5372 163,0 5223

9 71 EREN UÇAR 11A 13 16 9,00 13 16 9,00 168,2 5546 258,1 2472 162,8 5228

10 2227 NİSANUR KILIÇ 11A 11 15 7,25 11 15 7,25 147,2 6496 203,0 4367 150,6 5776

11 2218 KAAN AKOĞUL 11C 9 8 7,00 1 5 -0,25 10 13 6,75 152,0 6287 215,6 3928 104,6 6612 147,3 5955

12 2202 ÖMER AKTAŞ 11C 8 4 7,00 0 1 -0,25 8 5 6,75 145,0 6603 201,3 4412 147,3 5955

13 2211 SUDENUR SALMAN 11B 9 14 5,50 1 2 0,50 10 16 6,00 139,1 6855 181,3 5107 103,5 6644 141,6 6205

14 32 BBERKAY ÇELİKKK 11A 6 4 5,00 1 0 1,00 7 4 6,00 158,0 6010 236,6 3217 107,0 6404 141,3 6233

15 2028 FATIMA AKKAYA 11B 10 15 6,25 1 8 -1,00 11 23 5,25 131,8 7117 175,4 5277 137,3 6418

16 2223 DERYA ÇELİK 11A 8 11 5,25 8 11 5,25 156,4 6088 244,7 2934 136,7 6445

17 2242 REMZİCAN KARAKUŞ 11C 9 11 6,25 0 7 -1,75 9 18 4,50 128,3 7252 175,4 5277 132,5 6655

18 10 METEHAN DEMİR 11C 6 14 2,50 0 1 -0,25 6 15 2,25 137,1 6920 204,8 4302 115,9 7388

19 2194 SILA ŞENOL 11B 5 11 2,25 1 5 -0,25 6 16 2,00 134,1 7027 196,7 4584 114,1 7456

20 2177 YUSUF AKTAŞ 11A 6 20 1,00 6 20 1,00 110,8 7677 127,6 6457 107,0 7671

21 2209 CELAL AÇAR 11C 3 9 0,75 3 9 0,75 116,3 7567 146,5 6039 105,2 7722

22 2190 MUSTAFA ASLAN 11A 5 18 0,50 5 18 0,50 112,2 7648 135,3 6299 103,5 7763

23 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 6 16 2,00 0 7 -1,75 6 23 0,25 120,5 7457 177,5 5214 102,9 7791

24 2192 İSMAİI ÇEIİK 11C 4 26 -2,50 1 1 0,75 5 27 -1,75 93,0 7882 105,2 6524 87,3 8238

25 2180 BEDİRHAN KILIÇ 11C 2 14 -1,50 0 3 -0,75 2 17 -2,25 134,0 6327 84,8 8258
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 9,04 7,21 7,24 20,06 15,74 16,13 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 1,37 4,16 0,33 10,89 15,44 7,03 152,0 217,1 116,1 148,4

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR MAT1
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
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11A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 9,04 7,21 7,24 20,06 15,74 16,13 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 1,37 4,16 0,33 10,89 15,44 7,03 152,0 217,1 116,1 148,4

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 2193 ZEHRA İŞDAR 11A 13 6 11,50 0 3 -0,75 13 9 10,75 166,6 5604 248,6 2795 175,5 4653

2 71 EREN UÇAR 11A 13 16 9,00 13 16 9,00 168,2 5546 258,1 2472 162,8 5228

3 2227 NİSANUR KILIÇ 11A 11 15 7,25 11 15 7,25 147,2 6496 203,0 4367 150,6 5776

4 32 BBERKAY ÇELİKKK 11A 6 4 5,00 1 0 1,00 7 4 6,00 158,0 6010 236,6 3217 107,0 6404 141,3 6233

5 2223 DERYA ÇELİK 11A 8 11 5,25 8 11 5,25 156,4 6088 244,7 2934 136,7 6445

6 2177 YUSUF AKTAŞ 11A 6 20 1,00 6 20 1,00 110,8 7677 127,6 6457 107,0 7671

7 2190 MUSTAFA ASLAN 11A 5 18 0,50 5 18 0,50 112,2 7648 135,3 6299 103,5 7763

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 9,04 7,21 7,24 20,06 15,74 16,13 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 1,37 4,16 0,33 10,89 15,44 7,03 152,0 217,1 116,1 148,4

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 23 7 21,25 9 7 7,25 32 14 28,50 255,0 1941 348,4 435 150,6 4830 294,4 766

2 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 17 7 15,25 1 3 0,25 18 10 15,50 186,6 4670 273,2 1967 208,0 3207

3 1110 SEHER ÇELİK 11B 14 6 12,50 5 8 3,00 19 14 15,50 206,0 3777 311,1 1002 121,0 5701 206,3 3283

4 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 14 10 11,50 5 8 3,00 19 18 14,50 197,7 4146 291,5 1460 121,0 5701 199,3 3581

5 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 13 7 11,25 0 1 -0,25 13 8 11,00 181,6 4922 289,7 1499 176,9 4594

6 2191 SEDA BEGİT 11B 13 6 11,50 0 8 -2,00 13 14 9,50 164,9 5699 261,3 2359 167,6 5025

7 2211 SUDENUR SALMAN 11B 9 14 5,50 1 2 0,50 10 16 6,00 139,1 6855 181,3 5107 103,5 6644 141,6 6205

8 2028 FATIMA AKKAYA 11B 10 15 6,25 1 8 -1,00 11 23 5,25 131,8 7117 175,4 5277 137,3 6418

9 2194 SILA ŞENOL 11B 5 11 2,25 1 5 -0,25 6 16 2,00 134,1 7027 196,7 4584 114,1 7456

10 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 6 16 2,00 0 7 -1,75 6 23 0,25 120,5 7457 177,5 5214 102,9 7791

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2 25 114 126 8378

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,02 8,53 8,89 9,04 7,21 7,24 20,06 15,74 16,13 210,2 231,0 232,1 194,4

Okul Ortalaması 9,52 11,28 6,70 1,37 4,16 0,33 10,89 15,44 7,03 152,0 217,1 116,1 148,4

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 0 MAHMUT KORKMAZ 11C 11 7 9,25 0 1 -0,25 11 8 9,00 140,3 6810 172,5 5372 163,0 5223

2 2218 KAAN AKOĞUL 11C 9 8 7,00 1 5 -0,25 10 13 6,75 152,0 6287 215,6 3928 104,6 6612 147,3 5955

3 2202 ÖMER AKTAŞ 11C 8 4 7,00 0 1 -0,25 8 5 6,75 145,0 6603 201,3 4412 147,3 5955

4 2242 REMZİCAN KARAKUŞ 11C 9 11 6,25 0 7 -1,75 9 18 4,50 128,3 7252 175,4 5277 132,5 6655

5 10 METEHAN DEMİR 11C 6 14 2,50 0 1 -0,25 6 15 2,25 137,1 6920 204,8 4302 115,9 7388

6 2209 CELAL AÇAR 11C 3 9 0,75 3 9 0,75 116,3 7567 146,5 6039 105,2 7722

7 2192 İSMAİI ÇEIİK 11C 4 26 -2,50 1 1 0,75 5 27 -1,75 93,0 7882 105,2 6524 87,3 8238

8 2180 BEDİRHAN KILIÇ 11C 2 14 -1,50 0 3 -0,75 2 17 -2,25 134,0 6327 84,8 8258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BBERKAY ÇELİKKK 32 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,020 210,230 3 9 56 67 6010

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
236,558 230,970 4 10 43 47 3217

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

SAY
106,990 232,090 1 4 55 67 6404

Puanı Hesaplanan: 7 60 72 6875

EA
141,263 194,380 4 14 65 75 6233

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 7 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 4 5,00 17 5,64 6,70 8,89

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,50 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,14 3,96 2,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 10,75 10,22 11,26

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,12 0,33 7,24

Toplam: 120 25 12 22,00 18 16,43 17,21 32,70

TYT Türkçe AaA   B   e   c      c  D D B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal Cb AEAeCAA  ADAEaDBbACDa bDbBe

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik D                             

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 4 20

Türkçe 30 6 4 20

HİKÂYE 4 2 1 50
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 18 8 60

Tarih-1 10 7 2 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 3 1 75
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 0 5
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ÇELİK 2223 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,442 210,230 4 10 59 70 6088

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
244,656 230,970 3 9 38 41 2934

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
136,655 194,380 5 16 72 83 6445

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 7 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 5,64 6,70 8,89

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,50 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,14 3,96 2,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 10,75 10,22 11,26

Toplam: 120 27 19 22,25 19 16,43 17,21 32,70

TYT Türkçe BecD acdBb   aDCAcB dc c    D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal AACbaAEAeCBd  ADAEaDeDAC BebDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 11 27

Türkçe 30 8 11 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 19 8 63

Tarih-1 10 7 3 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 3 1 75

Coğrafya-1 10 6 2 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN UÇAR 71 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,190 210,230 1 6 46 57 5546

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
258,125 230,970 1 7 32 35 2472

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
162,830 194,380 2 9 38 48 5228

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 7 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 16 9,00 30 5,64 6,70 8,89

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,50 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,14 3,96 2,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 10,75 10,22 11,26

Toplam: 120 31 28 24,00 20 16,43 17,21 32,70

TYT Türkçe bDecDCBca dCDCAcdceECeddabDeBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal CbEAEAebAAeaAaAEaeBAACbdDbDEBe

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 16 43

Türkçe 30 13 16 43

HİKÂYE 4 2 2 50
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 10 7 3 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 2 2 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ASLAN 2190 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,205 210,230 6 22 102 113 7648

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
135,265 230,970 6 22 100 108 6299

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
103,500 194,380 7 22 104 115 7763

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 7 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 18 0,50 2 5,64 6,70 8,89

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,50 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,14 3,96 2,73

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,79 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 10,75 10,22 11,26

Toplam: 120 15 38 5,50 5 16,43 17,21 32,70

TYT Türkçe bDbBeacbdacbDdAca eE c  b  e c

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal bacAEbeaeAaaAadEdDcdAecabbDEcC

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 18 17

Türkçe 30 5 18 17

HİKÂYE 4 1 2 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 20 33

Tarih-1 10 3 7 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 7 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KILIÇ 2227 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,187 210,230 5 12 73 84 6496

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
203,027 230,970 5 13 62 68 4367

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
150,615 194,380 3 10 53 63 5776

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 7 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 5,64 6,70 8,89

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,50 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,14 3,96 2,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,79 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 10,75 10,22 11,26

Toplam: 120 22 26 15,50 13 16,43 17,21 32,70

TYT Türkçe BabD BcCabC e DCbecD cCdCBeccb

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal  A dEA   dBAeeA Abe c AacBdaDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 15 37

Türkçe 30 11 15 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 4 1 3 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 11 11 37

Tarih-1 10 3 2 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKTAŞ 2177 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,775 210,230 7 23 104 115 7677

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
127,637 230,970 7 24 104 112 6457

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
106,990 194,380 6 20 102 113 7671

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 7 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 20 1,00 3 5,64 6,70 8,89

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 3,50 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 3,14 3,96 2,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,79 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 7 15 3,25 11 10,75 10,22 11,26

Toplam: 120 13 35 4,25 4 16,43 17,21 32,70

TYT Türkçe BaeaeBeeBba eacaAcBacdbda b D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal dAad c  ebBbdeAc    Bb CbeabDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 20 20

Türkçe 30 6 20 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 4 1 2 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 7 15 23

Tarih-1 10 1 6 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İŞDAR 2193 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,642 210,230 2 7 48 59 5604

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
248,575 230,970 2 8 36 39 2795

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
175,515 194,380 1 6 33 42 4653

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 7 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 5,64 6,70 8,89

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,50 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,14 3,96 2,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,79 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 10,75 10,22 11,26

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,12 0,33 7,24

Toplam: 120 26 18 21,50 18 16,43 17,21 32,70

TYT Türkçe ADeBD d   eCDCADB  b c  D DbB 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal e  cE eC AaeA  bdDB ACDc DDEBa

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik       c b                    e

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

HİKÂYE 4 3 1 75
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 10 3 3 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 2 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKKOÇ 2181 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,482 210,230 10 20 98 109 7457

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
177,500 230,970 9 17 81 88 5214

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
102,852 194,380 10 23 105 116 7791

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 16 2,00 7 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 19 35 10,25 9 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe bDAB Ce bc  bdbeacbdCc a  cbB 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal b EA deC ACeA bdeDBAAeD bebEBa

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik  ed     b    ce        e     e

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 16 20

Türkçe 30 6 16 20

HİKÂYE 4 1 3 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 12 43

Tarih-1 10 4 3 40

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 2 25
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 0 7 0

Matematik-1 30 0 7 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 4 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 2 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA AKKAYA 2028 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,762 210,230 9 18 93 104 7117

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
175,400 230,970 10 18 82 89 5277

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
137,282 194,380 8 15 69 80 6418

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 8 12 5,00 17 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 19 35 10,25 9 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe bD BcCabCe  DCbecDdcCd Bc cbBa

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal edE    d  e A AbeDcA acc aDEBd

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik bede    b     ee  C e         

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 15 33

Türkçe 30 10 15 33

HİKÂYE 4 1 3 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 12 27

Tarih-1 10 1 3 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 3 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 1 8 3

Matematik-1 30 1 8 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 8 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞEN BOLAT 2170 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,715 210,230 3 3 21 31 4146

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
291,458 230,970 3 3 16 18 1460

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

SAY
120,950 232,090 2 2 41 52 5701

Puanı Hesaplanan: 7 60 72 6875

EA
199,339 194,380 4 4 16 23 3581

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 38 24 32,00 27 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe BeADABb Bca eaDCA BcAcCc eD D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal AACb  EAe Bb  ADAEaDeDACDBeDDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BeDe  e  Bba e  D  B   d   e  

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 10 47

Türkçe 30 14 10 47

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 0 75
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 19 6 63

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 2 1 50

Coğrafya-1 10 6 2 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 4 7 18
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ÇELİK 2204 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,990 210,230 1 1 1 4 1941

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
348,395 230,970 1 1 5 5 435

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

SAY
150,615 232,090 1 1 29 39 4830

Puanı Hesaplanan: 7 60 72 6875

EA
294,394 194,380 1 1 1 2 766

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 49 19 44,25 37 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe ADABDCBACDeCDCADBDAECcaeDAceBe

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal    cEAe  ACBADAEe BAACDaa DEB 

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik be  A  B E  B ceBd  e  aE C BB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

HİKÂYE 4 2 2 50
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 5 57

Tarih-1 10 3 2 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 2 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 8 1 80

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 2 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 5 6 23
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA BEGİT 2191 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,870 210,230 6 8 50 61 5699

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
261,281 230,970 6 6 31 34 2359

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
167,574 194,380 6 7 35 44 5025

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 27 19 22,25 19 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe BDbDcBDCdA  eCD AD   E c e  D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal dAd EAEce BACeA       AC B DDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik  e e    c b    be     e    e  

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 14 5 47

Tarih-1 10 4 4 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 2 25

Coğrafya-1 10 4 1 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 8 0

Matematik-1 30 0 8 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 6 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ÇELİK 1110 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,965 210,230 2 2 15 25 3777

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
311,144 230,970 2 2 10 10 1002

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

SAY
120,950 232,090 2 2 41 52 5701

Puanı Hesaplanan: 7 60 72 6875

EA
206,319 194,380 3 3 14 20 3283

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 40 20 35,00 29 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe ADA   Bca eaDCA  DAECc  D D Be

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal Cb AEAeCAA  ADAEaDBbACDeDDDEBe

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik De  e  Bba e  D  B   d   e  Be

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 6 47

Türkçe 30 14 6 47

HİKÂYE 4 3 0 75
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 6 70

Tarih-1 10 7 2 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 3 1 75
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 4 7 18
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE ATEŞ 2182 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,550 210,230 5 5 31 41 4922

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
289,713 230,970 4 4 17 19 1499

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
176,947 194,380 5 5 31 40 4594

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 32 14 28,50 24 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe ADA   Bca eaDCA  DAcCc  D D Be

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal Cb AEAeCAA  ADAEaD dAC eDDDEBe

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik                      d        

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 7 43

Türkçe 30 13 7 43

HİKÂYE 4 3 0 75
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 6 63

Tarih-1 10 7 2 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 3 1 75
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ŞENOL 2194 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,065 210,230 8 17 91 102 7027

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
196,716 230,970 7 15 71 77 4584

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
114,127 194,380 9 19 98 109 7456

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 11 2,25 8 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 20 21 14,75 12 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe  bbDA   e C   cCb  a E cd e cb

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal  A EdAEA CcACeA A     ACDe  bE

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik ce e     Bb            d      

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 11 17

Türkçe 30 5 11 17

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 4 1 3 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 14 5 47

Tarih-1 10 6 1 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 3 0 75

Coğrafya-1 10 4 2 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 5 3

Matematik-1 30 1 5 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 3 5
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SALMAN 2211 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,115 210,230 7 15 85 96 6855

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
181,283 230,970 8 16 77 84 5107

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

SAY
103,500 232,090 4 7 60 72 6644

Puanı Hesaplanan: 7 60 72 6875

EA
141,577 194,380 7 13 64 74 6205

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 11 17 6,75 23 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 21 33 12,75 11 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe bDcBD  bC   D bDccdbecbdaeDCB 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal b deEcebdbaeADbEBDeAeeDaDbDbB 

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik  e                        b B 

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

HİKÂYE 4 3 1 75
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 17 37

Tarih-1 10 1 8 10

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 2 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 3 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 1 2 3

Matematik-1 30 1 2 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEGİT 2167 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,575 210,230 4 4 27 37 4670

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
273,162 230,970 5 5 23 26 1967

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
208,043 194,380 2 2 13 19 3207

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 10 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 9,93 6,70 8,89

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 3,20 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 4,70 3,96 2,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,65 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 12,80 10,22 11,26

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,88 0,33 7,24

Toplam: 120 30 16 26,00 22 23,60 17,21 32,70

TYT Türkçe B bDABc Bd DeCDCADcD  CcCBDAb 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal  Ae        Ab AaAE Da ACDBabDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik  d      B b      e            

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 2 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 6 40

Tarih-1 10 1 1 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 2 5
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN KILIÇ 2180 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,011 230,970 7 23 101 109 6327

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
84,775 194,380 8 25 112 124 8258

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 8 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 14 -1,50 -5 3,59 6,70 8,89

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,38 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 3,75 3,96 2,73

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,59 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,81 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 8 4 7,00 23 6,53 10,22 11,26

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,39 0,33 7,24

Toplam: 120 10 21 4,75 4 9,91 17,21 32,70

TYT Türkçe b  d  ebae    A c  b cbdD e aa

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal            dA  E  a ACDB bDEa 

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik be            c               

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 14 7

Türkçe 30 2 14 7

HİKÂYE 4 0 2 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 4 27

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 3 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL AÇAR 2209 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,287 210,230 6 21 100 111 7567

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
146,540 230,970 6 21 95 103 6039

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
105,245 194,380 6 21 103 114 7722

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 8 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 9 0,75 3 3,59 6,70 8,89

Tarih-1 10 0 7 -1,75 -18 0,38 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,75 3,96 2,73

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,59 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,81 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 10 14 6,50 22 6,53 10,22 11,26

Toplam: 120 13 23 7,25 6 9,91 17,21 32,70

TYT Türkçe e  B  c  a    b   cd a   AaC c

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal add  ccb bCdAaAEBbBdA   DbDEda

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 9 10

Türkçe 30 3 9 10

HİKÂYE 4 1 2 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 14 33

Tarih-1 10 0 7 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 3 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 5 2 0 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİI ÇEIİK 2192 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
92,962 210,230 7 24 109 120 7882

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SAY
105,245 232,090 1 5 57 69 6524

Puanı Hesaplanan: 7 60 72 6875

EA
87,325 194,380 7 24 110 122 8238

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 8 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 3,59 6,70 8,89

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,38 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 3,75 3,96 2,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,81 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 6,53 10,22 11,26

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 -0,39 0,33 7,24

Toplam: 120 11 51 -1,75 -1 9,91 17,21 32,70

TYT Türkçe eDbcdBcdedbedaedebcaAdbcaBcebe

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal cebEccddDacbbBAabcceaaACbaabad

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik                             aA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 26 13

Türkçe 30 4 26 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 4 0 4 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 6 24 20

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 2 8 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 0 5
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AKOĞUL 2218 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,967 210,230 1 11 66 77 6287

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
215,577 230,970 1 11 51 57 3928

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

SAY
104,618 232,090 2 6 58 70 6612

Puanı Hesaplanan: 7 60 72 6875

EA
147,282 194,380 2 11 60 70 5955

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 8 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 3,59 6,70 8,89

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,38 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 5 0 5,00 50 3,75 3,96 2,73

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,59 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,81 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 11 2 10,50 35 6,53 10,22 11,26

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 -0,39 0,33 7,24

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 3,40

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 4,62

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,00 1,00 5,28

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 1,00 1,00 13,30

Toplam: 120 22 15 18,25 15 9,91 17,21 32,70

TYT Türkçe  D  e e     DCdD   bCcaB bDeBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADCBD

TYT Sosyal C  Ab    A  ADAE  B AC    aE  

Cevap Anahtarı B CEEAEADCAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik            a  b B    d  d    d

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen                      D        

Cevap Anahtarı B ACECECDCDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 8 30

Türkçe 30 9 8 30

HİKÂYE 4 2 1 50
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 2 37

Tarih-1 10 3 1 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 5 2 0 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 1 5 3

Matematik-1 30 1 5 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 1 4 5
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 1 0 3

Fizik 10 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 3 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 3 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT KORKMAZ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,305 210,230 3 14 84 95 6810

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
172,516 230,970 5 20 85 92 5372

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
162,987 194,380 1 8 37 47 5223

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 8 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 3,59 6,70 8,89

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,38 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,75 3,96 2,73

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,59 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,81 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 6 19 1,25 4 6,53 10,22 11,26

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,39 0,33 7,24

Toplam: 120 17 27 10,25 9 9,91 17,21 32,70

TYT Türkçe BbADAB Ceebc   CAD  Ab   c  D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal bebbdcEAadcACeAabEcadbcac     

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik                             e 

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 7 37

Türkçe 30 11 7 37

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 0 75
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 6 19 20

Tarih-1 10 2 8 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 2 2 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 1 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN DEMİR 10 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,137 210,230 4 16 88 99 6920

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
204,814 230,970 2 12 56 62 4302

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
115,872 194,380 5 18 92 103 7388

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 8 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 14 2,50 8 3,59 6,70 8,89

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,38 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 3,75 3,96 2,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,59 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,81 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 6,53 10,22 11,26

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,39 0,33 7,24

Toplam: 120 21 20 16,00 13 9,91 17,21 32,70

TYT Türkçe BDeDe  deA c ac eD a c dbaD b 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal   C  c  e BA BA dEBDe ACDBaDDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik      a                        

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 14 20

Türkçe 30 6 14 20

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 2 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 0 0 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 15 5 50

Tarih-1 10 1 2 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 1 70

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AKTAŞ 2202 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,972 210,230 2 13 78 89 6603

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
201,282 230,970 3 14 64 70 4412

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
147,282 194,380 2 11 60 70 5955

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 8 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 3,59 6,70 8,89

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,38 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 3,75 3,96 2,73

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,59 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,81 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 9 3 8,25 28 6,53 10,22 11,26

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,39 0,33 7,24

Toplam: 120 17 8 15,00 13 9,91 17,21 32,70

TYT Türkçe B  c  a B   e  C D D E Ba   D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal   C   b   BAC A     B  C  abDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik      d                        

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 4 27

Türkçe 30 8 4 27

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 1 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 0 0 0
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 9 3 30

Tarih-1 10 1 1 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 0 40

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 1 0 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIG BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİCAN KARAKUŞ 2242 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,275 210,230 5 19 96 107 7252

Puanı Hesaplanan: 24 109 120 7910

SÖZ
175,400 230,970 4 18 82 89 5277

Puanı Hesaplanan: 24 111 119 6999

EA
132,517 194,380 4 17 78 89 6655

Puanı Hesaplanan: 25 114 126 8378

Katılımlar: 8 25 114 126 8378

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 3,59 6,70 8,89

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,38 2,38 3,65

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,75 3,96 2,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,59 1,91 2,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,81 1,97 2,66

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 6,53 10,22 11,26

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 -0,39 0,33 7,24

Toplam: 120 16 26 9,50 8 9,91 17,21 32,70

TYT Türkçe BebDAac Bca a aCADa  ECd    b 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCADBDAECBCBDADC

TYT Sosyal  A b      BA eAaAEaD      abad

Cevap Anahtarı A AACEEAEADCBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik  c e a d abd                  

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 4 1 2 25
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
HİKÂYE Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve b1 1 0 100
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 7 8 23

Tarih-1 10 1 1 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.4 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 2 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 0 7 0

Matematik-1 30 0 7 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 22 0 6 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
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