
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,60 10,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,65 37,85 33,17 206,320

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,57 54,00 11,09 138,900

KATILIMLAR

1 322 EDEBALİ ÇELİK 10C 15 13 11,75 8 2 7,50 2 7 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 7 11 4,25 0 1 -0,25 37 39 27,25 195,068 6219

2 380 BİLAL NADİR KALAY 10D 14 12 11,00 6 4 5,00 1 7 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 6 9 3,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 34 45 22,75 182,440 7157

3 223 ZİŞAN SALMAN 10A 12 18 7,50 3 7 1,25 5 5 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 8 11 5,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 3 5 1,75 38 61 22,75 179,483 7364

4 220 KARDELEN KILIÇ 10A 13 10 10,50 5 4 4,00 1 7 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 16 2,00 0 8 -2,00 2 7 0,25 2 8 0,00 37 61 21,75 174,493 7749

5 305 HAMZA AKSAY 10C 14 11 11,25 4 4 3,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 31 35 22,25 169,415 8155

6 297 SERKAN AKOĞUL 10A 14 14 10,50 3 6 1,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 32 44 21,00 167,498 8287

7 279 SEHER YILMAZ 10B 15 14 11,50 5 5 3,75 5 5 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 31 48 19,00 165,335 8443

8 319 TALHA AÇIKGÖZ 10C 15 15 11,25 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 30 39 20,25 164,603 8511

9 340 ADEM AKYÜZ 10A 9 16 5,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 28 26 21,50 156,460 9197

10 262 EDA AKKAYA 10B 9 16 5,00 7 2 6,50 3 6 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 7 -1,75 28 45 16,75 151,200 9636

11 0 MERYEM  ABDULRAHİM 10B 11 12 8,00 4 4 3,00 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 9 -1,25 31 56 17,00 149,713 9774

12 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 10 14 6,50 7 3 6,25 2 7 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 13 0,75 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 30 59 15,25 148,595 9879

13 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 9 18 4,50 4 6 2,50 3 7 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 2 8 0,00 29 52 16,00 145,490 10131

14 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 9 19 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 20 0,00 1 4 0,00 4 6 2,50 2 5 0,75 33 72 15,00 140,380 10508

15 214 KEVSER AKKOÇ 10A 9 15 5,25 5 4 4,00 2 8 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 7 0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 25 49 12,75 139,403 10580

16 338 ÜMİTCAN AKTÜRK 10C 9 14 5,50 5 5 3,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 17 30 9,50 131,815 11069

17 270 KEVSER SALMAN 10B 9 20 4,00 2 6 0,50 0 8 -2,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 5 1,75 23 54 9,50 130,545 11144

18 309 MEHMET DEMİR 10C 6 14 2,50 4 4 3,00 4 4 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 14 0,50 1 8 -1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 25 60 10,00 128,453 11276

19 209 SEMİHA KILIÇ 10A 8 15 4,25 2 7 0,25 2 6 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 6 1,50 18 38 8,50 126,803 11380

20 258 KEVSER BOZDAĞ 10B 8 9 5,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 19 47 7,25 125,835 11435

21 298 KIYIKOĞLU 10C 9 19 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 0 1 -0,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 18 46 6,50 124,348 11510

22 225 NİSA KILIÇ 10A 8 15 4,25 2 7 0,25 1 9 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 19 47 7,25 123,595 11541

23 238 NİSA SOYLU 10A 5 12 2,00 2 7 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 7 -1,75 17 45 5,75 122,800 11593

24 386 SEMİH TATLI 10D 7 12 4,00 2 5 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 7 0,25 16 43 5,25 121,735 11642

25 256 SUDE KARAKUŞ 10B 6 14 2,50 4 2 3,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 11 -0,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 18 44 7,00 118,325 11806

26 236 HASİBE NUR ÖZ 10A 7 14 3,50 1 7 -0,75 6 2 5,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 15 -2,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 21 56 7,00 114,710 11966

27 369 AKİFSARIKÖSE 10D 7 21 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 15 51 2,25 111,228 12085

28 278 BELİNAY SALMAN 10B 7 16 3,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 11 41 0,75 110,510 12099

29 277 EBRAR YILMAZ 10B 4 7 2,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 8 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 10 34 1,50 108,205 12166
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,60 10,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,65 37,85 33,17 206,320

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,57 54,00 11,09 138,900

KATILIMLAR

30 335 FERAMUZ ŞAH KALAY 10C 7 23 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 8 22 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 23 97 -1,25 107,713 12184

31 304 ABDULKADİRSAY 10C 4 10 1,50 2 4 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 11 38 1,50 105,978 12227

32 234 SENAN UR  ÖZ KAN 10A 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 14 -1,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 2 8 0,00 23 79 3,25 102,530 12292

33 371 BARIŞ AKSAY 10D 6 24 0,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 26 -2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 23 97 -1,25

34 337 MUSTAFA SOYLU 10C 3 27 -3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 20 100 -5,00
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,60 10,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,65 37,85 33,17 206,320

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,57 54,00 11,09 138,900

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 223 ZİŞAN SALMAN 10A 12 18 7,50 3 7 1,25 5 5 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 8 11 5,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 3 5 1,75 38 61 22,75 179,483 7364

2 220 KARDELEN KILIÇ 10A 13 10 10,50 5 4 4,00 1 7 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 16 2,00 0 8 -2,00 2 7 0,25 2 8 0,00 37 61 21,75 174,493 7749

3 297 SERKAN AKOĞUL 10A 14 14 10,50 3 6 1,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 32 44 21,00 167,498 8287

4 340 ADEM AKYÜZ 10A 9 16 5,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 28 26 21,50 156,460 9197

5 214 KEVSER AKKOÇ 10A 9 15 5,25 5 4 4,00 2 8 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 7 0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 25 49 12,75 139,403 10580

6 209 SEMİHA KILIÇ 10A 8 15 4,25 2 7 0,25 2 6 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 6 1,50 18 38 8,50 126,803 11380

7 225 NİSA KILIÇ 10A 8 15 4,25 2 7 0,25 1 9 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 19 47 7,25 123,595 11541

8 238 NİSA SOYLU 10A 5 12 2,00 2 7 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 7 -1,75 17 45 5,75 122,800 11593

9 236 HASİBE NUR ÖZ 10A 7 14 3,50 1 7 -0,75 6 2 5,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 15 -2,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 21 56 7,00 114,710 11966

10 234 SENAN UR  ÖZ KAN 10A 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 14 -1,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 2 8 0,00 23 79 3,25 102,530 12292
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,60 10,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,65 37,85 33,17 206,320

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,57 54,00 11,09 138,900

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 279 SEHER YILMAZ 10B 15 14 11,50 5 5 3,75 5 5 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 31 48 19,00 165,335 8443

2 262 EDA AKKAYA 10B 9 16 5,00 7 2 6,50 3 6 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 7 -1,75 28 45 16,75 151,200 9636

3 0 MERYEM  ABDULRAHİM 10B 11 12 8,00 4 4 3,00 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 9 -1,25 31 56 17,00 149,713 9774

4 270 KEVSER SALMAN 10B 9 20 4,00 2 6 0,50 0 8 -2,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 5 1,75 23 54 9,50 130,545 11144

5 258 KEVSER BOZDAĞ 10B 8 9 5,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 19 47 7,25 125,835 11435

6 256 SUDE KARAKUŞ 10B 6 14 2,50 4 2 3,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 11 -0,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 18 44 7,00 118,325 11806

7 278 BELİNAY SALMAN 10B 7 16 3,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 11 41 0,75 110,510 12099

8 277 EBRAR YILMAZ 10B 4 7 2,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 8 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 10 34 1,50 108,205 12166

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,60 10,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,65 37,85 33,17 206,320

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,57 54,00 11,09 138,900

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 322 EDEBALİ ÇELİK 10C 15 13 11,75 8 2 7,50 2 7 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 7 11 4,25 0 1 -0,25 37 39 27,25 195,068 6219

2 305 HAMZA AKSAY 10C 14 11 11,25 4 4 3,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 31 35 22,25 169,415 8155

3 319 TALHA AÇIKGÖZ 10C 15 15 11,25 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 30 39 20,25 164,603 8511

4 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 10 14 6,50 7 3 6,25 2 7 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 13 0,75 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 30 59 15,25 148,595 9879

5 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 9 19 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 20 0,00 1 4 0,00 4 6 2,50 2 5 0,75 33 72 15,00 140,380 10508

6 338 ÜMİTCAN AKTÜRK 10C 9 14 5,50 5 5 3,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 17 30 9,50 131,815 11069

7 309 MEHMET DEMİR 10C 6 14 2,50 4 4 3,00 4 4 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 14 0,50 1 8 -1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 25 60 10,00 128,453 11276

8 298 KIYIKOĞLU 10C 9 19 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 0 1 -0,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 18 46 6,50 124,348 11510

9 335 FERAMUZ ŞAH KALAY 10C 7 23 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 8 22 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 23 97 -1,25 107,713 12184

10 304 ABDULKADİRSAY 10C 4 10 1,50 2 4 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 11 38 1,50 105,978 12227

11 337 MUSTAFA SOYLU 10C 3 27 -3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 20 100 -5,00
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,60 10,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,65 37,85 33,17 206,320

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,57 54,00 11,09 138,900

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 380 BİLAL NADİR KALAY 10D 14 12 11,00 6 4 5,00 1 7 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 6 9 3,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 34 45 22,75 182,440 7157

2 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 9 18 4,50 4 6 2,50 3 7 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 2 8 0,00 29 52 16,00 145,490 10131

3 386 SEMİH TATLI 10D 7 12 4,00 2 5 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 7 0,25 16 43 5,25 121,735 11642

4 369 AKİFSARIKÖSE 10D 7 21 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 15 51 2,25 111,228 12085

5 371 BARIŞ AKSAY 10D 6 24 0,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 26 -2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 23 97 -1,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,6010,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,6537,85 33,17 206,3

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,5754,00 11,09 138,9

KATILIMLAR

1 322 EDEBALİ ÇELİK 10C 15 13 11,75 8 2 7,50 2 7 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 7 11 4,25 0 1 -0,25 37 39 27,25 195,1 6219

2 380 BİLAL NADİR KALAY 10D 14 12 11,00 6 4 5,00 1 7 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 6 9 3,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 34 45 22,75 182,4 7157

3 223 ZİŞAN SALMAN 10A 12 18 7,50 3 7 1,25 5 5 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 8 11 5,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 3 5 1,75 38 61 22,75 179,5 7364

4 220 KARDELEN KILIÇ 10A 13 10 10,50 5 4 4,00 1 7 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 16 2,00 0 8 -2,00 2 7 0,25 2 8 0,00 37 61 21,75 174,5 7749

5 305 HAMZA AKSAY 10C 14 11 11,25 4 4 3,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 31 35 22,25 169,4 8155

6 297 SERKAN AKOĞUL 10A 14 14 10,50 3 6 1,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 32 44 21,00 167,5 8287

7 279 SEHER YILMAZ 10B 15 14 11,50 5 5 3,75 5 5 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 31 48 19,00 165,3 8443

8 319 TALHA AÇIKGÖZ 10C 15 15 11,25 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 30 39 20,25 164,6 8511

9 340 ADEM AKYÜZ 10A 9 16 5,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 28 26 21,50 156,5 9197

10 262 EDA AKKAYA 10B 9 16 5,00 7 2 6,50 3 6 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 7 -1,75 28 45 16,75 151,2 9636

11 0 MERYEM  ABDULRAHİM 10B 11 12 8,00 4 4 3,00 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 9 -1,25 31 56 17,00 149,7 9774

12 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 10 14 6,50 7 3 6,25 2 7 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 13 0,75 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 30 59 15,25 148,6 9879

13 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 9 18 4,50 4 6 2,50 3 7 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 2 8 0,00 29 52 16,00 145,5 10131

14 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 9 19 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 20 0,00 1 4 0,00 4 6 2,50 2 5 0,75 33 72 15,00 140,4 10508

15 214 KEVSER AKKOÇ 10A 9 15 5,25 5 4 4,00 2 8 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 7 0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 25 49 12,75 139,4 10580

16 338 ÜMİTCAN AKTÜRK 10C 9 14 5,50 5 5 3,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 17 30 9,50 131,8 11069

17 270 KEVSER SALMAN 10B 9 20 4,00 2 6 0,50 0 8 -2,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 5 1,75 23 54 9,50 130,5 11144

18 309 MEHMET DEMİR 10C 6 14 2,50 4 4 3,00 4 4 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 14 0,50 1 8 -1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 25 60 10,00 128,5 11276

19 209 SEMİHA KILIÇ 10A 8 15 4,25 2 7 0,25 2 6 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 6 1,50 18 38 8,50 126,8 11380

20 258 KEVSER BOZDAĞ 10B 8 9 5,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 19 47 7,25 125,8 11435

21 298 KIYIKOĞLU 10C 9 19 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 0 1 -0,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 18 46 6,50 124,3 11510

22 225 NİSA KILIÇ 10A 8 15 4,25 2 7 0,25 1 9 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 19 47 7,25 123,6 11541

23 238 NİSA SOYLU 10A 5 12 2,00 2 7 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 7 -1,75 17 45 5,75 122,8 11593

24 386 SEMİH TATLI 10D 7 12 4,00 2 5 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 7 0,25 16 43 5,25 121,7 11642

25 256 SUDE KARAKUŞ 10B 6 14 2,50 4 2 3,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 11 -0,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 18 44 7,00 118,3 11806

26 236 HASİBE NUR ÖZ 10A 7 14 3,50 1 7 -0,75 6 2 5,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 15 -2,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 21 56 7,00 114,7 11966

27 369 AKİFSARIKÖSE 10D 7 21 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 15 51 2,25 111,2 12085

28 278 BELİNAY SALMAN 10B 7 16 3,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 11 41 0,75 110,5 12099

29 277 EBRAR YILMAZ 10B 4 7 2,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 8 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 10 34 1,50 108,2 12166
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,6010,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,6537,85 33,17 206,3

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,5754,00 11,09 138,9

KATILIMLAR

30 335 FERAMUZ ŞAH KALAY 10C 7 23 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 8 22 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 23 97 -1,25 107,7 12184

31 304 ABDULKADİRSAY 10C 4 10 1,50 2 4 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 11 38 1,50 106,0 12227

32 234 SENAN UR  ÖZ KAN 10A 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 14 -1,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 2 8 0,00 23 79 3,25 102,5 12292

33 371 BARIŞ AKSAY 10D 6 24 0,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 26 -2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 23 97 -1,25

34 337 MUSTAFA SOYLU 10C 3 27 -3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 20 100 -5,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
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10A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,6010,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,6537,85 33,17 206,3

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,5754,00 11,09 138,9

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 223 ZİŞAN SALMAN 10A 12 18 7,50 3 7 1,25 5 5 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 8 11 5,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 3 5 1,75 38 61 22,75 179,5 7364

2 220 KARDELEN KILIÇ 10A 13 10 10,50 5 4 4,00 1 7 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 6 16 2,00 0 8 -2,00 2 7 0,25 2 8 0,00 37 61 21,75 174,5 7749

3 297 SERKAN AKOĞUL 10A 14 14 10,50 3 6 1,50 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 11 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 32 44 21,00 167,5 8287

4 340 ADEM AKYÜZ 10A 9 16 5,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 28 26 21,50 156,5 9197

5 214 KEVSER AKKOÇ 10A 9 15 5,25 5 4 4,00 2 8 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 7 0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 25 49 12,75 139,4 10580

6 209 SEMİHA KILIÇ 10A 8 15 4,25 2 7 0,25 2 6 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 6 1,50 18 38 8,50 126,8 11380

7 225 NİSA KILIÇ 10A 8 15 4,25 2 7 0,25 1 9 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 19 47 7,25 123,6 11541

8 238 NİSA SOYLU 10A 5 12 2,00 2 7 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 7 -1,75 17 45 5,75 122,8 11593

9 236 HASİBE NUR ÖZ 10A 7 14 3,50 1 7 -0,75 6 2 5,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 15 -2,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 21 56 7,00 114,7 11966

10 234 SENAN UR  ÖZ KAN 10A 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 14 -1,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 2 8 0,00 23 79 3,25 102,5 12292

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,6010,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,6537,85 33,17 206,3

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,5754,00 11,09 138,9

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 279 SEHER YILMAZ 10B 15 14 11,50 5 5 3,75 5 5 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 31 48 19,00 165,3 8443

2 262 EDA AKKAYA 10B 9 16 5,00 7 2 6,50 3 6 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 7 -1,75 28 45 16,75 151,2 9636

3 0 MERYEM  ABDULRAHİM 10B 11 12 8,00 4 4 3,00 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 9 -1,25 31 56 17,00 149,7 9774

4 270 KEVSER SALMAN 10B 9 20 4,00 2 6 0,50 0 8 -2,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 5 1,75 23 54 9,50 130,5 11144

5 258 KEVSER BOZDAĞ 10B 8 9 5,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 19 47 7,25 125,8 11435

6 256 SUDE KARAKUŞ 10B 6 14 2,50 4 2 3,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 11 -0,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 18 44 7,00 118,3 11806

7 278 BELİNAY SALMAN 10B 7 16 3,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 11 41 0,75 110,5 12099

8 277 EBRAR YILMAZ 10B 4 7 2,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 8 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 10 34 1,50 108,2 12166

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,6010,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,6537,85 33,17 206,3

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,5754,00 11,09 138,9

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 322 EDEBALİ ÇELİK 10C 15 13 11,75 8 2 7,50 2 7 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 7 11 4,25 0 1 -0,25 37 39 27,25 195,1 6219

2 305 HAMZA AKSAY 10C 14 11 11,25 4 4 3,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 31 35 22,25 169,4 8155

3 319 TALHA AÇIKGÖZ 10C 15 15 11,25 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 30 39 20,25 164,6 8511

4 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 10 14 6,50 7 3 6,25 2 7 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 13 0,75 0 6 -1,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 30 59 15,25 148,6 9879

5 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 9 19 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 20 0,00 1 4 0,00 4 6 2,50 2 5 0,75 33 72 15,00 140,4 10508

6 338 ÜMİTCAN AKTÜRK 10C 9 14 5,50 5 5 3,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 17 30 9,50 131,8 11069

7 309 MEHMET DEMİR 10C 6 14 2,50 4 4 3,00 4 4 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 14 0,50 1 8 -1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 25 60 10,00 128,5 11276

8 298 KIYIKOĞLU 10C 9 19 4,25 3 7 1,25 3 7 1,25 0 1 -0,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 18 46 6,50 124,3 11510

9 335 FERAMUZ ŞAH KALAY 10C 7 23 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 8 22 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 23 97 -1,25 107,7 12184

10 304 ABDULKADİRSAY 10C 4 10 1,50 2 4 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 11 38 1,50 106,0 12227

11 337 MUSTAFA SOYLU 10C 3 27 -3,75 3 7 1,25 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 20 100 -5,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10D SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,6010,91 8,87 5,37 2,93 4,64 3,26 3,62 2,35 3,21 1,23 2,90 2,35 1,53 1,97 7,77 7,59 5,87 3,43 3,53 2,54 2,43 2,36 1,84 3,23 4,15 2,19 42,6537,85 33,17 206,3

Okul Ortalaması 8,94 15,50 5,07 3,38 5,09 2,11 2,47 5,71 1,04 2,00 1,97 1,51 1,88 1,97 1,39 3,00 10,35 0,41 0,97 5,00 -0,28 0,84 3,22 0,04 1,09 5,19 -0,20 24,5754,00 11,09 138,9

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 380 BİLAL NADİR KALAY 10D 14 12 11,00 6 4 5,00 1 7 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 6 9 3,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 34 45 22,75 182,4 7157

2 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 9 18 4,50 4 6 2,50 3 7 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 2 8 0,00 29 52 16,00 145,5 10131

3 386 SEMİH TATLI 10D 7 12 4,00 2 5 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 7 0,25 16 43 5,25 121,7 11642

4 369 AKİFSARIKÖSE 10D 7 21 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 15 51 2,25 111,2 12085

5 371 BARIŞ AKSAY 10D 6 24 0,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 26 -2,50 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 23 97 -1,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                4 / 4



OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

KATILIMLAR

1 322 EDEBALİ ÇELİK 10C 0 0 0,00 195,1 6219

2 380 BİLAL NADİR KALAY 10D 0 0 0,00 182,4 7157

3 223 ZİŞAN SALMAN 10A 0 0 0,00 179,5 7364

4 220 KARDELEN KILIÇ 10A 0 0 0,00 174,5 7749

5 305 HAMZA AKSAY 10C 0 0 0,00 169,4 8155

6 297 SERKAN AKOĞUL 10A 0 0 0,00 167,5 8287

7 279 SEHER YILMAZ 10B 0 0 0,00 165,3 8443

8 319 TALHA AÇIKGÖZ 10C 0 0 0,00 164,6 8511

9 340 ADEM AKYÜZ 10A 0 0 0,00 156,5 9197

10 262 EDA AKKAYA 10B 0 0 0,00 151,2 9636

11 0 MERYEM  ABDULRAHİM 10B 0 0 0,00 149,7 9774

12 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 0 0 0,00 148,6 9879

13 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 0 0 0,00 145,5 10131

14 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 0 0 0,00 140,4 10508

15 214 KEVSER AKKOÇ 10A 0 0 0,00 139,4 10580

16 338 ÜMİTCAN AKTÜRK 10C 0 0 0,00 131,8 11069

17 270 KEVSER SALMAN 10B 0 0 0,00 130,5 11144

18 309 MEHMET DEMİR 10C 0 0 0,00 128,5 11276

19 209 SEMİHA KILIÇ 10A 0 0 0,00 126,8 11380

20 258 KEVSER BOZDAĞ 10B 0 0 0,00 125,8 11435

21 298 KIYIKOĞLU 10C 0 0 0,00 124,3 11510

22 225 NİSA KILIÇ 10A 0 0 0,00 123,6 11541

23 238 NİSA SOYLU 10A 0 0 0,00 122,8 11593

24 386 SEMİH TATLI 10D 0 0 0,00 121,7 11642

25 256 SUDE KARAKUŞ 10B 0 0 0,00 118,3 11806

26 236 HASİBE NUR ÖZ 10A 0 0 0,00 114,7 11966

27 369 AKİFSARIKÖSE 10D 0 0 0,00 111,2 12085

28 278 BELİNAY SALMAN 10B 0 0 0,00 110,5 12099

29 277 EBRAR YILMAZ 10B 0 0 0,00 108,2 12166

                                                1 / 2



OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

KATILIMLAR

30 335 FERAMUZ ŞAH KALAY 10C 0 0 0,00 107,7 12184

31 304 ABDULKADİRSAY 10C 0 0 0,00 106,0 12227

32 234 SENAN UR  ÖZ KAN 10A 0 0 0,00 102,5 12292

33 371 BARIŞ AKSAY 10D 0 0 0,00

34 337 MUSTAFA SOYLU 10C 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

10A 10B 10C 10D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10A 10B 10C 10D



10A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 223 ZİŞAN SALMAN 10A 0 0 0,00 179,5 7364

2 220 KARDELEN KILIÇ 10A 0 0 0,00 174,5 7749

3 297 SERKAN AKOĞUL 10A 0 0 0,00 167,5 8287

4 340 ADEM AKYÜZ 10A 0 0 0,00 156,5 9197

5 214 KEVSER AKKOÇ 10A 0 0 0,00 139,4 10580

6 209 SEMİHA KILIÇ 10A 0 0 0,00 126,8 11380

7 225 NİSA KILIÇ 10A 0 0 0,00 123,6 11541

8 238 NİSA SOYLU 10A 0 0 0,00 122,8 11593

9 236 HASİBE NUR ÖZ 10A 0 0 0,00 114,7 11966

10 234 SENAN UR  ÖZ KAN 10A 0 0 0,00 102,5 12292

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 279 SEHER YILMAZ 10B 0 0 0,00 165,3 8443

2 262 EDA AKKAYA 10B 0 0 0,00 151,2 9636

3 0 MERYEM  ABDULRAHİM 10B 0 0 0,00 149,7 9774

4 270 KEVSER SALMAN 10B 0 0 0,00 130,5 11144

5 258 KEVSER BOZDAĞ 10B 0 0 0,00 125,8 11435

6 256 SUDE KARAKUŞ 10B 0 0 0,00 118,3 11806

7 278 BELİNAY SALMAN 10B 0 0 0,00 110,5 12099

8 277 EBRAR YILMAZ 10B 0 0 0,00 108,2 12166

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 322 EDEBALİ ÇELİK 10C 0 0 0,00 195,1 6219

2 305 HAMZA AKSAY 10C 0 0 0,00 169,4 8155

3 319 TALHA AÇIKGÖZ 10C 0 0 0,00 164,6 8511

4 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 0 0 0,00 148,6 9879

5 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 0 0 0,00 140,4 10508

6 338 ÜMİTCAN AKTÜRK 10C 0 0 0,00 131,8 11069

7 309 MEHMET DEMİR 10C 0 0 0,00 128,5 11276

8 298 KIYIKOĞLU 10C 0 0 0,00 124,3 11510

9 335 FERAMUZ ŞAH KALAY 10C 0 0 0,00 107,7 12184

10 304 ABDULKADİRSAY 10C 0 0 0,00 106,0 12227

11 337 MUSTAFA SOYLU 10C 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10D SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 380 BİLAL NADİR KALAY 10D 0 0 0,00 182,4 7157

2 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 0 0 0,00 145,5 10131

3 386 SEMİH TATLI 10D 0 0 0,00 121,7 11642

4 369 AKİFSARIKÖSE 10D 0 0 0,00 111,2 12085

5 371 BARIŞ AKSAY 10D 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                4 / 4



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

KATILIMLAR

1 322 EDEBALİ ÇELİK 10C 0 0 0,00 195,1 6219

2 380 BİLAL NADİR KALAY 10D 0 0 0,00 182,4 7157

3 223 ZİŞAN SALMAN 10A 0 0 0,00 179,5 7364

4 220 KARDELEN KILIÇ 10A 0 0 0,00 174,5 7749

5 305 HAMZA AKSAY 10C 0 0 0,00 169,4 8155

6 297 SERKAN AKOĞUL 10A 0 0 0,00 167,5 8287

7 279 SEHER YILMAZ 10B 0 0 0,00 165,3 8443

8 319 TALHA AÇIKGÖZ 10C 0 0 0,00 164,6 8511

9 340 ADEM AKYÜZ 10A 0 0 0,00 156,5 9197

10 262 EDA AKKAYA 10B 0 0 0,00 151,2 9636

11 0 MERYEM  ABDULRAHİM 10B 0 0 0,00 149,7 9774

12 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 0 0 0,00 148,6 9879

13 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 0 0 0,00 145,5 10131

14 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 0 0 0,00 140,4 10508

15 214 KEVSER AKKOÇ 10A 0 0 0,00 139,4 10580

16 338 ÜMİTCAN AKTÜRK 10C 0 0 0,00 131,8 11069

17 270 KEVSER SALMAN 10B 0 0 0,00 130,5 11144

18 309 MEHMET DEMİR 10C 0 0 0,00 128,5 11276

19 209 SEMİHA KILIÇ 10A 0 0 0,00 126,8 11380

20 258 KEVSER BOZDAĞ 10B 0 0 0,00 125,8 11435

21 298 KIYIKOĞLU 10C 0 0 0,00 124,3 11510

22 225 NİSA KILIÇ 10A 0 0 0,00 123,6 11541

23 238 NİSA SOYLU 10A 0 0 0,00 122,8 11593

24 386 SEMİH TATLI 10D 0 0 0,00 121,7 11642

25 256 SUDE KARAKUŞ 10B 0 0 0,00 118,3 11806

26 236 HASİBE NUR ÖZ 10A 0 0 0,00 114,7 11966

27 369 AKİFSARIKÖSE 10D 0 0 0,00 111,2 12085

28 278 BELİNAY SALMAN 10B 0 0 0,00 110,5 12099

29 277 EBRAR YILMAZ 10B 0 0 0,00 108,2 12166

                                                1 / 2



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

KATILIMLAR

30 335 FERAMUZ ŞAH KALAY 10C 0 0 0,00 107,7 12184

31 304 ABDULKADİRSAY 10C 0 0 0,00 106,0 12227

32 234 SENAN UR  ÖZ KAN 10A 0 0 0,00 102,5 12292

33 371 BARIŞ AKSAY 10D 0 0 0,00

34 337 MUSTAFA SOYLU 10C 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

10A 10B 10C 10D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10A 10B 10C 10D



10A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 223 ZİŞAN SALMAN 10A 0 0 0,00 179,5 7364

2 220 KARDELEN KILIÇ 10A 0 0 0,00 174,5 7749

3 297 SERKAN AKOĞUL 10A 0 0 0,00 167,5 8287

4 340 ADEM AKYÜZ 10A 0 0 0,00 156,5 9197

5 214 KEVSER AKKOÇ 10A 0 0 0,00 139,4 10580

6 209 SEMİHA KILIÇ 10A 0 0 0,00 126,8 11380

7 225 NİSA KILIÇ 10A 0 0 0,00 123,6 11541

8 238 NİSA SOYLU 10A 0 0 0,00 122,8 11593

9 236 HASİBE NUR ÖZ 10A 0 0 0,00 114,7 11966

10 234 SENAN UR  ÖZ KAN 10A 0 0 0,00 102,5 12292

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 279 SEHER YILMAZ 10B 0 0 0,00 165,3 8443

2 262 EDA AKKAYA 10B 0 0 0,00 151,2 9636

3 0 MERYEM  ABDULRAHİM 10B 0 0 0,00 149,7 9774

4 270 KEVSER SALMAN 10B 0 0 0,00 130,5 11144

5 258 KEVSER BOZDAĞ 10B 0 0 0,00 125,8 11435

6 256 SUDE KARAKUŞ 10B 0 0 0,00 118,3 11806

7 278 BELİNAY SALMAN 10B 0 0 0,00 110,5 12099

8 277 EBRAR YILMAZ 10B 0 0 0,00 108,2 12166

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 322 EDEBALİ ÇELİK 10C 0 0 0,00 195,1 6219

2 305 HAMZA AKSAY 10C 0 0 0,00 169,4 8155

3 319 TALHA AÇIKGÖZ 10C 0 0 0,00 164,6 8511

4 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 0 0 0,00 148,6 9879

5 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 0 0 0,00 140,4 10508

6 338 ÜMİTCAN AKTÜRK 10C 0 0 0,00 131,8 11069

7 309 MEHMET DEMİR 10C 0 0 0,00 128,5 11276

8 298 KIYIKOĞLU 10C 0 0 0,00 124,3 11510

9 335 FERAMUZ ŞAH KALAY 10C 0 0 0,00 107,7 12184

10 304 ABDULKADİRSAY 10C 0 0 0,00 106,0 12227

11 337 MUSTAFA SOYLU 10C 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10D SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2 34 135 142 12896

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 206,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 138,9

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 380 BİLAL NADİR KALAY 10D 0 0 0,00 182,4 7157

2 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 0 0 0,00 145,5 10131

3 386 SEMİH TATLI 10D 0 0 0,00 121,7 11642

4 369 AKİFSARIKÖSE 10D 0 0 0,00 111,2 12085

5 371 BARIŞ AKSAY 10D 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM AKYÜZ 340 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,460 206,320 4 9 57 64 9197

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 7,88 6,05 11,85

Toplam: 120 28 26 21,50 18 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe aeCc bbeEd A bbBb dadCAbeDCcC 

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal ACBadBDECadDbeBEBCdDDeEdb EBEA

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33
ŞİİR 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
HİKÂYE 5 3 2 60
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASİBE NUR ÖZ 236 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,710 206,320 9 26 116 123 11966

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 14 3,50 12 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 7,88 6,05 11,85

Matematik-1 30 1 15 -2,75 -9 0,66 0,41 5,87

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,56 -0,28 2,54

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,11 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 -0,14 -0,20 2,19

TYT Fen 30 2 15 -1,75 -6 -0,58 -0,45 6,58

Toplam: 120 21 56 7,00 6 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe CeaD eEBCAebdee cd  e     aBac

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal e aaeEba bEABEcCaD   bbD aEA E

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik bacbaa  c  b  cD  cb  e db   c

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen b  Deddd  b B   bda c edce  b 

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 14 23

Türkçe 30 7 14 23

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 1 33
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 0 3 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 12 37

Tarih-1 10 1 7 10

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 4 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 15 3

Matematik-1 30 1 15 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 5 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 3 0

TYT Fen 30 2 15 7

Fizik 10 1 5 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1 1 25
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Biyoloji 10 0 6 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN KILIÇ 220 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,493 206,320 2 4 31 37 7749

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 7,88 6,05 11,85

Matematik-1 30 6 16 2,00 7 0,66 0,41 5,87

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 -0,56 -0,28 2,54

Kimya 10 2 7 0,25 3 0,11 0,04 1,84

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 -0,14 -0,20 2,19

TYT Fen 30 4 23 -1,75 -6 -0,58 -0,45 6,58

Toplam: 120 37 61 21,75 18 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe EeCA D D  bACcdeA cC CcE eacCB

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal  bBadBDEdDa cbecBd eDBEEb EBEA

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik  dEabc aeBb C cD cbdEa acaEe  

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen bdadda a ddDcb dBaeceaAddebbbD

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67
ŞİİR 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE 5 3 2 60
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 12 47

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 7 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 6 16 20

Matematik-1 30 6 16 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 3 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 4 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 5 14

TYT Fen 30 4 23 13

Fizik 10 0 8 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1 2 25
Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 1 5 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER AKKOÇ 214 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,403 206,320 5 15 81 88 10580

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 15 5,25 18 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 7,88 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,66 0,41 5,87

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,56 -0,28 2,54

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,11 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 -0,14 -0,20 2,19

TYT Fen 30 1 13 -2,25 -8 -0,58 -0,45 6,58

Toplam: 120 25 49 12,75 11 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe aeCb DdbEB ACdE becd Ceb Daae 

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal edaBEBDE aeacbBddaEeDBEcb EBE 

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik  dEa c      C    c     c  cc  

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen  aaE a e    c db  e b  ae eb  

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 15 30

Türkçe 30 9 15 30

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33
ŞİİR 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE 5 2 3 40
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 14 43

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

TYT Fen 30 1 13 3

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 0 5 0

Mayozu açıklar. 6 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KILIÇ 225 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,595 206,320 7 22 109 116 11541

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 15 4,25 14 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 8 21 2,75 9 7,88 6,05 11,85

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,66 0,41 5,87

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,56 -0,28 2,54

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,11 0,04 1,84

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 -0,14 -0,20 2,19

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 -0,58 -0,45 6,58

Toplam: 120 19 47 7,25 6 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe E CbeDca c Add  ccc  CcbecCbCB

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal baacda EdDeebbccabEeDBbEAbbdEb

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik   Eabeaa                      

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen eabb           E  b    aB     

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 15 27

Türkçe 30 8 15 27

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 2 3 40
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 21 27

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 1 5 3

Matematik-1 30 1 5 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 4 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

TYT Fen 30 2 6 7

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Biyoloji 10 1 1 10

Mayozu açıklar. 6 1 0 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SOYLU 238 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,800 206,320 8 23 110 117 11593

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 12 2,00 7 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 8 15 4,25 14 7,88 6,05 11,85

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 0,66 0,41 5,87

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,56 -0,28 2,54

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 7 -1,75 -18 -0,14 -0,20 2,19

TYT Fen 30 0 10 -2,50 -8 -0,58 -0,45 6,58

Toplam: 120 17 45 5,75 5 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe CecDEbEa Ad  e  ce  e    d  ae

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal aBdceE acbEb d  ED acEbD cd eE

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik Ea caa B   Ca  D e  e        b

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen a       bd            d bbdeea

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 12 17

Türkçe 30 5 12 17

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 15 27

Tarih-1 10 2 7 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 4 13
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

TYT Fen 30 0 10 0

Fizik 10 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 7 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA KILIÇ 209 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,803 206,320 6 19 102 109 11380

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 15 4,25 14 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 7 17 2,75 9 7,88 6,05 11,85

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,56 -0,28 2,54

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 1,84

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 -0,14 -0,20 2,19

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 -0,58 -0,45 6,58

Toplam: 120 18 38 8,50 7 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe Ee  aD DbaaAdEcBceae CeEea a  

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal eba dBeEeaCbbb  BdaeDc  c EeaA

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Fen                     edAde DbAe

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 15 27

Türkçe 30 8 15 27

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 2 2 40
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 17 23

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0

TYT Fen 30 3 6 10

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mayozu açıklar. 6 2 3 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENAN UR  ÖZ KAN 234 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,530 206,320 10 32 128 135 12292

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 9 21 3,75 13 7,88 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 14 -1,50 -5 0,66 0,41 5,87

Fizik 10 3 7 1,25 13 -0,56 -0,28 2,54

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,11 0,04 1,84

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 -0,14 -0,20 2,19

TYT Fen 30 6 20 1,00 3 -0,58 -0,45 6,58

Toplam: 120 23 79 3,25 3 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe abCecaEbdadedEEcdccdeeecdcacCB

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal AacecBedeaCbadcdBedecBEcAbEdbA

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik     d    a      cDdAcbebdcacba

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen AcbabDeddC Db   adbdDBccedcbde

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 2 3 40
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 21 30

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 2 14 7

Matematik-1 30 2 14 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 3 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 6 14

TYT Fen 30 6 20 20

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1 1 25
Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 2 4 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN AKOĞUL 297 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,498 206,320 3 6 41 48 8287

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 14 15 10,25 34 7,88 6,05 11,85

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 0,66 0,41 5,87

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,56 -0,28 2,54

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,11 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 -0,14 -0,20 2,19

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 -0,58 -0,45 6,58

Toplam: 120 32 44 21,00 18 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe CbBDEbadCACEdedeEC CAb eCcaaEe

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal dBdBeEea baABEdeEedcEEbDBBEcaE

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik  d  aae    eaa D dEc   cEb    

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen b              C     a    b e 

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 14 47

Türkçe 30 14 14 47

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67
ŞİİR 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE 5 2 3 40
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 15 47

Tarih-1 10 3 6 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 11 10

Matematik-1 30 3 11 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 4 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

TYT Fen 30 1 4 3

Fizik 10 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1 0 25
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Mayozu açıklar. 6 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZİŞAN SALMAN 223 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,483 206,320 1 3 28 34 7364

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 10 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 18 7,50 25 5,28 5,07 8,87

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,70 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,75 1,04 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 7,88 6,05 11,85

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 0,66 0,41 5,87

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 -0,56 -0,28 2,54

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,11 0,04 1,84

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 -0,14 -0,20 2,19

TYT Fen 30 4 16 0,00 0 -0,58 -0,45 6,58

Toplam: 120 38 61 22,75 19 13,15 11,07 32,27

TYT Türkçe CcdDdbEaCAdEdccecCaCAcADacCebe

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal aBEdDadadabAaEBacDCbEEbDBBEcda

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik Ea cDBeBdD CdbccCA     acb    

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen adbeeede   e     aBbAEe Dbcea 

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 18 40

Türkçe 30 12 18 40

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 4 1 80
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 16 47

Tarih-1 10 3 7 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 11 27

Matematik-1 30 8 11 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 3 2 38
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 3 1 60
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

TYT Fen 30 4 16 13

Fizik 10 0 8 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1 1 25
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mayozu açıklar. 6 1 3 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY SALMAN 278 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,510 206,320 7 28 119 126 12099

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 8 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 5,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 2,34 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 0 5 -1,25 -13 1,03 1,04 2,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,97 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,97 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 1 7 -0,75 -3 5,31 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,09 0,41 5,87

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 -0,75 -0,28 2,54

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,34 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 7 -1,75 -18 -0,41 -0,20 2,19

TYT Fen 30 1 13 -2,25 -8 -0,81 -0,45 6,58

Toplam: 120 11 41 0,75 1 9,84 11,07 32,27

TYT Türkçe beb  D bEdCAdddcecdC CA  cadb 

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal  a   d    eb bcb    D         

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik   d   Dac     e   C       b   

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen eaad adC            eacc  b dc

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 16 23

Türkçe 30 7 16 23

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 1 4 20
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 7 3

Tarih-1 10 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 5 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 0 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 2 13
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

TYT Fen 30 1 13 3

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 7 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR YILMAZ 277 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
108,205 206,320 8 29 120 127 12166

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 8 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 7 2,25 8 5,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,34 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 1,03 1,04 2,35

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,97 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,97 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 3 10 0,50 2 5,31 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 0,09 0,41 5,87

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,75 -0,28 2,54

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,34 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,41 -0,20 2,19

TYT Fen 30 1 9 -1,25 -4 -0,81 -0,45 6,58

Toplam: 120 10 34 1,50 1 9,84 11,07 32,27

TYT Türkçe ae  BDbD   Ad      a  b    d  

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal dbaBaB d           e    b aBad

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik Ebdab  c        E    c     c b

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen bc da B  d aaed               

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 7 13

Türkçe 30 4 7 13

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 3 10 10

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 2 8 7

Matematik-1 30 2 8 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 3 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

TYT Fen 30 1 9 3

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 2 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 6 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKKAYA 262 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,200 206,320 2 10 64 71 9636

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 8 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 5,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,34 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 1,03 1,04 2,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,97 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,97 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 5,31 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,09 0,41 5,87

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 -0,75 -0,28 2,54

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,34 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 7 -1,75 -18 -0,41 -0,20 2,19

TYT Fen 30 1 16 -3,00 -10 -0,81 -0,45 6,58

Toplam: 120 28 45 16,75 14 9,84 11,07 32,27

TYT Türkçe aeBD b  bAdddcAede CAEccadCBa 

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal BBEBDE DcbEAecBaded acbDBBEA E

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik     DabB                      

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen adda    bd    Baba    d bbdeea

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 3 2 60
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 11 53

Tarih-1 10 7 2 70

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 1 13
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

TYT Fen 30 1 16 3

Fizik 10 0 6 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Biyoloji 10 0 7 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BOZDAĞ 258 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,835 206,320 5 20 103 110 11435

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 8 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 9 5,75 19 5,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,34 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 0 7 -1,75 -18 1,03 1,04 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,97 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,97 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 4 13 0,75 3 5,31 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 0,09 0,41 5,87

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,75 -0,28 2,54

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,34 0,04 1,84

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 -0,41 -0,20 2,19

TYT Fen 30 5 15 1,25 4 -0,81 -0,45 6,58

Toplam: 120 19 47 7,25 6 9,84 11,07 32,27

TYT Türkçe EeC  DEcEe Add    c  eea D E  

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal Ab B    daeabe  a baa  EA  ca 

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik db adabBbB  b  b a            

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen  dCd bda  Bca  dBCe De cc bbc 

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 9 27

Türkçe 30 8 9 27

Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67
ŞİİR 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 1 2 20
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 4 13 13

Tarih-1 10 2 3 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 7 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 1 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 2 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 3 13
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

TYT Fen 30 5 15 17

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 2 1 50
Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 1 3 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER SALMAN 270 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,545 206,320 4 17 96 103 11144

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 8 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 20 4,00 13 5,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 2,34 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 0 8 -2,00 -20 1,03 1,04 2,35

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,97 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,97 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 7 16 3,00 10 5,31 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,09 0,41 5,87

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 -0,75 -0,28 2,54

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,34 0,04 1,84

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 -0,41 -0,20 2,19

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 -0,81 -0,45 6,58

Toplam: 120 23 54 9,50 8 9,84 11,07 32,27

TYT Türkçe aeBDdcdedAddaBdacC eAbdeCdCBae

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal aBbebE b bccaccdd  e EADBca  E

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik   c DabB           e     b    

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen a e   e ba dBb Cb   cE dabADe 

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 20 30

Türkçe 30 9 20 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 3 0
ŞİİR 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 1 4 20
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 16 23

Tarih-1 10 2 6 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 8 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 2 13
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

TYT Fen 30 5 13 17

Fizik 10 0 5 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 2 0 50
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mayozu açıklar. 6 1 3 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM  ABDULRAHİM 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,713 206,320 3 11 66 73 9774

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 8 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 5,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,34 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 1,03 1,04 2,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,97 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,97 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 15 13 11,75 39 5,31 6,05 11,85

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 0,09 0,41 5,87

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,75 -0,28 2,54

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,34 0,04 1,84

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 -0,41 -0,20 2,19

TYT Fen 30 4 22 -1,50 -5 -0,81 -0,45 6,58

Toplam: 120 31 56 17,00 14 9,84 11,07 32,27

TYT Türkçe CAdDbe   ACEdBA cCa b Aee dcEe

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal e dBDEaD aEbdEBdEDCcEccDaBaAbE

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik  cdaeabc      d e       E     

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen a  aedCbeadedEdCb  cbdeacbebDd

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE 5 2 2 40
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 13 50

Tarih-1 10 4 4 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 9 3

Matematik-1 30 1 9 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 4 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 3 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

TYT Fen 30 4 22 13

Fizik 10 1 7 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1 2 25
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50

Biyoloji 10 1 9 10

Mayozu açıklar. 6 1 5 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER YILMAZ 279 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,335 206,320 1 7 43 50 8443

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 8 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 5,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,34 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,03 1,04 2,35

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,97 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,97 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 5,31 6,05 11,85

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,09 0,41 5,87

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,75 -0,28 2,54

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,34 0,04 1,84

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 -0,41 -0,20 2,19

TYT Fen 30 3 13 -0,25 -1 -0,81 -0,45 6,58

Toplam: 120 31 48 19,00 16 9,84 11,07 32,27

TYT Türkçe CABDEcEeCAdEdeb ceaCAdcDCcCBbe

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal aBdBDEdDcbEAecBCbDaaabbaeBacdE

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik       b       d C            d

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen addadC  ea            dbDbdDea

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 14 50

Türkçe 30 15 14 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 4 1 80
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 18 40

Tarih-1 10 5 5 50

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 2 20
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

TYT Fen 30 3 13 10

Fizik 10 1 7 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mayozu açıklar. 6 0 5 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KARAKUŞ 256 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,325 206,320 6 25 114 121 11806

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 8 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 14 2,50 8 5,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,34 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 1,03 1,04 2,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,97 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,97 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 8 6 6,50 22 5,31 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 0,09 0,41 5,87

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,75 -0,28 2,54

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,34 0,04 1,84

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 -0,41 -0,20 2,19

TYT Fen 30 2 13 -1,25 -4 -0,81 -0,45 6,58

Toplam: 120 18 44 7,00 6 9,84 11,07 32,27

TYT Türkçe bdbA cEbEdCAd Ee  c   b  cadb 

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal   a  BDEdD  EAedBd D         c

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik  d    Dcb c e e  D     a ace c

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen eaaddadC         a  ea    bbdD

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 14 20

Türkçe 30 6 14 20

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67
ŞİİR 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 6 27

Tarih-1 10 4 2 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 0 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 3 13
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

TYT Fen 30 2 13 7

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Mayozu açıklar. 6 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİRSAY 304 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
105,978 206,320 10 31 125 132 12227

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 10 1,50 5 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 4 9 1,75 6 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 1 10 -1,50 -5 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 11 38 1,50 1 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe ceCAdebc   A d a  E   e   e   

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal  ba   DdaD   bddB cD         e

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik acac   ac      D D    a   b  e

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen  Bbc bea   e        e     cbd 

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 10 13

Türkçe 30 4 10 13

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
HİKÂYE 5 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 0 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 4 9 13

Tarih-1 10 2 4 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 2 9 7

Matematik-1 30 2 9 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 2 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 0 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

TYT Fen 30 1 10 3

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Mayozu açıklar. 6 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDEBALİ ÇELİK 322 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,068 206,320 1 1 18 24 6219

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 15 14 11,50 38 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 37 39 27,25 23 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe bcBDEbaa ACEdBb cCcCeEADCcCBae

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal BBEBeECDAdbecdB ceeDEEbDBcadeE

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik aa b BbB DeecDacCeED a        

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen d                             

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33
ŞİİR 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE 5 4 1 80
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 2 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 14 50

Tarih-1 10 8 2 80

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 11 23

Matematik-1 30 7 11 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 3 13
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 3 1 60
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 6 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERAMUZ ŞAH KALAY 335 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
107,713 206,320 9 30 121 128 12184

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 0 10 -2,50 -25 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 2 8 0,00 0 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 4 26 -2,50 -8 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe bcdAdebadcaAddEcbaEbdCbcAeCbac

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal dbcaaecbeaacbecdBaEcDabacbEaae

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik cAbdaecBaacebdeabDCdbeaceBEAbD

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen bdCEdacbadcebdacBaceaBeaebceba

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 1 4 20
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 26 13

Tarih-1 10 0 10 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 8 22 27

Matematik-1 30 8 22 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 2 3 40
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 2 6 25
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 2 2 50
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 6 14

TYT Fen 30 4 26 13

Fizik 10 2 8 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 4 0
Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 1 9 10

Mayozu açıklar. 6 1 5 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AKSAY 305 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,415 206,320 2 5 39 46 8155

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 3 4 2,00 20 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 3 9 0,75 3 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 31 35 22,25 19 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe C  aEba  ACEdBb dCcCeEAcCcCBEe

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal BBdBeEda   cdc CdD  EEbDBBE  E

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik d  b Be        eac            

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen CbCeBe   da          d  a c e 

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 0 67
ŞİİR 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE 5 3 2 60
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 2 0 100
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 10 4 4 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 0 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 6 3

Matematik-1 30 1 6 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 1 13
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 2 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

TYT Fen 30 3 9 10

Fizik 10 3 4 30

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 2 2 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Mayozu açıklar. 6 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KIYIKOĞLU 298 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,348 206,320 8 21 106 113 11510

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 19 4,25 14 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 6 15 2,25 8 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 18 46 6,50 5 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe beCceDEbbe eddaeAcdC CAcbDadCc

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal cbcBcBeEdaeedcBcBebDe         

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik adEaccDa                      

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen  aecCbed                      

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 19 30

Türkçe 30 9 19 30

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 4 1 80
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

TYT Sosyal 30 6 15 20

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 3 13
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

TYT Fen 30 1 6 3

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 6 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DEMİR 309 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,453 206,320 7 18 99 106 11276

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 14 2,50 8 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 3 19 -1,75 -6 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 25 60 10,00 8 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe beC  e cbe  ddd A cC CAbeb dC 

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal  deBdBDE ad  bBdBCdDDBdbb cBdA

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik d ceEe Be ca Cd  abA   a  cec 

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen caadabBa daDE d ee ce d a cbb 

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 14 20

Türkçe 30 6 14 20

Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33
ŞİİR 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 3 2 60
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 0 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 13 40

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 0 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 4 14 13

Matematik-1 30 4 14 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 3 3 38
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

TYT Fen 30 3 19 10

Fizik 10 1 8 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 4 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1 3 25
Mol kavramını açıklar. 4 1 2 25
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 6 0

Mayozu açıklar. 6 0 4 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA AKDENİZ 327 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,595 206,320 4 12 68 75 9879

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 3 17 -1,25 -4 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 30 59 15,25 13 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe ceCA DEbde ACEbee Ee Ce bDacb 

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal ACcBEBcEaDb abccadEDD EddaEBdc

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik  Acacacdeab  C D bdAc      c  

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen  aac ecd  e b  c CadDBbda ebb 

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 3 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE 5 3 2 60
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 15 43

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 4 13 13

Matematik-1 30 4 13 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 3 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 4 13
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

TYT Fen 30 3 17 10

Fizik 10 0 6 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 3 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1 1 25
Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 2 6 20

Mayozu açıklar. 6 2 3 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SOYLU 337 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 27 -3,75 -13 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 8 22 2,50 8 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 20 100 -5,00 -4 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe edaDbadddAedbdcecdabcEcbacacbe

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal eBdaDceDcbcbacebdeCDdEAbeBdddb

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik cBaeDcbabaCdecacbecaabbdaecebc

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen bEbecebabaceBdcaacBecEBdbaceDa

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 27 10

Türkçe 30 3 27 10

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 3 0
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 0 5 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 22 27

Tarih-1 10 3 7 30

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 27 10

Matematik-1 30 3 27 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 7 13
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 5 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 3 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 7 0

TYT Fen 30 6 24 20

Fizik 10 1 9 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Mol kavramını açıklar. 4 0 4 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 2 2 50
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mayozu açıklar. 6 2 4 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ YİĞİT 311 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,380 206,320 5 14 79 86 10508

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 19 4,25 14 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 5 20 0,00 0 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 33 72 15,00 13 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe beCceDEbbe AdEcedccd CAcbDadCc

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal cbcBcBeEdaeedcBcBebDeBcEAdEBEb

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

TYT Matematik adEaccDabaaaaaabcbCbEeDac     

Cevap Anahtarı A EAEBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADD

TYT Fen caCba     BaECacBacaeBAb ac b 

Cevap Anahtarı A ABCECDBCCCBDECBEBCDBDBAEBCDDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 19 30

Türkçe 30 9 19 30

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 4 1 80
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 18 40

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 5 20 17

Matematik-1 30 5 20 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 4 20
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 5 13
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 4 29

TYT Fen 30 7 15 23

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 3 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 1 3 25
Mol kavramını açıklar. 4 3 1 75
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 2 5 20

Mayozu açıklar. 6 2 3 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA AÇIKGÖZ 319 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,603 206,320 3 8 47 54 8511

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 5,98 6,05 11,85

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,32 0,41 5,87

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,30 -0,28 2,54

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,12 0,04 1,84

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,22 -0,20 2,19

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,40 -0,45 6,58

Toplam: 120 30 39 20,25 17 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe CbBDcbadCACEEeeeECaCAbAcCcaaEe

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal dBdBeEeaAbaABEdeEedcEEbeBBcAeE

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik  d  aae     aa    E      b    

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen b                             

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Türkçe 30 15 15 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33
ŞİİR 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE 5 2 3 40
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 1 50
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 16 47

Tarih-1 10 4 6 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 7 3

Matematik-1 30 1 7 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Mayozu açıklar. 6 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİTCAN AKTÜRK 338 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,815 206,320 6 16 91 98 11069

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 11 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 5,11 5,07 8,87

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,57 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 0,93 1,04 2,35

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,41 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,07 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 8 16 4,00 13 5,98 6,05 11,85

Toplam: 120 17 30 9,50 8 11,02 11,07 32,27

TYT Türkçe beb dDb ad caaEdb ECBCAcbDC   

Cevap Anahtarı A EACABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECB

TYT Sosyal cbcBcBDEaDe dc  B de cad dbBEb

Cevap Anahtarı A ACBBEBDECDCDEABEBCEDDBEEACEBEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 2 2 40
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 16 27

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AKİFSARIKÖSE 369 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,228 206,320 4 27 118 125 12085

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 5 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 21 1,75 6 4,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,55 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 -0,10 1,04 2,35

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,85 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,45 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 5 10 2,50 8 3,75 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,70 0,41 5,87

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 1,00 -0,28 2,54

Kimya 10 0 7 -1,75 -18 -0,75 0,04 1,84

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 0,05 -0,20 2,19

TYT Fen 30 1 15 -2,75 -9 0,30 -0,45 6,58

Toplam: 120 15 51 2,25 2 9,00 11,07 32,27

TYT Türkçe a cDbcEcCAdbEddaaedbe caebeBdA

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal     b  D    B B   ebcdde BEbec

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik   d  B  d b    D      e  b    

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen ab         aabc bde    aabcDed

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 21 23

Türkçe 30 7 21 23

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 0 5 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 5 10 17

Tarih-1 10 1 1 10

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 1 13
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 2 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

TYT Fen 30 1 15 3

Fizik 10 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 2 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 7 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 1 6 10

Mayozu açıklar. 6 0 4 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ AKSAY 371 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 4,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,55 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 -0,10 1,04 2,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,85 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,45 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 3,75 6,05 11,85

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,70 0,41 5,87

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,00 -0,28 2,54

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,75 0,04 1,84

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,05 -0,20 2,19

TYT Fen 30 8 22 2,50 8 0,30 -0,45 6,58

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 9,00 11,07 32,27

TYT Türkçe abcDbcbeCAabaeeBceeCcdebacdaEc

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal cebcccaDcbdceddbdcbebEcDccdACd

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik ccacbaccdceCBbacCbdebccBbbcccb

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen CECbcCdbbdaecbBbaBdcdcaCDacbcd

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 0 3 0
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 1 4 20
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 5 25 17

Tarih-1 10 1 9 10

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 10 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 0 2 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 2 6 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 4 20
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 4 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 6 14

TYT Fen 30 8 22 27

Fizik 10 4 6 40

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 3 1 75
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Mol kavramını açıklar. 4 2 2 50
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 4 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 1 5 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL NADİR KALAY 380 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,440 206,320 1 2 26 32 7157

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 5 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 4,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,55 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 -0,10 1,04 2,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,85 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,45 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 12 15 8,25 28 3,75 6,05 11,85

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 0,70 0,41 5,87

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,00 -0,28 2,54

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,75 0,04 1,84

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,05 -0,20 2,19

TYT Fen 30 2 9 -0,25 -1 0,30 -0,45 6,58

Toplam: 120 34 45 22,75 19 9,00 11,07 32,27

TYT Türkçe acBDEbaa ACEdBb cCcee ADC CBEc

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal BcdBeECDAdabcd  cDeaEbADdBad E

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik  abb B B    BbaDadE bb  E     

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen e  b aCb    eda           deD 

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 2 33
ŞİİR 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE 5 3 2 60
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 1 0 50
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 1 0 100
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 15 40

Tarih-1 10 6 4 60

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 7 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 2 2 25
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 1 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

TYT Fen 30 2 9 7

Fizik 10 1 4 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Biyoloji 10 1 2 10

Mayozu açıklar. 6 1 1 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ YILMAZ 378 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,490 206,320 2 13 73 80 10131

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 5 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 18 4,50 15 4,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,55 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 -0,10 1,04 2,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,85 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,45 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 13 16 9,00 30 3,75 6,05 11,85

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,70 0,41 5,87

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,00 -0,28 2,54

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 -0,75 0,04 1,84

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,05 -0,20 2,19

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 0,30 -0,45 6,58

Toplam: 120 29 52 16,00 13 9,00 11,07 32,27

TYT Türkçe CceDEbbe Abccedccd CAcbDC Ccbe

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal cBcBDdCacbdcBcBebDeecEAeBBE dE

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik      B                      a 

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen Cd DBC aedbdebd     cdebDbeeaB

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 18 30

Türkçe 30 9 18 30

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 2 1 67
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE 5 3 2 60
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 2 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 1 0 100
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 1 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 16 43

Tarih-1 10 4 6 40

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 1 2 33
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 1 0 13
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

TYT Fen 30 6 17 20

Fizik 10 4 4 40

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Mayozu açıklar. 6 1 5 17
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 1 2 33
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OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH TATLI 386 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,735 206,320 3 24 112 119 11642

Puanı Hesaplanan: 32 129 136 12405

Katılımlar: 5 34 135 142 12896

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 4,25 5,07 8,87

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,55 2,11 4,64

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 -0,10 1,04 2,35

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,85 1,51 2,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,45 1,39 1,97

TYT Sosyal 30 4 15 0,25 1 3,75 6,05 11,85

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,70 0,41 5,87

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,00 -0,28 2,54

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,75 0,04 1,84

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 0,05 -0,20 2,19

TYT Fen 30 3 11 0,25 1 0,30 -0,45 6,58

Toplam: 120 16 43 5,25 4 9,00 11,07 32,27

TYT Türkçe  Ac  DEBaA acddBb c c e adC   

Cevap Anahtarı B CABDEDEBCACEEBABECBCAEADCECBEA

TYT Sosyal  Bb Db ecdd   c d Cedbee  Eba 

Cevap Anahtarı B BBEBDECDACEABEBCEDCDEEADBBEACE

TYT Matematik   d    B b    cD d        b   

Cevap Anahtarı B EBEDDBDBEDCCBDEDCAEDDEABEADDEA

TYT Fen da b a   B          d cCbcebDd

Cevap Anahtarı B CECDBCCCABECBEBCDBBDAEBCDDADDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 12 23

Türkçe 30 7 12 23

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3 1 0 33
ŞİİR 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
HİKÂYE 5 1 2 20
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 2 0 1 0
Âşık tarzı halk şairlerini tanır. 1 0 1 0
HİKÂYE Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır.1 0 0 0
Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 4 15 13

Tarih-1 10 2 5 20

Moğol İstilası'nın Anadolu   da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0
Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 0 3 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 8 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5 1 1 20
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 4 1 0 25
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

TYT Fen 30 3 11 10

Fizik 10 1 4 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 4 1 2 25
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Mayozu açıklar. 6 2 4 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 3 0 3 0
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