
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,250

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,570

KATILIMLAR

1 4 ELİF  BULANIK -9A 20 3 19,25 8 2 7,50 4 6 2,50 3 3 2,25 14 6 12,50 5 3 4,25 8 0 8,00 4 3 3,25 66 26 59,50 300,458 1871

2 46 NURAY KAVCI -9A 23 5 21,75 6 4 5,00 4 5 2,75 3 3 2,25 11 6 9,50 5 3 4,25 8 2 7,50 5 3 4,25 65 31 57,25 292,053 2230

3 68 SÜMEYYA KARAKUŞ -9A 14 8 12,00 9 2 8,50 3 3 2,25 4 2 3,50 14 6 12,50 6 3 5,25 6 1 5,75 3 2 2,50 59 27 52,25 270,315 3040

4 16 AHMET SOYLU -9A 18 9 15,75 8 4 7,00 2 9 -0,25 6 0 6,00 15 11 12,25 2 1 1,75 51 34 42,50 258,723 3556

5 11 BÜŞRA ÇELİK -9A 21 7 19,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 8 3 7,25 4 2 3,50 6 1 5,75 3 5 1,75 50 21 44,75 254,575 3724

6 59 HİLAL SARIOĞLU -9A 17 7 15,25 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 7 8 5,00 4 1 3,75 9 0 9,00 3 0 3,00 52 21 46,75 243,170 4184

7 6 ARDA TOPUZ -9A 17 10 14,50 7 5 5,75 1 9 -1,25 5 1 4,75 12 10 9,50 4 3 3,25 4 3 3,25 50 41 39,75 241,400 4258

8 60 DAMLA İDİL AKKUŞ -9A 14 8 12,00 7 4 6,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 12 10 9,50 3 4 2,00 8 1 7,75 4 2 3,50 52 37 42,75 241,363 4260

9 49 SARE DEMİR -9A 10 14 6,50 5 4 4,00 2 4 1,00 1 4 0,00 10 11 7,25 8 2 7,50 7 2 6,50 4 1 3,75 47 42 36,50 209,245 5719

10 13 GÜLSEREN SARIOĞLU -9A 14 6 12,50 6 4 5,00 3 5 1,75 4 2 3,50 3 8 1,00 2 6 0,50 7 2 6,50 4 1 3,75 43 34 34,50 200,653 6117

11 57 ABDULLAH AKYÜZ -9A 13 10 10,50 7 5 5,75 4 7 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 6 1 5,75 3 2 2,50 2 1 1,75 42 30 34,50 197,378 6266

12 9 ÖMER KARABULUT -9A 13 12 10,00 4 5 2,75 3 6 1,50 4 2 3,50 7 10 4,50 2 5 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 40 45 28,75 194,095 6407

13 52 AYŞE AKAN -9A 12 11 9,25 7 3 6,25 2 5 0,75 4 2 3,50 6 13 2,75 2 6 0,50 5 4 4,00 2 5 0,75 40 49 27,75 185,583 6773

14 30 NİSA ÇELİK -9A 13 12 10,00 5 5 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 4 12 1,00 3 4 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 37 47 25,25 176,063 7214

15 14 ÖMER ÜLGÜ -9A 9 9 6,75 8 3 7,25 4 6 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 4 4,00 3 1 2,75 1 4 0,00 33 29 25,75 170,785 7446

16 29 İBRAHİM AKTAŞ -9A 10 20 5,00 6 6 4,50 4 8 2,00 5 1 4,75 5 10 2,50 3 7 1,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 36 63 20,25 160,725 7894

17 51 NEDİM EREN -9A 11 19 6,25 5 7 3,25 5 7 3,25 3 3 2,25 3 8 1,00 2 8 0,00 4 6 2,50 3 7 1,25 36 65 19,75 157,480 8047

18 160 MUSTAFA AKOĞUL -9C 11 18 6,50 5 6 3,50 2 9 -0,25 1 5 -0,25 8 12 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 75 13,25 156,598 8086

19 66 BÜŞRA SALMAN -9A 11 11 8,25 2 3 1,25 3 5 1,75 3 3 2,25 2 12 -1,00 2 6 0,50 3 3 2,25 3 6 1,50 29 49 16,75 149,325 8397

20 61 KASIM BAZ -9A 8 22 2,50 8 4 7,00 5 6 3,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 5 3,75 1 1 0,75 31 41 20,75 148,103 8453

21 67 MUHAMMETKOÇTAŞ -9A 12 17 7,75 7 5 5,75 1 11 -1,75 0 6 -1,50 5 5 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 30 59 15,25 147,828 8470

22 199 HAFSAGÜL AK -9C 10 9 7,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 25 40 15,00 146,655 8532

23 145 ABDULLAHAĞCA -9B 9 11 6,25 3 8 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 22 41 11,75 140,303 8750

24 76 EDA KILIÇASLAN -9A 7 10 4,50 4 6 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 26 12,50 140,168 8761

25 144 BURAK DUT -9B 11 19 6,25 1 11 -1,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 7 23 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 31 89 8,75 135,138 8960

26 93 ÖKKEŞ GÜNEŞ -9A 8 17 3,75 5 5 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 20 41 9,75 133,300 9032

27 0 SERHAT SAKA -9C 8 10 5,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 8 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 19 37 9,75 131,400 9098

28 110 TALHA      MÜFTÜOĞLU -9A 10 20 5,00 7 5 5,75 2 10 -0,50 3 3 2,25 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 88 10,00 124,625 9311

29 138 YUNUSASLAN -9B 8 21 2,75 2 10 -0,50 4 8 2,00 1 5 -0,25 3 12 0,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 28 76 9,00 124,103 9326
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,250

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,570

KATILIMLAR

30 112 ALİ ÜLKÜ -9A 9 19 4,25 7 4 6,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 29 82 8,50 120,100 9448

31 129 EFE GÖK -9B 7 18 2,50 5 6 3,50 0 11 -2,75 0 6 -1,50 6 22 0,50 2 8 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 26 85 4,75 116,410 9551

32 101 İREM NUR SALMAN -9A 4 17 -0,25 3 7 1,25 2 6 0,50 3 2 2,50 5 12 2,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 20 61 4,75 115,765 9566

33 176 CANSU BAKIR -9C 6 23 0,25 3 8 1,00 2 9 -0,25 2 4 1,00 6 17 1,75 1 8 -1,00 1 7 -0,75 21 76 2,00 110,288 9709

34 21 AKİF ATAŞ -9A 5 24 -1,00 3 2 2,50 2 7 0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 17 44 6,00 109,720 9719

35 105 MEHMETALİ DEMİR -9A 5 23 -0,75 3 8 1,00 2 10 -0,50 2 4 1,00 6 24 0,00 2 7 0,25 4 6 2,50 2 7 0,25 26 89 3,75 106,003 9791

36 126 CEM AKPOLAT -9B 3 18 -1,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 10 2,50 0 10 -2,50 2 3 1,25 14 56 0,00

37 20 YUSUF KENAN ŞEN -9A 4 25 -2,25 6 6 4,50 0 11 -2,75 1 4 0,00 2 7 0,25 13 53 -0,25

38 107 MUSTAFA YİĞİT -9A 4 26 -2,50 3 9 0,75 1 11 -1,75 1 5 -0,25 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 19 101 -6,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,250

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,570

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 4 ELİF  BULANIK -9A 20 3 19,25 8 2 7,50 4 6 2,50 3 3 2,25 14 6 12,50 5 3 4,25 8 0 8,00 4 3 3,25 66 26 59,50 300,458 1871

2 46 NURAY KAVCI -9A 23 5 21,75 6 4 5,00 4 5 2,75 3 3 2,25 11 6 9,50 5 3 4,25 8 2 7,50 5 3 4,25 65 31 57,25 292,053 2230

3 68 SÜMEYYA KARAKUŞ -9A 14 8 12,00 9 2 8,50 3 3 2,25 4 2 3,50 14 6 12,50 6 3 5,25 6 1 5,75 3 2 2,50 59 27 52,25 270,315 3040

4 16 AHMET SOYLU -9A 18 9 15,75 8 4 7,00 2 9 -0,25 6 0 6,00 15 11 12,25 2 1 1,75 51 34 42,50 258,723 3556

5 11 BÜŞRA ÇELİK -9A 21 7 19,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 8 3 7,25 4 2 3,50 6 1 5,75 3 5 1,75 50 21 44,75 254,575 3724

6 59 HİLAL SARIOĞLU -9A 17 7 15,25 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 7 8 5,00 4 1 3,75 9 0 9,00 3 0 3,00 52 21 46,75 243,170 4184

7 6 ARDA TOPUZ -9A 17 10 14,50 7 5 5,75 1 9 -1,25 5 1 4,75 12 10 9,50 4 3 3,25 4 3 3,25 50 41 39,75 241,400 4258

8 60 DAMLA İDİL AKKUŞ -9A 14 8 12,00 7 4 6,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 12 10 9,50 3 4 2,00 8 1 7,75 4 2 3,50 52 37 42,75 241,363 4260

9 49 SARE DEMİR -9A 10 14 6,50 5 4 4,00 2 4 1,00 1 4 0,00 10 11 7,25 8 2 7,50 7 2 6,50 4 1 3,75 47 42 36,50 209,245 5719

10 13 GÜLSEREN SARIOĞLU -9A 14 6 12,50 6 4 5,00 3 5 1,75 4 2 3,50 3 8 1,00 2 6 0,50 7 2 6,50 4 1 3,75 43 34 34,50 200,653 6117

11 57 ABDULLAH AKYÜZ -9A 13 10 10,50 7 5 5,75 4 7 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 6 1 5,75 3 2 2,50 2 1 1,75 42 30 34,50 197,378 6266

12 9 ÖMER KARABULUT -9A 13 12 10,00 4 5 2,75 3 6 1,50 4 2 3,50 7 10 4,50 2 5 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 40 45 28,75 194,095 6407

13 52 AYŞE AKAN -9A 12 11 9,25 7 3 6,25 2 5 0,75 4 2 3,50 6 13 2,75 2 6 0,50 5 4 4,00 2 5 0,75 40 49 27,75 185,583 6773

14 30 NİSA ÇELİK -9A 13 12 10,00 5 5 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 4 12 1,00 3 4 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 37 47 25,25 176,063 7214

15 14 ÖMER ÜLGÜ -9A 9 9 6,75 8 3 7,25 4 6 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 4 4,00 3 1 2,75 1 4 0,00 33 29 25,75 170,785 7446

16 29 İBRAHİM AKTAŞ -9A 10 20 5,00 6 6 4,50 4 8 2,00 5 1 4,75 5 10 2,50 3 7 1,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 36 63 20,25 160,725 7894

17 51 NEDİM EREN -9A 11 19 6,25 5 7 3,25 5 7 3,25 3 3 2,25 3 8 1,00 2 8 0,00 4 6 2,50 3 7 1,25 36 65 19,75 157,480 8047

18 66 BÜŞRA SALMAN -9A 11 11 8,25 2 3 1,25 3 5 1,75 3 3 2,25 2 12 -1,00 2 6 0,50 3 3 2,25 3 6 1,50 29 49 16,75 149,325 8397

19 61 KASIM BAZ -9A 8 22 2,50 8 4 7,00 5 6 3,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 5 3,75 1 1 0,75 31 41 20,75 148,103 8453

20 67 MUHAMMETKOÇTAŞ -9A 12 17 7,75 7 5 5,75 1 11 -1,75 0 6 -1,50 5 5 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 30 59 15,25 147,828 8470

21 76 EDA KILIÇASLAN -9A 7 10 4,50 4 6 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 26 12,50 140,168 8761

22 93 ÖKKEŞ GÜNEŞ -9A 8 17 3,75 5 5 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 20 41 9,75 133,300 9032

23 110 TALHA      MÜFTÜOĞLU -9A 10 20 5,00 7 5 5,75 2 10 -0,50 3 3 2,25 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 88 10,00 124,625 9311

24 112 ALİ ÜLKÜ -9A 9 19 4,25 7 4 6,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 29 82 8,50 120,100 9448

25 101 İREM NUR SALMAN -9A 4 17 -0,25 3 7 1,25 2 6 0,50 3 2 2,50 5 12 2,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 20 61 4,75 115,765 9566

26 21 AKİF ATAŞ -9A 5 24 -1,00 3 2 2,50 2 7 0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 17 44 6,00 109,720 9719

27 105 MEHMETALİ DEMİR -9A 5 23 -0,75 3 8 1,00 2 10 -0,50 2 4 1,00 6 24 0,00 2 7 0,25 4 6 2,50 2 7 0,25 26 89 3,75 106,003 9791

28 20 YUSUF KENAN ŞEN -9A 4 25 -2,25 6 6 4,50 0 11 -2,75 1 4 0,00 2 7 0,25 13 53 -0,25



-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,250

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,570

SINIF: -9A

KATILIMLAR

29 107 MUSTAFA YİĞİT -9A 4 26 -2,50 3 9 0,75 1 11 -1,75 1 5 -0,25 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 19 101 -6,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,250

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,570

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 145 ABDULLAHAĞCA -9B 9 11 6,25 3 8 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 22 41 11,75 140,303 8750

2 144 BURAK DUT -9B 11 19 6,25 1 11 -1,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 7 23 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 31 89 8,75 135,138 8960

3 138 YUNUSASLAN -9B 8 21 2,75 2 10 -0,50 4 8 2,00 1 5 -0,25 3 12 0,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 28 76 9,00 124,103 9326

4 129 EFE GÖK -9B 7 18 2,50 5 6 3,50 0 11 -2,75 0 6 -1,50 6 22 0,50 2 8 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 26 85 4,75 116,410 9551

5 126 CEM AKPOLAT -9B 3 18 -1,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 10 2,50 0 10 -2,50 2 3 1,25 14 56 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,250

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,570

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 160 MUSTAFA AKOĞUL -9C 11 18 6,50 5 6 3,50 2 9 -0,25 1 5 -0,25 8 12 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 75 13,25 156,598 8086

2 199 HAFSAGÜL AK -9C 10 9 7,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 25 40 15,00 146,655 8532

3 0 SERHAT SAKA -9C 8 10 5,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 8 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 19 37 9,75 131,400 9098

4 176 CANSU BAKIR -9C 6 23 0,25 3 8 1,00 2 9 -0,25 2 4 1,00 6 17 1,75 1 8 -1,00 1 7 -0,75 21 76 2,00 110,288 9709

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,3

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,6

KATILIMLAR

1 4 ELİF  BULANIK -9A 20 3 19,25 8 2 7,50 4 6 2,50 3 3 2,25 14 6 12,50 5 3 4,25 8 0 8,00 4 3 3,25 66 26 59,50 300,5 1871

2 46 NURAY KAVCI -9A 23 5 21,75 6 4 5,00 4 5 2,75 3 3 2,25 11 6 9,50 5 3 4,25 8 2 7,50 5 3 4,25 65 31 57,25 292,1 2230

3 68 SÜMEYYA KARAKUŞ -9A 14 8 12,00 9 2 8,50 3 3 2,25 4 2 3,50 14 6 12,50 6 3 5,25 6 1 5,75 3 2 2,50 59 27 52,25 270,3 3040

4 16 AHMET SOYLU -9A 18 9 15,75 8 4 7,00 2 9 -0,25 6 0 6,00 15 11 12,25 2 1 1,75 51 34 42,50 258,7 3556

5 11 BÜŞRA ÇELİK -9A 21 7 19,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 8 3 7,25 4 2 3,50 6 1 5,75 3 5 1,75 50 21 44,75 254,6 3724

6 59 HİLAL SARIOĞLU -9A 17 7 15,25 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 7 8 5,00 4 1 3,75 9 0 9,00 3 0 3,00 52 21 46,75 243,2 4184

7 6 ARDA TOPUZ -9A 17 10 14,50 7 5 5,75 1 9 -1,25 5 1 4,75 12 10 9,50 4 3 3,25 4 3 3,25 50 41 39,75 241,4 4258

8 60 DAMLA İDİL AKKUŞ -9A 14 8 12,00 7 4 6,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 12 10 9,50 3 4 2,00 8 1 7,75 4 2 3,50 52 37 42,75 241,4 4260

9 49 SARE DEMİR -9A 10 14 6,50 5 4 4,00 2 4 1,00 1 4 0,00 10 11 7,25 8 2 7,50 7 2 6,50 4 1 3,75 47 42 36,50 209,2 5719

10 13 GÜLSEREN SARIOĞLU -9A 14 6 12,50 6 4 5,00 3 5 1,75 4 2 3,50 3 8 1,00 2 6 0,50 7 2 6,50 4 1 3,75 43 34 34,50 200,7 6117

11 57 ABDULLAH AKYÜZ -9A 13 10 10,50 7 5 5,75 4 7 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 6 1 5,75 3 2 2,50 2 1 1,75 42 30 34,50 197,4 6266

12 9 ÖMER KARABULUT -9A 13 12 10,00 4 5 2,75 3 6 1,50 4 2 3,50 7 10 4,50 2 5 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 40 45 28,75 194,1 6407

13 52 AYŞE AKAN -9A 12 11 9,25 7 3 6,25 2 5 0,75 4 2 3,50 6 13 2,75 2 6 0,50 5 4 4,00 2 5 0,75 40 49 27,75 185,6 6773

14 30 NİSA ÇELİK -9A 13 12 10,00 5 5 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 4 12 1,00 3 4 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 37 47 25,25 176,1 7214

15 14 ÖMER ÜLGÜ -9A 9 9 6,75 8 3 7,25 4 6 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 4 4,00 3 1 2,75 1 4 0,00 33 29 25,75 170,8 7446

16 29 İBRAHİM AKTAŞ -9A 10 20 5,00 6 6 4,50 4 8 2,00 5 1 4,75 5 10 2,50 3 7 1,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 36 63 20,25 160,7 7894

17 51 NEDİM EREN -9A 11 19 6,25 5 7 3,25 5 7 3,25 3 3 2,25 3 8 1,00 2 8 0,00 4 6 2,50 3 7 1,25 36 65 19,75 157,5 8047

18 160 MUSTAFA AKOĞUL -9C 11 18 6,50 5 6 3,50 2 9 -0,25 1 5 -0,25 8 12 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 75 13,25 156,6 8086

19 66 BÜŞRA SALMAN -9A 11 11 8,25 2 3 1,25 3 5 1,75 3 3 2,25 2 12 -1,00 2 6 0,50 3 3 2,25 3 6 1,50 29 49 16,75 149,3 8397

20 61 KASIM BAZ -9A 8 22 2,50 8 4 7,00 5 6 3,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 5 3,75 1 1 0,75 31 41 20,75 148,1 8453

21 67 MUHAMMETKOÇTAŞ -9A 12 17 7,75 7 5 5,75 1 11 -1,75 0 6 -1,50 5 5 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 30 59 15,25 147,8 8470

22 199 HAFSAGÜL AK -9C 10 9 7,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 25 40 15,00 146,7 8532

23 145 ABDULLAHAĞCA -9B 9 11 6,25 3 8 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 22 41 11,75 140,3 8750

24 76 EDA KILIÇASLAN -9A 7 10 4,50 4 6 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 26 12,50 140,2 8761

25 144 BURAK DUT -9B 11 19 6,25 1 11 -1,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 7 23 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 31 89 8,75 135,1 8960

26 93 ÖKKEŞ GÜNEŞ -9A 8 17 3,75 5 5 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 20 41 9,75 133,3 9032

27 0 SERHAT SAKA -9C 8 10 5,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 8 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 19 37 9,75 131,4 9098

28 110 TALHA      MÜFTÜOĞLU -9A 10 20 5,00 7 5 5,75 2 10 -0,50 3 3 2,25 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 88 10,00 124,6 9311

29 138 YUNUSASLAN -9B 8 21 2,75 2 10 -0,50 4 8 2,00 1 5 -0,25 3 12 0,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 28 76 9,00 124,1 9326
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,3

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,6

KATILIMLAR

30 112 ALİ ÜLKÜ -9A 9 19 4,25 7 4 6,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 29 82 8,50 120,1 9448

31 129 EFE GÖK -9B 7 18 2,50 5 6 3,50 0 11 -2,75 0 6 -1,50 6 22 0,50 2 8 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 26 85 4,75 116,4 9551

32 101 İREM NUR SALMAN -9A 4 17 -0,25 3 7 1,25 2 6 0,50 3 2 2,50 5 12 2,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 20 61 4,75 115,8 9566

33 176 CANSU BAKIR -9C 6 23 0,25 3 8 1,00 2 9 -0,25 2 4 1,00 6 17 1,75 1 8 -1,00 1 7 -0,75 21 76 2,00 110,3 9709

34 21 AKİF ATAŞ -9A 5 24 -1,00 3 2 2,50 2 7 0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 17 44 6,00 109,7 9719

35 105 MEHMETALİ DEMİR -9A 5 23 -0,75 3 8 1,00 2 10 -0,50 2 4 1,00 6 24 0,00 2 7 0,25 4 6 2,50 2 7 0,25 26 89 3,75 106,0 9791

36 126 CEM AKPOLAT -9B 3 18 -1,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 10 2,50 0 10 -2,50 2 3 1,25 14 56 0,00

37 20 YUSUF KENAN ŞEN -9A 4 25 -2,25 6 6 4,50 0 11 -2,75 1 4 0,00 2 7 0,25 13 53 -0,25

38 107 MUSTAFA YİĞİT -9A 4 26 -2,50 3 9 0,75 1 11 -1,75 1 5 -0,25 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 19 101 -6,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,3

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,6

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 4 ELİF  BULANIK -9A 20 3 19,25 8 2 7,50 4 6 2,50 3 3 2,25 14 6 12,50 5 3 4,25 8 0 8,00 4 3 3,25 66 26 59,50 300,5 1871

2 46 NURAY KAVCI -9A 23 5 21,75 6 4 5,00 4 5 2,75 3 3 2,25 11 6 9,50 5 3 4,25 8 2 7,50 5 3 4,25 65 31 57,25 292,1 2230

3 68 SÜMEYYA KARAKUŞ -9A 14 8 12,00 9 2 8,50 3 3 2,25 4 2 3,50 14 6 12,50 6 3 5,25 6 1 5,75 3 2 2,50 59 27 52,25 270,3 3040

4 16 AHMET SOYLU -9A 18 9 15,75 8 4 7,00 2 9 -0,25 6 0 6,00 15 11 12,25 2 1 1,75 51 34 42,50 258,7 3556

5 11 BÜŞRA ÇELİK -9A 21 7 19,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 8 3 7,25 4 2 3,50 6 1 5,75 3 5 1,75 50 21 44,75 254,6 3724

6 59 HİLAL SARIOĞLU -9A 17 7 15,25 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 7 8 5,00 4 1 3,75 9 0 9,00 3 0 3,00 52 21 46,75 243,2 4184

7 6 ARDA TOPUZ -9A 17 10 14,50 7 5 5,75 1 9 -1,25 5 1 4,75 12 10 9,50 4 3 3,25 4 3 3,25 50 41 39,75 241,4 4258

8 60 DAMLA İDİL AKKUŞ -9A 14 8 12,00 7 4 6,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 12 10 9,50 3 4 2,00 8 1 7,75 4 2 3,50 52 37 42,75 241,4 4260

9 49 SARE DEMİR -9A 10 14 6,50 5 4 4,00 2 4 1,00 1 4 0,00 10 11 7,25 8 2 7,50 7 2 6,50 4 1 3,75 47 42 36,50 209,2 5719

10 13 GÜLSEREN SARIOĞLU -9A 14 6 12,50 6 4 5,00 3 5 1,75 4 2 3,50 3 8 1,00 2 6 0,50 7 2 6,50 4 1 3,75 43 34 34,50 200,7 6117

11 57 ABDULLAH AKYÜZ -9A 13 10 10,50 7 5 5,75 4 7 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 6 1 5,75 3 2 2,50 2 1 1,75 42 30 34,50 197,4 6266

12 9 ÖMER KARABULUT -9A 13 12 10,00 4 5 2,75 3 6 1,50 4 2 3,50 7 10 4,50 2 5 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 40 45 28,75 194,1 6407

13 52 AYŞE AKAN -9A 12 11 9,25 7 3 6,25 2 5 0,75 4 2 3,50 6 13 2,75 2 6 0,50 5 4 4,00 2 5 0,75 40 49 27,75 185,6 6773

14 30 NİSA ÇELİK -9A 13 12 10,00 5 5 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 4 12 1,00 3 4 2,00 6 2 5,50 2 3 1,25 37 47 25,25 176,1 7214

15 14 ÖMER ÜLGÜ -9A 9 9 6,75 8 3 7,25 4 6 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 4 4,00 3 1 2,75 1 4 0,00 33 29 25,75 170,8 7446

16 29 İBRAHİM AKTAŞ -9A 10 20 5,00 6 6 4,50 4 8 2,00 5 1 4,75 5 10 2,50 3 7 1,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 36 63 20,25 160,7 7894

17 51 NEDİM EREN -9A 11 19 6,25 5 7 3,25 5 7 3,25 3 3 2,25 3 8 1,00 2 8 0,00 4 6 2,50 3 7 1,25 36 65 19,75 157,5 8047

18 66 BÜŞRA SALMAN -9A 11 11 8,25 2 3 1,25 3 5 1,75 3 3 2,25 2 12 -1,00 2 6 0,50 3 3 2,25 3 6 1,50 29 49 16,75 149,3 8397

19 61 KASIM BAZ -9A 8 22 2,50 8 4 7,00 5 6 3,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 5 3,75 1 1 0,75 31 41 20,75 148,1 8453

20 67 MUHAMMETKOÇTAŞ -9A 12 17 7,75 7 5 5,75 1 11 -1,75 0 6 -1,50 5 5 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 30 59 15,25 147,8 8470

21 76 EDA KILIÇASLAN -9A 7 10 4,50 4 6 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 19 26 12,50 140,2 8761

22 93 ÖKKEŞ GÜNEŞ -9A 8 17 3,75 5 5 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 20 41 9,75 133,3 9032

23 110 TALHA      MÜFTÜOĞLU -9A 10 20 5,00 7 5 5,75 2 10 -0,50 3 3 2,25 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 88 10,00 124,6 9311

24 112 ALİ ÜLKÜ -9A 9 19 4,25 7 4 6,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 29 82 8,50 120,1 9448

25 101 İREM NUR SALMAN -9A 4 17 -0,25 3 7 1,25 2 6 0,50 3 2 2,50 5 12 2,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 20 61 4,75 115,8 9566

26 21 AKİF ATAŞ -9A 5 24 -1,00 3 2 2,50 2 7 0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 17 44 6,00 109,7 9719

27 105 MEHMETALİ DEMİR -9A 5 23 -0,75 3 8 1,00 2 10 -0,50 2 4 1,00 6 24 0,00 2 7 0,25 4 6 2,50 2 7 0,25 26 89 3,75 106,0 9791

28 20 YUSUF KENAN ŞEN -9A 4 25 -2,25 6 6 4,50 0 11 -2,75 1 4 0,00 2 7 0,25 13 53 -0,25



-9A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,3

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,6

SINIF: -9A

KATILIMLAR

29 107 MUSTAFA YİĞİT -9A 4 26 -2,50 3 9 0,75 1 11 -1,75 1 5 -0,25 6 24 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 19 101 -6,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,3

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,6

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 145 ABDULLAHAĞCA -9B 9 11 6,25 3 8 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 22 41 11,75 140,3 8750

2 144 BURAK DUT -9B 11 19 6,25 1 11 -1,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 7 23 1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 31 89 8,75 135,1 8960

3 138 YUNUSASLAN -9B 8 21 2,75 2 10 -0,50 4 8 2,00 1 5 -0,25 3 12 0,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 28 76 9,00 124,1 9326

4 129 EFE GÖK -9B 7 18 2,50 5 6 3,50 0 11 -2,75 0 6 -1,50 6 22 0,50 2 8 0,00 2 8 0,00 4 6 2,50 26 85 4,75 116,4 9551

5 126 CEM AKPOLAT -9B 3 18 -1,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 10 2,50 0 10 -2,50 2 3 1,25 14 56 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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40
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80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,53 10,06 10,01 6,86 4,02 5,85 3,54 4,82 2,34 3,32 2,05 2,81 10,01 8,52 7,88 4,92 3,43 4,06 4,85 2,61 4,20 3,10 3,20 2,30 49,13 38,71 39,45 229,3

Okul Ortalaması 10,76 14,42 7,16 4,92 5,13 3,64 2,47 6,32 0,89 2,55 2,79 1,86 5,68 10,78 2,98 2,97 5,00 1,72 3,27 3,89 2,30 2,00 3,62 1,09 34,62 51,95 21,64 174,6

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 160 MUSTAFA AKOĞUL -9C 11 18 6,50 5 6 3,50 2 9 -0,25 1 5 -0,25 8 12 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 75 13,25 156,6 8086

2 199 HAFSAGÜL AK -9C 10 9 7,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 10 -0,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 25 40 15,00 146,7 8532

3 0 SERHAT SAKA -9C 8 10 5,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 8 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 19 37 9,75 131,4 9098

4 176 CANSU BAKIR -9C 6 23 0,25 3 8 1,00 2 9 -0,25 2 4 1,00 6 17 1,75 1 8 -1,00 1 7 -0,75 21 76 2,00 110,3 9709

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

KATILIMLAR

1 4 ELİF  BULANIK -9A 0 0 0,00 300,5 1871

2 46 NURAY KAVCI -9A 0 0 0,00 292,1 2230

3 68 SÜMEYYA KARAKUŞ -9A 0 0 0,00 270,3 3040

4 16 AHMET SOYLU -9A 0 0 0,00 258,7 3556

5 11 BÜŞRA ÇELİK -9A 0 0 0,00 254,6 3724

6 59 HİLAL SARIOĞLU -9A 0 0 0,00 243,2 4184

7 6 ARDA TOPUZ -9A 0 0 0,00 241,4 4258

8 60 DAMLA İDİL AKKUŞ -9A 0 0 0,00 241,4 4260

9 49 SARE DEMİR -9A 0 0 0,00 209,2 5719

10 13 GÜLSEREN SARIOĞLU -9A 0 0 0,00 200,7 6117

11 57 ABDULLAH AKYÜZ -9A 0 0 0,00 197,4 6266

12 9 ÖMER KARABULUT -9A 0 0 0,00 194,1 6407

13 52 AYŞE AKAN -9A 0 0 0,00 185,6 6773

14 30 NİSA ÇELİK -9A 0 0 0,00 176,1 7214

15 14 ÖMER ÜLGÜ -9A 0 0 0,00 170,8 7446

16 29 İBRAHİM AKTAŞ -9A 0 0 0,00 160,7 7894

17 51 NEDİM EREN -9A 0 0 0,00 157,5 8047

18 160 MUSTAFA AKOĞUL -9C 0 0 0,00 156,6 8086

19 66 BÜŞRA SALMAN -9A 0 0 0,00 149,3 8397

20 61 KASIM BAZ -9A 0 0 0,00 148,1 8453

21 67 MUHAMMETKOÇTAŞ -9A 0 0 0,00 147,8 8470

22 199 HAFSAGÜL AK -9C 0 0 0,00 146,7 8532

23 145 ABDULLAHAĞCA -9B 0 0 0,00 140,3 8750

24 76 EDA KILIÇASLAN -9A 0 0 0,00 140,2 8761

25 144 BURAK DUT -9B 0 0 0,00 135,1 8960

26 93 ÖKKEŞ GÜNEŞ -9A 0 0 0,00 133,3 9032

27 0 SERHAT SAKA -9C 0 0 0,00 131,4 9098

28 110 TALHA      MÜFTÜOĞLU -9A 0 0 0,00 124,6 9311

29 138 YUNUSASLAN -9B 0 0 0,00 124,1 9326

                                                1 / 2



OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

KATILIMLAR

30 112 ALİ ÜLKÜ -9A 0 0 0,00 120,1 9448

31 129 EFE GÖK -9B 0 0 0,00 116,4 9551

32 101 İREM NUR SALMAN -9A 0 0 0,00 115,8 9566

33 176 CANSU BAKIR -9C 0 0 0,00 110,3 9709

34 21 AKİF ATAŞ -9A 0 0 0,00 109,7 9719

35 105 MEHMETALİ DEMİR -9A 0 0 0,00 106,0 9791

36 126 CEM AKPOLAT -9B 0 0 0,00

37 20 YUSUF KENAN ŞEN -9A 0 0 0,00

38 107 MUSTAFA YİĞİT -9A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

-9A -9B -9C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
-9A -9B -9C



-9A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 4 ELİF  BULANIK -9A 0 0 0,00 300,5 1871

2 46 NURAY KAVCI -9A 0 0 0,00 292,1 2230

3 68 SÜMEYYA KARAKUŞ -9A 0 0 0,00 270,3 3040

4 16 AHMET SOYLU -9A 0 0 0,00 258,7 3556

5 11 BÜŞRA ÇELİK -9A 0 0 0,00 254,6 3724

6 59 HİLAL SARIOĞLU -9A 0 0 0,00 243,2 4184

7 6 ARDA TOPUZ -9A 0 0 0,00 241,4 4258

8 60 DAMLA İDİL AKKUŞ -9A 0 0 0,00 241,4 4260

9 49 SARE DEMİR -9A 0 0 0,00 209,2 5719

10 13 GÜLSEREN SARIOĞLU -9A 0 0 0,00 200,7 6117

11 57 ABDULLAH AKYÜZ -9A 0 0 0,00 197,4 6266

12 9 ÖMER KARABULUT -9A 0 0 0,00 194,1 6407

13 52 AYŞE AKAN -9A 0 0 0,00 185,6 6773

14 30 NİSA ÇELİK -9A 0 0 0,00 176,1 7214

15 14 ÖMER ÜLGÜ -9A 0 0 0,00 170,8 7446

16 29 İBRAHİM AKTAŞ -9A 0 0 0,00 160,7 7894

17 51 NEDİM EREN -9A 0 0 0,00 157,5 8047

18 66 BÜŞRA SALMAN -9A 0 0 0,00 149,3 8397

19 61 KASIM BAZ -9A 0 0 0,00 148,1 8453

20 67 MUHAMMETKOÇTAŞ -9A 0 0 0,00 147,8 8470

21 76 EDA KILIÇASLAN -9A 0 0 0,00 140,2 8761

22 93 ÖKKEŞ GÜNEŞ -9A 0 0 0,00 133,3 9032

23 110 TALHA      MÜFTÜOĞLU -9A 0 0 0,00 124,6 9311

24 112 ALİ ÜLKÜ -9A 0 0 0,00 120,1 9448

25 101 İREM NUR SALMAN -9A 0 0 0,00 115,8 9566

26 21 AKİF ATAŞ -9A 0 0 0,00 109,7 9719

27 105 MEHMETALİ DEMİR -9A 0 0 0,00 106,0 9791

28 20 YUSUF KENAN ŞEN -9A 0 0 0,00



-9A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

SINIF: -9A

KATILIMLAR

29 107 MUSTAFA YİĞİT -9A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 145 ABDULLAHAĞCA -9B 0 0 0,00 140,3 8750

2 144 BURAK DUT -9B 0 0 0,00 135,1 8960

3 138 YUNUSASLAN -9B 0 0 0,00 124,1 9326

4 129 EFE GÖK -9B 0 0 0,00 116,4 9551

5 126 CEM AKPOLAT -9B 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 160 MUSTAFA AKOĞUL -9C 0 0 0,00 156,6 8086

2 199 HAFSAGÜL AK -9C 0 0 0,00 146,7 8532

3 0 SERHAT SAKA -9C 0 0 0,00 131,4 9098

4 176 CANSU BAKIR -9C 0 0 0,00 110,3 9709

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                4 / 4



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

KATILIMLAR

1 4 ELİF  BULANIK -9A 0 0 0,00 300,5 1871

2 46 NURAY KAVCI -9A 0 0 0,00 292,1 2230

3 68 SÜMEYYA KARAKUŞ -9A 0 0 0,00 270,3 3040

4 16 AHMET SOYLU -9A 0 0 0,00 258,7 3556

5 11 BÜŞRA ÇELİK -9A 0 0 0,00 254,6 3724

6 59 HİLAL SARIOĞLU -9A 0 0 0,00 243,2 4184

7 6 ARDA TOPUZ -9A 0 0 0,00 241,4 4258

8 60 DAMLA İDİL AKKUŞ -9A 0 0 0,00 241,4 4260

9 49 SARE DEMİR -9A 0 0 0,00 209,2 5719

10 13 GÜLSEREN SARIOĞLU -9A 0 0 0,00 200,7 6117

11 57 ABDULLAH AKYÜZ -9A 0 0 0,00 197,4 6266

12 9 ÖMER KARABULUT -9A 0 0 0,00 194,1 6407

13 52 AYŞE AKAN -9A 0 0 0,00 185,6 6773

14 30 NİSA ÇELİK -9A 0 0 0,00 176,1 7214

15 14 ÖMER ÜLGÜ -9A 0 0 0,00 170,8 7446

16 29 İBRAHİM AKTAŞ -9A 0 0 0,00 160,7 7894

17 51 NEDİM EREN -9A 0 0 0,00 157,5 8047

18 160 MUSTAFA AKOĞUL -9C 0 0 0,00 156,6 8086

19 66 BÜŞRA SALMAN -9A 0 0 0,00 149,3 8397

20 61 KASIM BAZ -9A 0 0 0,00 148,1 8453

21 67 MUHAMMETKOÇTAŞ -9A 0 0 0,00 147,8 8470

22 199 HAFSAGÜL AK -9C 0 0 0,00 146,7 8532

23 145 ABDULLAHAĞCA -9B 0 0 0,00 140,3 8750

24 76 EDA KILIÇASLAN -9A 0 0 0,00 140,2 8761

25 144 BURAK DUT -9B 0 0 0,00 135,1 8960

26 93 ÖKKEŞ GÜNEŞ -9A 0 0 0,00 133,3 9032

27 0 SERHAT SAKA -9C 0 0 0,00 131,4 9098

28 110 TALHA      MÜFTÜOĞLU -9A 0 0 0,00 124,6 9311

29 138 YUNUSASLAN -9B 0 0 0,00 124,1 9326

                                                1 / 2



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

KATILIMLAR

30 112 ALİ ÜLKÜ -9A 0 0 0,00 120,1 9448

31 129 EFE GÖK -9B 0 0 0,00 116,4 9551

32 101 İREM NUR SALMAN -9A 0 0 0,00 115,8 9566

33 176 CANSU BAKIR -9C 0 0 0,00 110,3 9709

34 21 AKİF ATAŞ -9A 0 0 0,00 109,7 9719

35 105 MEHMETALİ DEMİR -9A 0 0 0,00 106,0 9791

36 126 CEM AKPOLAT -9B 0 0 0,00

37 20 YUSUF KENAN ŞEN -9A 0 0 0,00

38 107 MUSTAFA YİĞİT -9A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

-9A -9B -9C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
-9A -9B -9C



-9A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 4 ELİF  BULANIK -9A 0 0 0,00 300,5 1871

2 46 NURAY KAVCI -9A 0 0 0,00 292,1 2230

3 68 SÜMEYYA KARAKUŞ -9A 0 0 0,00 270,3 3040

4 16 AHMET SOYLU -9A 0 0 0,00 258,7 3556

5 11 BÜŞRA ÇELİK -9A 0 0 0,00 254,6 3724

6 59 HİLAL SARIOĞLU -9A 0 0 0,00 243,2 4184

7 6 ARDA TOPUZ -9A 0 0 0,00 241,4 4258

8 60 DAMLA İDİL AKKUŞ -9A 0 0 0,00 241,4 4260

9 49 SARE DEMİR -9A 0 0 0,00 209,2 5719

10 13 GÜLSEREN SARIOĞLU -9A 0 0 0,00 200,7 6117

11 57 ABDULLAH AKYÜZ -9A 0 0 0,00 197,4 6266

12 9 ÖMER KARABULUT -9A 0 0 0,00 194,1 6407

13 52 AYŞE AKAN -9A 0 0 0,00 185,6 6773

14 30 NİSA ÇELİK -9A 0 0 0,00 176,1 7214

15 14 ÖMER ÜLGÜ -9A 0 0 0,00 170,8 7446

16 29 İBRAHİM AKTAŞ -9A 0 0 0,00 160,7 7894

17 51 NEDİM EREN -9A 0 0 0,00 157,5 8047

18 66 BÜŞRA SALMAN -9A 0 0 0,00 149,3 8397

19 61 KASIM BAZ -9A 0 0 0,00 148,1 8453

20 67 MUHAMMETKOÇTAŞ -9A 0 0 0,00 147,8 8470

21 76 EDA KILIÇASLAN -9A 0 0 0,00 140,2 8761

22 93 ÖKKEŞ GÜNEŞ -9A 0 0 0,00 133,3 9032

23 110 TALHA      MÜFTÜOĞLU -9A 0 0 0,00 124,6 9311

24 112 ALİ ÜLKÜ -9A 0 0 0,00 120,1 9448

25 101 İREM NUR SALMAN -9A 0 0 0,00 115,8 9566

26 21 AKİF ATAŞ -9A 0 0 0,00 109,7 9719

27 105 MEHMETALİ DEMİR -9A 0 0 0,00 106,0 9791

28 20 YUSUF KENAN ŞEN -9A 0 0 0,00



-9A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

SINIF: -9A

KATILIMLAR

29 107 MUSTAFA YİĞİT -9A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 145 ABDULLAHAĞCA -9B 0 0 0,00 140,3 8750

2 144 BURAK DUT -9B 0 0 0,00 135,1 8960

3 138 YUNUSASLAN -9B 0 0 0,00 124,1 9326

4 129 EFE GÖK -9B 0 0 0,00 116,4 9551

5 126 CEM AKPOLAT -9B 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2 38 132 141 10503

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Toplam TYT
D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 229,3

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 174,6

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 160 MUSTAFA AKOĞUL -9C 0 0 0,00 156,6 8086

2 199 HAFSAGÜL AK -9C 0 0 0,00 146,7 8532

3 0 SERHAT SAKA -9C 0 0 0,00 131,4 9098

4 176 CANSU BAKIR -9C 0 0 0,00 110,3 9709

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH AKYÜZ 57 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,378 229,250 11 11 36 43 6266

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 6 1 5,75 58 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 11 4 10,00 33 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 42 30 34,50 29 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe DE eabDBb CbACb ee D CAbD a CE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal bDEEaccdDCAAaBedD ccdAcEaBABCA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik     A c    ec    B            

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen DA   EACBe  b E CeA  D bE     

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 3 2 50
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 2 0 100
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100
İsim (Ad) 3 1 1 33
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 13 53

Tarih-1 12 7 5 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 4 7 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 2 1 67
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 0 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 11 4 37

Fizik 10 6 1 60

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 0 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 0 33
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 1 22



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SOYLU 16 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,723 229,250 4 4 8 14 3556

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 9 -0,25 -2 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 2 1 1,75 6 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 51 34 42,50 35 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe BcbeDB AaCACDEBBADCdAbcdD CEe 

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal EbDcdAbCAACDaba ddaebEBdABCACB

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik eecCEbc C ed DCBEDEEDDabBEd Ac

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen   c A   D                     

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 2 0 67
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 2 2 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 13 53

Tarih-1 12 8 4 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 2 9 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 15 11 50

Matematik-1 30 15 11 50

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 3 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 6 2 67
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

TYT Fen 30 2 1 7

Fizik 10 2 1 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 0 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ATAŞ 21 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,720 229,250 26 34 121 130 9719

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 24 -1,00 -3 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 3 2 2,50 21 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 8 12 5,00 17 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 17 44 6,00 5 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe cdCdeBE aaAbbbcccDddeeedcbabcd

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal dEa      A Debb   dbcEdBABbcaB

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik     Ecbcae                    

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen   bEACde                      

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 24 17

Türkçe 30 5 24 17

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 1 2 33
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 5 17
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 12 27

Tarih-1 12 3 2 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 1 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 0 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 7 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 2 1 67
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 1 5 3

Matematik-1 30 1 5 3

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 3 10

Fizik 10 3 3 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 1 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÜLKÜ 112 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,100 229,250 24 30 113 122 9448

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 19 4,25 14 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 1 6 -0,50 -4 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 2 8 0,00 0 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 5 25 -1,25 -4 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 29 82 8,50 7 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe bbd  bcBcdaaACDddBbcdeAebBbaCE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal CDEcedcADC AdBbb   c d abe BCA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik bccdddbda*ebcaaaadEcacDbdEcaaE

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen abcddaACddceeeEaCbcdabdebacdBa

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 19 30

Türkçe 30 9 19 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 5 17
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 1 2 33
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 12 37

Tarih-1 12 7 4 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 1 6 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 2 1 67
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 3 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 8 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 5 25 17

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 4 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOPUZ 6 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,400 229,250 7 7 15 21 4258

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 1 9 -1,25 -10 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 50 41 39,75 33 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe edBcbd BEAaC CDEaBADCdAac DCCE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal eDEbDcdAbCAAcda aa daebECBABbA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik   eecCEbc C ed DCBEaE   BbBEEd

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen D   dcACBeeaC EaC A           

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 3 3 50
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 3 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 15 43

Tarih-1 12 7 5 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 1 9 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 2 1 67
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 12 10 40

Matematik-1 30 12 10 40

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 3 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 2 44
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 8 6 27

Fizik 10 4 3 40

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 2 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKAN 52 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,583 229,250 13 13 46 53 6773

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 5 0,75 6 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 9 15 5,25 18 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 40 49 27,75 23 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe dea  B b CACaEaBAcCdACc   CEea

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal Ec BcAbCAA D dee  C aEe ABCAbe

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik ee CE a  Da c  BE  E a badbabc

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen b dEbdddD CA dCacaDC aE b dadD

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 2 0 67
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 2 3 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 10 43

Tarih-1 12 7 3 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 2 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 2 5 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 1 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 2 1 67
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 6 13 20

Matematik-1 30 6 13 20

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

TYT Fen 30 9 15 30

Fizik 10 2 6 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 2 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 5 4 50

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 5 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÇELİK 11 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,575 229,250 5 5 11 17 3724

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 3 0 3,00 25 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 1 1,75 15 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 8 3 7,25 24 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 50 21 44,75 37 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe DEBBCADBEbbaAaD eBADCCAaD aCCE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal  DE  B       B      a  E BAcCb

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik AD  A  d  Ce     B cE D B     

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen D   c ACBeDCCAE b A a CeEebAe 

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 5 1 83
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100
İsim (Ad) 3 2 0 67
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 3 27

Tarih-1 12 3 0 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 0 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 1 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 1 33
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 8 3 27

Matematik-1 30 8 3 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 0 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 3 1 33
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 4 2 40

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 6 1 60

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SALMAN 66 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,325 229,250 18 19 74 82 8397

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 2 3 1,25 10 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 29 49 16,75 14 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe DdcaaAee  abAbD aBAD  A D  CaE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal baEc       A    cedcCAcEaaABaA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik b  cd c           bD ca cbaEab

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen  cECdbddd  CC  cbbA a ddEccABa

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 11 37

Türkçe 30 11 11 37

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 4 1 67
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0
İsim (Ad) 3 0 1 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 11 27

Tarih-1 12 2 3 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 0 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 2 12 7

Matematik-1 30 2 12 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 2 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 8 15 27

Fizik 10 2 6 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 5 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA İDİL AKKUŞ 60 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,363 229,250 8 8 16 22 4260

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 1 6 -0,50 -4 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 8 1 7,75 78 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 52 37 42,75 36 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe DEd    BEA aACa eBAcbdACD aC E

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal  aEEaaEAbCAAcBedc   a  baBA bA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik Ac Bd EbD Ce b cCBED  DDabcbE 

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen ae  c ACBeDCCAEBCcA CDa Ed  B 

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 5 1 83
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 1 0 33
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 12 37

Tarih-1 12 7 4 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 1 6 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 12 10 40

Matematik-1 30 12 10 40

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 1 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 4 3 44
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 15 7 50

Fizik 10 3 4 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 8 1 80

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KILIÇASLAN 76 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,168 229,250 21 24 89 98 8761

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 1 2 0,50 4 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 7 9 4,75 16 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 1 4 0,00 0 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 19 26 12,50 10 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe d a   c  aACD dB c dAa  a CEe 

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal Eb ccADCc ba d    C a   ABb   

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik a A                         Ae

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen     A ddbc Aa C               

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 10 23

Türkçe 30 7 10 23

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0
İsim (Ad) 3 1 1 33
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 2 17
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 9 23

Tarih-1 12 4 6 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 2 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 0 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 0 33
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 1 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

TYT Fen 30 3 5 10

Fizik 10 1 4 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 1 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF  BULANIK 4 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,458 229,250 1 1 1 6 1871

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 3 19,25 64 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 8 0 8,00 80 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 66 26 59,50 50 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe B a DdEA CACD  BAD CACD DCCEeE

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal EcDB A CAAeDacb EaabEEB AdbAaB

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik   A E   Cbeb  CBEDEEDDc BE aAa

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen  bEEACdeD CA BCDAB CC EBbAc  e

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 3 67

Türkçe 30 20 3 67

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 2 0 67
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 6 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 12 8 2 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 2 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 4 6 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 2 1 67
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 3 0

TYT Matematik 30 14 6 47

Matematik-1 30 14 6 47

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 0 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 5 2 56
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

TYT Fen 30 17 6 57

Fizik 10 5 3 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 2 1 50
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 8 0 80

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 2 0 67
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 3 44
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEREN SARIOĞLU 13 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,653 229,250 10 10 33 40 6117

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 43 34 34,50 29 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe ed     BE  CACD eBbDC AaD bCCE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal dDcE c AbCAABabc  E ac EaBAaCA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik Ab db  ab e      B  d      bE 

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen b  edEAdeeD CAEdCDAcC   EeD B 

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 6 47

Türkçe 30 14 6 47

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 4 2 67
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50
İsim (Ad) 3 2 0 67
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 11 43

Tarih-1 12 6 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 0 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 3 5 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 13 9 43

Fizik 10 2 6 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 2 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 2 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 7 2 70

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 1 40

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL SARIOĞLU 59 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,170 229,250 6 6 14 20 4184

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 3 2 2,50 21 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 5 1 4,75 40 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 12 5 10,75 36 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 9 0 9,00 90 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 16 1 15,75 53 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 52 21 46,75 39 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe Ddccabe EA CACDEdBA  CACD  CCE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal eaEE       ABBDb     A EaBABbA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik Ab eA  b  C b    Bd E D a eEa 

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen b     ACBCDCCAEBC ABCD C      

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 4 1 67
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 0 50
İsim (Ad) 3 3 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 5 40

Tarih-1 12 3 2 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 0 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 0 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 5 1 42

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 1 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 1 22
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 16 1 53

Fizik 10 4 1 40

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 9 0 90

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 3 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 0 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 0 22



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKTAŞ 29 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,725 229,250 16 16 59 66 7894

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 1 8 -1,00 -10 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 6 18 1,50 5 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 36 63 20,25 17 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe ecdadbDBEbeaAdbcaBdDedAeDebaCE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal aDbEeBcAbCeAdBDceabeaAbEaBABCA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik AaBBcCddeeabcdE               

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen acbddEAdaCcabed bcAa eC E b  b

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 3 3 50
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 2 1 67
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 15 50

Tarih-1 12 6 6 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 2 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 8 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 2 1 67
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 2 1 67
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 1 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 6 18 20

Fizik 10 3 7 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 2 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 1 8 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NUR SALMAN 101 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,765 229,250 25 32 117 126 9566

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 17 -0,25 -1 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 3 7 1,25 10 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 8 15 4,25 14 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 5 12 2,00 7 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 3 17 -1,25 -4 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 20 61 4,75 4 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe ebd a adbc  A  dBdbeCebb  b Ca

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal baEc  ccbCeAcB ea c a cEaBA bA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik A Bce Eba    bbD  a  cb adBd  

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen edae cc c  aC acC Ac a e ab ed

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 17 13

Türkçe 30 4 17 13

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 0 4 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0
İsim (Ad) 3 1 2 33
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 15 27

Tarih-1 12 3 7 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 0 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 6 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 5 12 17

Matematik-1 30 5 12 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 2 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 4 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 17 10

Fizik 10 0 7 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 3 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 2 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 0 50
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 6 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KASIM BAZ 61 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,103 229,250 19 20 76 84 8453

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 1 1 0,75 8 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 31 41 20,75 17 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe dcabaedbaCAacbcBbDCCAdceaddEec

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal dEcecADCAACDedb aBCAEEecAaCdCB

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik  d                            

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen EedEcbdCDA    Ca              

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 0 3 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 2 4 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih-1 12 8 4 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 6 42

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 3 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 2 1 67
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

TYT Fen 30 6 6 20

Fizik 10 5 5 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETALİ DEMİR 105 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,003 229,250 27 35 124 133 9791

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 23 -0,75 -3 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 3 8 1,00 8 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 7 22 1,50 5 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 8 20 3,00 10 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 26 89 3,75 3 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe dabeaBEdaad acBc cdeAbcdcebacE

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal EEccbAe ddbabdcdacebcdBBAcadCd

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik BcbaEdDddecab*CeabcdbDcaecdbAc

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen ECb cecdabCbEcCacaDaCebcD acba

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 23 17

Türkçe 30 5 23 17

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 1 2 33
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 5 17
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 22 23

Tarih-1 12 3 8 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 0 2 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 10 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 0 3 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 2 33
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 2 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 7 22
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

TYT Fen 30 8 20 27

Fizik 10 2 7 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 2 1 50
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 7 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 6 22
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETKOÇTAŞ 67 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,828 229,250 20 21 78 86 8470

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 17 7,75 26 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 -1,50 -25 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 8 22 2,50 8 7,81 6,39 11,00

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 10 20 5,00 17 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 30 59 15,25 13 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe eacdCADBcAbabCD edbbbeACaBDdeE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal CDEEcaEcbeAAddcbedb*bAcdaeeaed

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Fen DcEbEEAeadbadcbaCcccdDeCdBceBd

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 17 40

Türkçe 30 12 17 40

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 5 17
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 0 2 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 22 27

Tarih-1 12 7 5 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 1 11 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 3 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 0 3 0

TYT Fen 30 10 20 33

Fizik 10 5 5 50

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 2 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YİĞİT 107 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 3 9 0,75 6 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 4 26 -2,50 -8 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 19 101 -6,25 -5 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe caBBeAacdbadcbccadcadadebBcaba

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal CbaEedcbaCbdecaebadeCcabCddedd

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik ADcBAabEacdceacbdadDaabcdcaadb

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen bAdeEbeadacbbAadeacadbaaEcaeea

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 26 13

Türkçe 30 4 26 13

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 0 6 0
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0
İsim (Ad) 3 0 3 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 5 25 17

Tarih-1 12 3 9 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 0 2 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 11 8

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 0 3 0

TYT Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 2 1 67
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 8 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 4 26 13

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEDİM EREN 51 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,480 229,250 17 17 65 72 8047

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 13 17 8,75 29 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 9 21 3,75 13 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 36 65 19,75 16 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe ddabbdEcaaACaddBADaeAeDcaCCEec

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal dcDBcdbdAAbDadbBcddAaEBBAaaAaB

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik  ac a b e D a C d a    E      

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen EadacddCacdAEBCaedbeddbcDAedeD

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 19 37

Türkçe 30 11 19 37

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0
İsim (Ad) 3 2 1 67
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 4 2 67
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 17 43

Tarih-1 12 5 7 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 2 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 5 7 42

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 2 1 67
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 3 0

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 2 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

TYT Fen 30 9 21 30

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÇELİK 30 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,063 229,250 14 14 51 58 7214

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 9 14 5,50 18 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 37 47 25,25 21 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe cBaA BdbbaAaD Bd DCCAabB d EeE

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal Eb dcdaCAA D  ed cee EdBb bAaB

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik  eA c  daa  a  B cd D e  ba Ab

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen   a ACBdaeCAE CbA De  E a B bb

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 2 0 100
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 2 0 100
İsim (Ad) 3 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 2 4 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 14 30

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 2 6 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 1 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 2 1 67
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 2 0

TYT Matematik 30 4 12 13

Matematik-1 30 4 12 13

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 1 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 4 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

TYT Fen 30 11 9 37

Fizik 10 3 4 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 2 22
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY KAVCI 46 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,053 229,250 2 2 2 8 2230

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 8 2 7,50 75 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 65 31 57,25 48 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe eEBca DdEACCACa BBADCCACDBDCCE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal eaEcD cA CAABBacb   abEEaBAdbA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik Aae A E a C  b   BEaEE Dc BE  

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen D  bEEACdecCCAaBCDABC C EBbAca

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 6 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 2 0 100
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 2 0 67
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 12 43

Tarih-1 12 6 4 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 0 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 4 5 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 3 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 11 6 37

Matematik-1 30 11 6 37

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 1 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 3 22
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 18 8 60

Fizik 10 5 3 50

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 2 1 50
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 8 2 80

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 3 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ GÜNEŞ 93 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,300 229,250 22 26 96 105 9032

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 8 9 5,75 19 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 1 2 0,50 5 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 1 9 -1,25 -4 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 20 41 9,75 8 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe daabDBcAaCdaDbeeecaaACb    E d

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal EaeaEe bAAC  A    bA dcBe     

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik  B  E  e  c    cc E  a  a     

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen     Ad   e  c be  a    e  a  a

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 17 27

Türkçe 30 8 17 27

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 0 2 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 4 17
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 9 27

Tarih-1 12 5 5 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 3 3 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 1 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 0 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 1 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

TYT Fen 30 1 9 3

Fizik 10 1 2 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 1 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 3 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 3 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARABULUT 9 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,095 229,250 12 12 40 47 6407

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 4 5 2,75 23 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 40 45 28,75 24 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe  ed cBdACCACD eBbD dAbc bCCEea

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal  bac AcC AbDabe   aAcdBBABaAaB

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik  dA E D CeDbd  B D   a  caaab 

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen b Ea bc Dd  EaCDAd C aE D cb  

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 1 1 33
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 3 3 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 13 37

Tarih-1 12 4 5 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 3 6 25

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 7 10 23

Matematik-1 30 7 10 23

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 1 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 3 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 2 5 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 2 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 2 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜLGÜ 14 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,785 229,250 15 15 56 63 7446

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 3 1 2,75 28 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 33 29 25,75 21 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe eEd e  dc   ACD eB c eACb   CE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal CDEaDcEAcCA cBacc EdCAb   bBbA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik A                             

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen D bCEbACddD CA  b   eed E   d 

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 9 30

Türkçe 30 9 9 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 3 2 50
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0
İsim (Ad) 3 1 1 33
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 12 8 3 67

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 4 6 33

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 1 33
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 5 4 50

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 3 1 30

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 3 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SARE DEMİR 49 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,245 229,250 9 9 28 35 5719

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 8 12 5,00 17 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 10 11 7,25 24 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 19 5 17,75 59 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 47 42 36,50 30 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe dcaA dbb aACD eBAc  caD adCEDd

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal  cedEADC A aa e d  A  BcbdbA c

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik  BA Eba C  ad C EaEc c dcEEaAe

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen ECaEACBeDACA dCaABDC  E   BdCD

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0
İsim (Ad) 3 1 1 33
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 2 4 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 12 27

Tarih-1 12 5 4 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 4 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 0 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 2 33
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 2 0

TYT Matematik 30 10 11 33

Matematik-1 30 10 11 33

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 2 0 67
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 4 22
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

TYT Fen 30 19 5 63

Fizik 10 8 2 80

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 3 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 1 40

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 1 33
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYA KARAKUŞ 68 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,315 229,250 3 3 5 11 3040

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 15 6 13,50 45 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 59 27 52,25 44 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe add C  ab  CACD eBADCCAa  DCdE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal  DcEDBdADCAAB bee   CA  aBAeCA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik Ae BA Ec  Cc    CBEDE D BbaEEd

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen aAECE bCBe CCAEaC A C eC    Bc

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 3 2 50
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 0 2 0
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 7 53

Tarih-1 12 9 2 75

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 2 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 3 3 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100

TYT Matematik 30 14 6 47

Matematik-1 30 14 6 47

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 2 0 67
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 5 0 56
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 15 6 50

Fizik 10 6 3 60

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 3 0 75
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 6 1 60

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 2 1 67
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 2 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 2 22



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA      MÜFTÜOĞLU 110 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,625 229,250 23 28 108 117 9311

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 3,54 2,98 7,88

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,17 1,72 4,06

Kimya 10 2 8 0,00 0 3,09 2,30 4,20

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 1,12 1,09 2,30

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 6,38 5,11 10,56

Toplam: 120 32 88 10,00 8 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe ececaeacaAbCcbDbBdbDCbAdDaDedE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal aDEbDdEADCddaBaecabebbcEaBABbb

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik AbdaeCbEaddecadbeadeacbaececaE

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen DcaeabACeeedbeaBCacdacadEcedac

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 2 4 33
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0
İsim (Ad) 3 0 3 0
HİKÂYE 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 18 40

Tarih-1 12 7 5 58

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 0 2 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 10 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 3 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 9 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 6 24 20

Fizik 10 3 7 30

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 4 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KENAN ŞEN 20 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 29 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 25 -2,25 -8 8,13 7,16 10,01

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 4,47 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 0 11 -2,75 -23 0,98 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 2,35 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 7 21 1,75 6 7,81 6,39 11,00

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 3,54 2,98 7,88

Toplam: 120 13 53 -0,25 0 25,52 21,43 38,47

TYT Türkçe Bcbdcadb aAbacdebbadcdaBcddceE

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal EbDcdAbCAAdeabaddeeeb cdbcdAb 

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik eeb Ebc eD                   b

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 25 13

Türkçe 30 4 25 13

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0
İsim (Ad) 3 0 3 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 5 17
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 21 23

Tarih-1 12 6 6 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 12 0 11 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 0 2 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 1 33
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 3 0

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 3 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAHAĞCA 145 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,303 229,250 1 23 88 97 8750

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 5 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 3,25 7,16 10,01

Tarih-1 12 3 8 1,00 8 0,20 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 0,95 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 -0,10 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 8 14 4,50 15 1,05 6,39 11,00

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,00 2,98 7,88

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,40 1,72 4,06

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,05 2,30 4,20

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,10 1,09 2,30

TYT Fen 30 3 11 0,25 1 1,55 5,11 10,56

Toplam: 120 22 41 11,75 10 6,85 21,43 38,47

TYT Türkçe a aBb DdE dCd edBB c  AaD   aE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal aD aDacbbacABBa      eaE BcddA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik c  B  E     c      b b    a   

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen Dc bdcbb   C  a ba  daC       

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 2 2 33
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 1 0 50
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0
İsim (Ad) 3 1 2 33
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 14 27

Tarih-1 12 3 8 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 3 3 25

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 2 1 67

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 0 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 11 10

Fizik 10 1 6 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 3 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 2 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DUT 144 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,138 229,250 2 25 92 101 8960

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 5 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 3,25 7,16 10,01

Tarih-1 12 1 11 -1,75 -15 0,20 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 0,95 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 -0,10 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 1,05 6,39 11,00

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 1,00 2,98 7,88

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,40 1,72 4,06

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,05 2,30 4,20

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 1,10 1,09 2,30

TYT Fen 30 7 23 1,25 4 1,55 5,11 10,56

Toplam: 120 31 89 8,75 7 6,85 21,43 38,47

TYT Türkçe aBCbDcEbbCeaDaBaeDbCedcaDebacE

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal dceaceebbcbDeAbaaBCdEcadeabeCc

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik dBACdEacaaaabcdabcbaDccbBdadAb

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen bbacAbeCDbaAEabadcaaebacaAdEba

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 19 37

Türkçe 30 11 19 37

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 1 2 33
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 2 4 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 6 24 20

Tarih-1 12 1 11 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 0 2 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 8 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 0 3 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 2 1 67
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 4 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 8 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50

TYT Fen 30 7 23 23

Fizik 10 3 7 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 4 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 2 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEM AKPOLAT 126 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 18 -1,50 -5 3,25 7,16 10,01

Tarih-1 12 1 9 -1,25 -10 0,20 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 3 1,25 10 0,95 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 -0,10 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 4 15 0,25 1 1,05 6,39 11,00

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 1,00 2,98 7,88

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 0,40 1,72 4,06

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,05 2,30 4,20

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,10 1,09 2,30

TYT Fen 30 2 13 -1,25 -4 1,55 5,11 10,56

Toplam: 120 14 56 0,00 0 6,85 21,43 38,47

TYT Türkçe ebdaa a b   AC   dbe ebeadeeCa

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal baEdacbcbe    a    BaAc   Aade

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik ADBceCEabbdeabd               

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen adbeabcbddeaCeE               

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 18 10

Türkçe 30 3 18 10

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 0 6 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0
İsim (Ad) 3 1 1 33
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 1 0 1 0
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 15 13

Tarih-1 12 1 9 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 3 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 17

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 2 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 2 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 2 13 7

Fizik 10 0 10 0

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 4 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 3 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 1 33
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE GÖK 129 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,410 229,250 4 31 116 125 9551

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 5 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 18 2,50 8 3,25 7,16 10,01

Tarih-1 12 5 6 3,50 29 0,20 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 0 11 -2,75 -23 0,95 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 -1,50 -25 -0,10 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 5 23 -0,75 -3 1,05 6,39 11,00

Matematik-1 30 6 22 0,50 2 1,00 2,98 7,88

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,40 1,72 4,06

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,05 2,30 4,20

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,10 1,09 2,30

TYT Fen 30 8 22 2,50 8 1,55 5,11 10,56

Toplam: 120 26 85 4,75 4 6,85 21,43 38,47

TYT Türkçe d a eac daACDadBecbdAa  aCCdac

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal EbeccADe ACbeeaddcbeadc bddebc

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik eBdadbe  cbaEbdBcDaEcedbcEaadb

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen EdbaceBdbeaAdcCbbacdCedcDABada

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 18 23

Türkçe 30 7 18 23

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 0 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0
İsim (Ad) 3 1 2 33
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 2 3 33
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 5 23 17

Tarih-1 12 5 6 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 0 11 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 0 3 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 0 3 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 3 0

TYT Matematik 30 6 22 20

Matematik-1 30 6 22 20

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 2 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 7 22
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 2 0

TYT Fen 30 8 22 27

Fizik 10 2 8 20

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 2 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSASLAN 138 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,103 229,250 3 29 109 118 9326

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 5 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 21 2,75 9 3,25 7,16 10,01

Tarih-1 12 2 10 -0,50 -4 0,20 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 0,95 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 -0,10 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 1,05 6,39 11,00

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 1,00 2,98 7,88

Fizik 10 5 5 3,75 38 0,40 1,72 4,06

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,05 2,30 4,20

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,10 1,09 2,30

TYT Fen 30 10 20 5,00 17 1,55 5,11 10,56

Toplam: 120 28 76 9,00 8 6,85 21,43 38,47

TYT Türkçe BabeeBbebbAdccedAedbACbe CbaeE

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal acbedAabeAbcbAcaaedAdaBBAebcda

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik acdaadbeCaDdEab               

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen aCdEAaBeDdabbeCcbeaddaEBcdBEac

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 21 27

Türkçe 30 8 21 27

Şiir türlerini belirler. 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 0 3 0
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 3 3 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 1 0 100
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 23 23

Tarih-1 12 2 10 17

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 4 8 33

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 2 33
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 3 0

TYT Matematik 30 3 12 10

Matematik-1 30 3 12 10

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 3 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 1 3 11
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

TYT Fen 30 10 20 33

Fizik 10 5 5 50

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 2 1 67
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU BAKIR 176 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,288 229,250 4 33 120 129 9709

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 4 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 23 0,25 1 5,00 7,16 10,01

Tarih-1 12 3 8 1,00 8 1,88 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 9 -0,25 -2 0,19 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,69 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 7 21 1,75 6 2,75 6,39 11,00

Matematik-1 30 6 17 1,75 6 1,56 2,98 7,88

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,25 1,72 4,06

Kimya 10 1 7 -0,75 -8 -0,44 2,30 4,20

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,88 1,09 2,30

TYT Fen 30 2 15 -1,75 -6 0,69 5,11 10,56

Toplam: 120 21 76 2,00 2 10,00 21,43 38,47

TYT Türkçe badddbaeceb dCDacBeaebAecdbaCE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal acEbDebdaC beaDcaebc AdbecbBdA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik ADecbadbcACacbEDaebecde       

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen ebEadabd aDbecaade            

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 23 20

Türkçe 30 6 23 20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 5 17
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 2 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 2 0
İsim (Ad) 3 1 2 33
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 21 23

Tarih-1 12 3 8 25

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 0 2 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 9 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 3 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 1 2 33
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 6 17 20

Matematik-1 30 6 17 20

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 3 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 3 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 2 5 22
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 2 15 7

Fizik 10 1 8 10

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 2 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 1 7 10

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 3 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 2 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAFSAGÜL AK 199 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,655 229,250 2 22 81 90 8532

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 4 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 5,00 7,16 10,01

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 1,88 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 3 1,25 10 0,19 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,69 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 2,75 6,39 11,00

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 1,56 2,98 7,88

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,25 1,72 4,06

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 -0,44 2,30 4,20

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 0,88 1,09 2,30

TYT Fen 30 4 13 0,75 3 0,69 5,11 10,56

Toplam: 120 25 40 15,00 13 10,00 21,43 38,47

TYT Türkçe dB ea E  CAdDaBd  CeAb  b CE  

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal Ec  cc C A Db c  B   d BAabA B

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik   d   c e  bbc Ba   b a aE    

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen bea  C e cd   d  abaCCE b  d a

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 9 33

Türkçe 30 10 9 33

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0
İsim (Ad) 3 2 1 67
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 8 30

Tarih-1 12 4 3 33

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 1 0 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 12 2 3 17

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 3 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 2 0

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 5 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 0 0

TYT Fen 30 4 13 13

Fizik 10 1 5 10

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 0 3 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 0 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 3 33
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA AKOĞUL 160 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,598 229,250 1 18 66 73 8086

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 4 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 5,00 7,16 10,01

Tarih-1 12 5 6 3,50 29 1,88 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 2 9 -0,25 -2 0,19 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 0,69 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 8 20 3,00 10 2,75 6,39 11,00

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 1,56 2,98 7,88

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,25 1,72 4,06

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,44 2,30 4,20

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,88 1,09 2,30

TYT Fen 30 5 25 -1,25 -4 0,69 5,11 10,56

Toplam: 120 32 75 13,25 11 10,00 21,43 38,47

TYT Türkçe eccBbeDBEcb edDdBcccbdAbacDCCE

Cevap Anahtarı A DEBBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCE

TYT Sosyal bDEceBaA beA BaAccaebdacbadaeA

Cevap Anahtarı A CDEEDBEADCAABBDADBEBCAEECBABCA

TYT Matematik Ab Be Ed   cc b bBEabE   EadcE

Cevap Anahtarı A ADBBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEE

TYT Fen cbbeaEcCeabaCbaBdaccabCdceeedc

Cevap Anahtarı A DAECEEACBCDCCAEBCDABCDCCEBDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 18 37

Türkçe 30 11 18 37

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 5 17
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 1 1 50
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 1 1 50
İsim (Ad) 3 2 1 67
HİKÂYE 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 1 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 20 27

Tarih-1 12 5 6 42

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 2 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 2 9 17

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 3 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 1 2 33

TYT Matematik 30 8 12 27

Matematik-1 30 8 12 27

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 1 1 33
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 4 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 5 25 17

Fizik 10 2 8 20

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 1 2 33
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 1 2 33
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 1 1 50
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11



SINAV SONUÇ BELGESİ 9 SINIF BİLGİ SARMAL 2

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT SAKA 0 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,400 229,250 3 27 97 106 9098

Puanı Hesaplanan: 35 128 137 10001

Katılımlar: 4 38 132 141 10503

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 5,00 7,16 10,01

Tarih-1 12 1 5 -0,25 -2 1,88 3,64 5,85

Coğrafya-1 12 1 4 0,00 0 0,19 0,89 2,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,69 1,86 2,81

TYT Sosyal 30 2 11 -0,75 -3 2,75 6,39 11,00

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 1,56 2,98 7,88

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,25 1,72 4,06

Kimya 10 1 3 0,25 3 -0,44 2,30 4,20

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 0,88 1,09 2,30

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 0,69 5,11 10,56

Toplam: 120 19 37 9,75 8 10,00 21,43 38,47

TYT Türkçe d  eb E dad D B  aadAbD   CED 

Cevap Anahtarı B BBCADBEACCACDEBBADCCACDBDCCEDE

TYT Sosyal  d  b  Cbdb  b c  b E c   d b 

Cevap Anahtarı B EEDBEADCAACDDADBEBCAEEBBABCACB

TYT Matematik dd  E   a a    Bd    b   d  c 

Cevap Anahtarı B BBACEEDACDDEEDCBEDEEDDBEBEEEAD

TYT Fen bCE de   A  adC   b  aE   dE D

Cevap Anahtarı B ECEEACBCDACAEBCDABDCCCEBDABECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 10 27

Türkçe 30 8 10 27

Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 2 0 1 0
Edebî sanatları belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiir türlerini belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.2 0 1 0
İsim (Ad) 3 2 0 67
HİKÂYE 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0
Hikâye anlatım tekniklerini bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 6 1 2 17
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Manzume ile şiiri karşılaştırır.1 0 0 0
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 1 1 0 100
Manzume ile şiiri karşılaştırır. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 2 11 7

Tarih-1 12 1 5 8

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 2 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 12 1 4 8

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 4 0 2 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 3 1 0 33
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 3 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 3 0 2 0

TYT Matematik 30 2 8 7

Matematik-1 30 2 8 7

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 3 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0
İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 9 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 2 0 1 0

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 3 3 30

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 4 2 1 50
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 3 0 2 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 10 1 3 10

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 2 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 3 0 2 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 2 30

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 2 33
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
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