
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ 22 108 108 926

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,93 6,45 8,31 3,18 2,29 2,61 2,92 1,43 2,56 2,25 0,70 2,08 1,45 0,27 1,38 8,96 4,47 7,84 1,79 2,21 1,24 2,22 2,10 1,69 2,81 1,77 2,37 35,51 21,69 30,08 242,650

Okul Ortalaması 8,45 8,36 6,36 1,82 3,50 0,94 3,86 2,00 3,36 1,77 1,14 1,49 1,23 0,27 1,16 4,84 3,89 3,87 0,13 1,88 -0,34 0,50 0,75 0,31 0,75 1,63 0,34 23,35 23,42 17,49 188,150

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 16 4 15,00 3 3 2,25 5 1 4,75 4 0 4,00 1 0 1,00 11 6 9,50 40 14 36,50 305,023 238

2 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 12 4 11,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 0 1,00 9 0 9,00 30 9 27,75 262,348 384

3 1110 SEHER ÇELİK 11B 12 5 10,75 2 4 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 8 1 7,75 29 13 25,75 249,733 434

4 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 12 7 10,25 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 5 5 3,75 28 12 25,00 228,433 520

5 2169 FARUK ŞANAL 11C 8 6 6,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 8 0 8,00 0 1 -0,25 21 9 18,75 215,223 573

6 2221 SEVDA ŞENOL 11B 10 9 7,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 8 2 7,50 22 23 16,25 208,839 605

7 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 9 8 7,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 1 0 1,00 6 0 6,00 23 18 18,50 207,230 613

8 2191 SEDA BEGİT 11B 8 10 5,50 1 3 0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 1 0 1,00 7 4 6,00 23 20 18,00 200,968 635

9 10 METEHAN DEMİR 11C 8 11 5,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 7 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 30 27 23,25 200,933 636

10 0 BEDİRHAN KILIÇ 11C 4 6 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 17 16 13,00 181,094 695

11 2193 ZEHRA İŞDAR 11 11 8 9,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 1 0,75 20 17 15,75 178,603 700

12 2194 SILA ŞENOL 11B 9 5 7,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 19 14 15,50 176,086 709

13 2218 KAAN AKOGU L 11C 9 9 6,75 4 3 3,25 4 2 3,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 22 23 16,25 175,461 712

14 2220 NURSİMA ATEŞ 11A 8 8 6,00 2 5 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 19 17 14,75 174,748 715

15 2207 MUSTAFA KIYIKOĞLU 11C 7 9 4,75 2 2 1,50 5 2 4,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 173,700 720

16 2244 MİRAY AYCIL 11A 8 6 6,50 2 3 1,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 12 12,00 158,803 744

17 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 4 15 0,25 2 3 1,25 4 3 3,25 2 2 1,50 2 0 2,00 5 6 3,50 19 29 11,75 153,766 749

18 2227 NİSANUR KILIÇ 11A 8 10 5,50 2 3 1,25 2 4 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 15 20 10,00 149,278 759

19 2211 SUDENUR SALMAN 11B 9 10 6,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 13 20 8,00 143,795 770

20 2209 CELALAÇAR 11C 1 11 -1,75 4 3 3,25 6 1 5,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 20 23 14,25 139,176 780

21 2212 ABDULAZİZ 11C 6 10 3,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 14 30 6,50 135,084 788

22 2215 CİHAN  KOÇC 11C 7 13 3,75 1 6 -0,50 5 2 4,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 18 -2,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 21 59 6,25 120,969 826

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ 22 108 108 926

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,93 6,45 8,31 3,18 2,29 2,61 2,92 1,43 2,56 2,25 0,70 2,08 1,45 0,27 1,38 8,96 4,47 7,84 1,79 2,21 1,24 2,22 2,10 1,69 2,81 1,77 2,37 35,51 21,69 30,08 242,650

Okul Ortalaması 8,45 8,36 6,36 1,82 3,50 0,94 3,86 2,00 3,36 1,77 1,14 1,49 1,23 0,27 1,16 4,84 3,89 3,87 0,13 1,88 -0,34 0,50 0,75 0,31 0,75 1,63 0,34 23,35 23,42 17,49 188,150

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ 22 108 108 926

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,93 6,45 8,31 3,18 2,29 2,61 2,92 1,43 2,56 2,25 0,70 2,08 1,45 0,27 1,38 8,96 4,47 7,84 1,79 2,21 1,24 2,22 2,10 1,69 2,81 1,77 2,37 35,51 21,69 30,08 242,650

Okul Ortalaması 8,45 8,36 6,36 1,82 3,50 0,94 3,86 2,00 3,36 1,77 1,14 1,49 1,23 0,27 1,16 4,84 3,89 3,87 0,13 1,88 -0,34 0,50 0,75 0,31 0,75 1,63 0,34 23,35 23,42 17,49 188,150

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 2193 ZEHRA İŞDAR 11 11 8 9,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 1 0,75 20 17 15,75 178,603 700

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ 22 108 108 926

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,93 6,45 8,31 3,18 2,29 2,61 2,92 1,43 2,56 2,25 0,70 2,08 1,45 0,27 1,38 8,96 4,47 7,84 1,79 2,21 1,24 2,22 2,10 1,69 2,81 1,77 2,37 35,51 21,69 30,08 242,650

Okul Ortalaması 8,45 8,36 6,36 1,82 3,50 0,94 3,86 2,00 3,36 1,77 1,14 1,49 1,23 0,27 1,16 4,84 3,89 3,87 0,13 1,88 -0,34 0,50 0,75 0,31 0,75 1,63 0,34 23,35 23,42 17,49 188,150

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 2220 NURSİMA ATEŞ 11A 8 8 6,00 2 5 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 19 17 14,75 174,748 715

2 2244 MİRAY AYCIL 11A 8 6 6,50 2 3 1,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 12 12,00 158,803 744

3 2227 NİSANUR KILIÇ 11A 8 10 5,50 2 3 1,25 2 4 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 15 20 10,00 149,278 759

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ 22 108 108 926

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,93 6,45 8,31 3,18 2,29 2,61 2,92 1,43 2,56 2,25 0,70 2,08 1,45 0,27 1,38 8,96 4,47 7,84 1,79 2,21 1,24 2,22 2,10 1,69 2,81 1,77 2,37 35,51 21,69 30,08 242,650

Okul Ortalaması 8,45 8,36 6,36 1,82 3,50 0,94 3,86 2,00 3,36 1,77 1,14 1,49 1,23 0,27 1,16 4,84 3,89 3,87 0,13 1,88 -0,34 0,50 0,75 0,31 0,75 1,63 0,34 23,35 23,42 17,49 188,150

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 2204 MELİSA ÇELİK 11B 16 4 15,00 3 3 2,25 5 1 4,75 4 0 4,00 1 0 1,00 11 6 9,50 40 14 36,50 305,023 238

2 2170 GÜLŞEN BOLAT 11B 12 4 11,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 0 1,00 9 0 9,00 30 9 27,75 262,348 384

3 1110 SEHER ÇELİK 11B 12 5 10,75 2 4 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 8 1 7,75 29 13 25,75 249,733 434

4 2167 ZEYNEP BEGİT 11B 12 7 10,25 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 5 5 3,75 28 12 25,00 228,433 520

5 2221 SEVDA ŞENOL 11B 10 9 7,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 8 2 7,50 22 23 16,25 208,839 605

6 2182 ŞERİFE ATEŞ 11B 9 8 7,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 1 0 1,00 6 0 6,00 23 18 18,50 207,230 613

7 2191 SEDA BEGİT 11B 8 10 5,50 1 3 0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 1 0 1,00 7 4 6,00 23 20 18,00 200,968 635

8 2194 SILA ŞENOL 11B 9 5 7,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 19 14 15,50 176,086 709

9 2181 BÜŞRA AKKOÇ 11B 4 15 0,25 2 3 1,25 4 3 3,25 2 2 1,50 2 0 2,00 5 6 3,50 19 29 11,75 153,766 749

10 2211 SUDENUR SALMAN 11B 9 10 6,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 13 20 8,00 143,795 770

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ 22 108 108 926

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,93 6,45 8,31 3,18 2,29 2,61 2,92 1,43 2,56 2,25 0,70 2,08 1,45 0,27 1,38 8,96 4,47 7,84 1,79 2,21 1,24 2,22 2,10 1,69 2,81 1,77 2,37 35,51 21,69 30,08 242,650

Okul Ortalaması 8,45 8,36 6,36 1,82 3,50 0,94 3,86 2,00 3,36 1,77 1,14 1,49 1,23 0,27 1,16 4,84 3,89 3,87 0,13 1,88 -0,34 0,50 0,75 0,31 0,75 1,63 0,34 23,35 23,42 17,49 188,150

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 2169 FARUK ŞANAL 11C 8 6 6,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 8 0 8,00 0 1 -0,25 21 9 18,75 215,223 573

2 10 METEHAN DEMİR 11C 8 11 5,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 7 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 30 27 23,25 200,933 636

3 0 BEDİRHAN KILIÇ 11C 4 6 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 17 16 13,00 181,094 695

4 2218 KAAN AKOGU L 11C 9 9 6,75 4 3 3,25 4 2 3,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 22 23 16,25 175,461 712

5 2207 MUSTAFA KIYIKOĞLU 11C 7 9 4,75 2 2 1,50 5 2 4,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 20 19 15,25 173,700 720

6 2209 CELALAÇAR 11C 1 11 -1,75 4 3 3,25 6 1 5,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 20 23 14,25 139,176 780

7 2212 ABDULAZİZ 11C 6 10 3,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 14 30 6,50 135,084 788

8 2215 CİHAN  KOÇC 11C 7 13 3,75 1 6 -0,50 5 2 4,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 18 -2,50 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 21 59 6,25 120,969 826

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İŞDAR 2193 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,603 242,650 1 11 74 74 700

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 1 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 9,00 45 9,00 6,36 8,31

Tarih 7 2 4 1,00 14 1,00 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 2,25 3,36 2,56

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,75 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,75 1,16 1,38

Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,75 6,95 8,64

Toplam: 80 20 17 15,75 20 15,75 16,77 25,98

Türkçe EdDCBcDDddAB adEbACa

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal DaaAe bA daBaDEbBCDc

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 2 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 1 50
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 9 9 45

Tarih 7 2 4 29
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 2 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 3 3 43
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Felsefe 4 3 1 75
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 1 0 100
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 1 0
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 2 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY AYCIL 2244 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,803 242,650 2 16 88 88 744

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 3 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,50 33 6,00 6,36 8,31

Tarih 7 2 3 1,25 18 1,08 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 2,67 3,36 2,56

Felsefe 4 0 1 -0,25 -6 0,50 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,33 1,16 1,38

Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,58 6,95 8,64

Toplam: 80 15 12 12,00 15 12,25 16,77 25,98

Türkçe D EEcD cdaEd a  A BC

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal dbBC d  dDEbAC a   D

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 6 40

Türkçe 20 8 6 40
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 1 0 100
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 0 1 0
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 7 6 35

Tarih 7 2 3 29
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 2 1 50
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 0 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 4 2 57
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Felsefe 4 0 1 0
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 0 0 0
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KILIÇ 2227 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,278 242,650 3 18 91 91 759

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 3 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 5,50 28 6,00 6,36 8,31

Tarih 7 2 3 1,25 18 1,08 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 2,67 3,36 2,56

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,50 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 1,33 1,16 1,38

Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,58 6,95 8,64

Toplam: 80 15 20 10,00 13 12,25 16,77 25,98

Türkçe DaEcDcBeAdc bEE Abae

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal dEdC  cdeaE dCBabeAD

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 7 10 35

Tarih 7 2 3 29
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 3 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 1 0 100
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 0 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 0 0
Coğrafya-1 7 2 4 29
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 0 2 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Felsefe 4 1 3 25
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 1 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
NURSİMA ATEŞ 2220 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,748 242,650 1 14 78 78 715

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 3 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 6,00 30 6,00 6,36 8,31

Tarih 7 2 5 0,75 11 1,08 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 2,67 3,36 2,56

Felsefe 4 2 2 1,50 38 0,50 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,33 1,16 1,38

Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,58 6,95 8,64

Matematik-1 20 2 0 2,00 10 2,00 3,87 7,84

Toplam: 80 19 17 14,75 18 12,25 16,77 25,98

Türkçe cCEbebBaABa  E  AeaC

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal ecBacAceBDE dCdaCA D

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik D E                 

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 8 40

Türkçe 20 8 8 40
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 9 9 45

Tarih 7 2 5 29
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 3 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 4 2 57
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 1 1 50
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Felsefe 4 2 2 50
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 1 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 2 0 10

Matematik-1 20 2 0 10
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 0 50
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 1 0 50
ESAS ÖLÇÜ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 0 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKKOÇ 2181 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,766 242,650 9 17 89 89 749

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 0,25 1 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 2 3 1,25 18 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 5 6 3,50 18 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 19 29 11,75 15 20,30 16,77 25,98

Türkçe EbDaecbDaacd edEccba

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal  dcdBC AddCBdDEeBdDA

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Matematik AaEEDc eB    cc   d 

Cevap Anahtarı B ABEEDBDBBCCECAADECCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 4 15 20

Türkçe 20 4 15 20
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 0 2 0
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 0 2 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 10 8 50

Tarih 7 2 3 29
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 2 0 50
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 4 3 57
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Felsefe 4 2 2 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 1 0 100
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 1 0
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Matematik 20 5 6 25

Matematik-1 20 5 6 25
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 2 0 100
ESAS ÖLÇÜ 3 1 1 33
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 0 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 2 20
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 1 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞEN BOLAT 2170 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,348 242,650 2 2 12 12 384

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 11,00 55 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 1 5 -0,25 -4 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 4 0 4,00 57 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 3 0 3,00 75 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 9 0 9,00 45 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 30 9 27,75 35 20,30 16,77 25,98

Türkçe b DCBDDbE ABb  EeACB

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal bcc Bae  ECB DE BCD 

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Matematik ABEED D B C   A     

Cevap Anahtarı B ABEEDBDBBCCECAADECCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 4 60

Türkçe 20 12 4 60
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 0 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 2 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 9 5 45

Tarih 7 1 5 14
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 3 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 0 0
Coğrafya-1 7 4 0 57
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 1 0 50
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Felsefe 4 3 0 75
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 1 0 100
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 0 0
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 2 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 9 0 45

Matematik-1 20 9 0 45
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 2 0 100
ESAS ÖLÇÜ 3 3 0 100
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 0 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 0 40
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 1 0 100
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ÇELİK 2204 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,023 242,650 1 1 3 3 238

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 15,00 75 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 3 3 2,25 32 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 5 1 4,75 68 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 4 0 4,00 100 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 11 6 9,50 48 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 40 14 36,50 46 20,30 16,77 25,98

Türkçe DdEEbDBDABECEEceAABC

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal AcB cdDBBDEc CBECA D

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik DCEABaCD aAcCBe C cc

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 1 0 100
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 1 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 13 4 65

Tarih 7 3 3 43
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 3 0 75
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 5 1 71
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 1 0 50
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Felsefe 4 4 0 100
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 2 0 100
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 1 0 100
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 11 6 55

Matematik-1 20 11 6 55
YÖNLÜ AÇILAR 2 2 0 100
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 2 0 100
ESAS ÖLÇÜ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 2 20
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 1 0 100
SİNÜS TEOREMİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 1 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA BEGİT 2191 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,968 242,650 7 8 57 57 635

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 5,50 28 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 1 3 0,25 4 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 2 1 1,75 44 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 7 4 6,00 30 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 23 20 18,00 23 20,30 16,77 25,98

Türkçe DaEdceaadBbe EE AbBC

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal e B b eBBD dcCBE e D

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik   EABECDcccB    d   

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 8 6 40

Tarih 7 1 3 14
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 2 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 0 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 0 0
Coğrafya-1 7 4 2 57
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 1 1 50
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Felsefe 4 2 1 50
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 0 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 1 0 100
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 7 4 35

Matematik-1 20 7 4 35
YÖNLÜ AÇILAR 2 0 0 0
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 2 0 100
ESAS ÖLÇÜ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 2 40
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 1 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ÇELİK 1110 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,733 242,650 3 3 16 16 434

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,75 54 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 2 4 1,00 14 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 4 1 3,75 54 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 8 1 7,75 39 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 29 13 25,75 32 20,30 16,77 25,98

Türkçe cCEbDbBDABa  EE AeBC

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal  cBdcAceBDE  CdaCA D

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik D EABECDe  B        

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 5 60

Türkçe 20 12 5 60
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 9 7 45

Tarih 7 2 4 29
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 2 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 4 1 57
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 1 0 50
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Felsefe 4 2 2 50
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 1 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 8 1 40

Matematik-1 20 8 1 40
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 0 50
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 2 0 100
ESAS ÖLÇÜ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 1 40
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE ATEŞ 2182 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,230 242,650 6 7 51 51 613

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 7,00 35 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 1 6 -0,50 -7 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 6 0 6,00 30 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 23 18 18,50 23 20,30 16,77 25,98

Türkçe EbcCBaeba ABE  EeACa

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal bccdBaed ECBeDaAdCD 

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Matematik A EED   B C         

Cevap Anahtarı B ABEEDBDBBCCECAADECCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 8 45

Türkçe 20 9 8 45
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 2 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 8 10 40

Tarih 7 1 6 14
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 3 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 4 2 57
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 1 1 50
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Felsefe 4 2 2 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 6 0 30

Matematik-1 20 6 0 30
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 2 0 100
ESAS ÖLÇÜ 3 2 0 67
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 0 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 0 20
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA ŞENOL 2221 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,839 242,650 5 6 48 48 605

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,75 39 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 0 7 -1,75 -25 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 1 1 0,75 19 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 4 12 1,00 5 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 8 2 7,50 38 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 22 23 16,25 20 20,30 16,77 25,98

Türkçe DaEEDDebAcaedEd AdBC

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal eaebddcdB dd CBa  eD

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik DdEABECDc  B        

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 1 0 100
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 4 12 20

Tarih 7 0 7 0
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 0 4 0
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 2 3 29
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 0 0 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Felsefe 4 1 1 25
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 0 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Matematik 20 8 2 40

Matematik-1 20 8 2 40
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 1 50
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 2 0 100
ESAS ÖLÇÜ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 1 40
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ŞENOL 2194 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,086 242,650 8 12 75 75 709

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 5 7,75 39 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 1 5 -0,25 -4 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 5 1 4,75 68 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 2 1 1,75 44 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 1 2 0,50 3 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 19 14 15,50 19 20,30 16,77 25,98

Türkçe E DbBDbDb  dE  aAA B

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal caaAc dA ECBdD ABdD 

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Matematik  eE b               

Cevap Anahtarı B ABEEDBDBBCCECAADECCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 5 45

Türkçe 20 9 5 45
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 0 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 0 1 0
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 0 1 0
EDEBİYAT AKIMLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 9 7 45

Tarih 7 1 5 14
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 0 3 0
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 5 1 71
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Felsefe 4 2 1 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 0 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 1 2 5

Matematik-1 20 1 2 5
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 1 0 50
ESAS ÖLÇÜ 3 0 1 0
YÖNLÜ AÇILAR 2 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SALMAN 2211 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,795 242,650 10 19 92 92 770

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 6,50 33 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 1 3 0,25 4 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 1 4 0,00 0 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 1 0 1,00 25 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 4 8 2,00 10 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 0 2 -0,50 -3 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 13 20 8,00 10 20,30 16,77 25,98

Türkçe DeEaDDBbbdEddEb AbBe

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal Aae  d deD * a E  bD

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik b            e      

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 4 8 20

Tarih 7 1 3 14
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 1 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 0 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 1 4 14
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 1 0 50
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Felsefe 4 1 0 25
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 0 0 0
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 1 0 100
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Matematik 20 0 2 0

Matematik-1 20 0 2 0
YÖNLÜ AÇILAR 2 0 1 0
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 0 0 0
ESAS ÖLÇÜ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 0 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEGİT 2167 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,433 242,650 4 4 25 25 520

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 10 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 10,25 51 8,18 6,36 8,31

Tarih 7 3 0 3,00 43 0,52 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 5 0 5,00 71 3,38 3,36 2,56

Felsefe 4 2 0 2,00 50 1,88 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,05 1,16 1,38

Sosyal 20 11 0 11,00 55 6,82 6,95 8,64

Matematik-1 20 5 5 3,75 19 5,30 3,87 7,84

Toplam: 80 28 12 25,00 31 20,30 16,77 25,98

Türkçe DCEaDDBDbBbd EdCAdBb

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal  E C A  BDE ACB  A D

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik D E B C   bc a  bC c

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 2 0 100
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 11 0 55

Tarih 7 3 0 43
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 0 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 1 0 100
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 0 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 5 0 71
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Felsefe 4 2 0 50
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 0 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 0 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 5 5 25

Matematik-1 20 5 5 25
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 0 50
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 1 0 50
ESAS ÖLÇÜ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 1 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 1 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULAZİZ 2212 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,084 242,650 7 21 94 94 788

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 8 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 3,50 18 3,91 6,36 8,31

Tarih 7 0 5 -1,25 -18 1,41 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 3,75 3,36 2,56

Felsefe 4 2 1 1,75 44 1,22 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 1,28 1,16 1,38

Sosyal 20 5 11 2,25 11 7,66 6,95 8,64

Matematik-1 20 2 5 0,75 4 2,31 3,87 7,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,34 -0,34 1,24

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,31 1,69

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,34 0,34 2,37

Fen 20 1 4 0,00 0 0,31 0,31 5,30

Toplam: 80 14 30 6,50 8 14,19 16,77 25,98

Türkçe cCEd Deacda  E eAAdb

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal cdd cb eBba eCBc AcD

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik e a B    B   e  dd  

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Fen b c   d          C c

Cevap Anahtarı A CBDACEBBECDDBAEDBCAE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 10 30

Türkçe 20 6 10 30
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 1 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 5 11 25

Tarih 7 0 5 0
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 0 2 0
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 2 4 29
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 0 2 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Felsefe 4 2 1 50
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 0 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Matematik 20 2 5 10

Matematik-1 20 2 5 10
YÖNLÜ AÇILAR 2 0 1 0
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 0 1 0
ESAS ÖLÇÜ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 0 20
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 1 0

Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 3 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Kimya 7 0 0 0
Atomun kuantum modeli, kuantum sayıları ve orbital çeşitleri 4 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişim eğilimleri 2 0 0 0
Yükseltgenme basamakları 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 1 17
ARKA BEYİN 1 0 0 0
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ 1 0 0 0
ENDOKRİN BEZLER VE HORMONLAR 2 0 0 0
OMURİLİK 1 1 0 100
BEYİN 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN KILIÇ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,094 242,650 3 10 72 72 695

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 8 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 6 2,50 13 3,91 6,36 8,31

Tarih 7 1 2 0,50 7 1,41 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 3,75 3,36 2,56

Felsefe 4 0 2 -0,50 -13 1,22 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,28 1,16 1,38

Sosyal 20 5 6 3,50 18 7,66 6,95 8,64

Matematik-1 20 8 3 7,25 36 2,31 3,87 7,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,34 -0,34 1,24

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,31 1,69

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,34 2,37

Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 0,31 5,30

Toplam: 80 17 16 13,00 16 14,19 16,77 25,98

Türkçe   cad  D  b    cbACB

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal c   B cbb CB Da d D 

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Matematik ABEED aBBC b  d     

Cevap Anahtarı B ABEEDBDBBCCECAADECCB

Fen                   a 

Cevap Anahtarı B EBCDBCAEBADDBCACDBEE

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 4 6 20

Türkçe 20 4 6 20
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 0 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 0 1 0
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 0 1 0
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 5 6 25

Tarih 7 1 2 14
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 2 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 0 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 0 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 0 0
Coğrafya-1 7 3 2 43
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 1 1 50
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Felsefe 4 0 2 0
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 0 0
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 8 3 40

Matematik-1 20 8 3 40
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 2 0 100
ESAS ÖLÇÜ 3 2 0 67
YÖNLÜ AÇILAR 2 2 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 1 20
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 1 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 1 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0

Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Atomun kuantum modeli, kuantum sayıları ve orbital çeşitleri 4 0 0 0
Yükseltgenme basamakları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişim eğilimleri 2 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
ENDOKRİN BEZLER VE HORMONLAR 2 0 0 0
OMURİLİK 1 0 0 0
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ 1 0 0 0
ARKA BEYİN 1 0 1 0
BEYİN 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
CELALAÇAR 2209 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,176 242,650 6 20 93 93 780

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 8 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 11 -1,75 -9 3,91 6,36 8,31

Tarih 7 4 3 3,25 46 1,41 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 6 1 5,75 82 3,75 3,36 2,56

Felsefe 4 2 0 2,00 50 1,22 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 1,28 1,16 1,38

Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,66 6,95 8,64

Matematik-1 20 1 4 0,00 0 2,31 3,87 7,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,34 -0,34 1,24

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,31 0,31 1,69

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,34 0,34 2,37

Fen 20 5 3 4,25 21 0,31 0,31 5,30

Toplam: 80 20 23 14,25 18 14,19 16,77 25,98

Türkçe bbb a  eabbc  E   ad

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal ccEABCdAdECBBDEA  Dd

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Matematik   baad    C         

Cevap Anahtarı B ABEEDBDBBCCECAADECCB

Fen b a  C  B D   d D E 

Cevap Anahtarı B EBCDBCAEBADDBCACDBEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 1 11 5

Türkçe 20 1 11 5
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 0 2 0
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 0 0 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 0 0 0
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 13 5 65

Tarih 7 4 3 57
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 2 2 50
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 1 0 100
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 6 1 86
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Felsefe 4 2 0 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 1 0 100
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Matematik 20 1 4 5

Matematik-1 20 1 4 5
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 0 1 0
ESAS ÖLÇÜ 3 1 1 33
YÖNLÜ AÇILAR 2 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 1 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0

Fen 20 5 3 25

Fizik 7 1 2 14
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Kimya 7 2 0 29
Atomun kuantum modeli, kuantum sayıları ve orbital çeşitleri 4 0 0 0
Yükseltgenme basamakları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişim eğilimleri 2 1 0 50
Biyoloji 6 2 1 33
ENDOKRİN BEZLER VE HORMONLAR 2 0 1 0
OMURİLİK 1 0 0 0
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ 1 1 0 100
ARKA BEYİN 1 1 0 100
BEYİN 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN  KOÇC 2215 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,969 242,650 8 22 98 98 826

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 8 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 3,75 19 3,91 6,36 8,31

Tarih 7 1 6 -0,50 -7 1,41 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 5 2 4,50 64 3,75 3,36 2,56

Felsefe 4 1 3 0,25 6 1,22 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 1,28 1,16 1,38

Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,66 6,95 8,64

Matematik-1 20 2 18 -2,50 -13 2,31 3,87 7,84

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,34 -0,34 1,24

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,31 0,31 1,69

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,34 0,34 2,37

Fen 20 4 16 0,00 0 0,31 0,31 5,30

Toplam: 80 21 59 6,25 8 14,19 16,77 25,98

Türkçe bbcdeDDDdCAcEacaebCe

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal DcadeabAAdCBeDcAadDb

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Matematik ecdcbcbaaebbbbbDcCdc

Cevap Anahtarı B ABEEDBDBBCCECAADECCB

Fen ccbcddbbacebBCbbcBEb

Cevap Anahtarı B EBCDBCAEBADDBCACDBEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 1 1 50
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 0 2 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 0 1 0
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 8 12 40

Tarih 7 1 6 14
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 3 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 5 2 71
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Felsefe 4 1 3 25
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Dünya ve Ahiret 2 1 1 50

Matematik 20 2 18 10

Matematik-1 20 2 18 10
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 0 2 0
ESAS ÖLÇÜ 3 0 3 0
YÖNLÜ AÇILAR 2 0 2 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 5 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 3 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 1 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS TEOREMİ 1 1 0 100

Fen 20 4 16 20

Fizik 7 0 7 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Kimya 7 2 5 29
Atomun kuantum modeli, kuantum sayıları ve orbital çeşitleri 4 2 2 50
Yükseltgenme basamakları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişim eğilimleri 2 0 2 0
Biyoloji 6 2 4 33
ENDOKRİN BEZLER VE HORMONLAR 2 1 1 50
OMURİLİK 1 0 1 0
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ 1 0 1 0
ARKA BEYİN 1 1 0 100
BEYİN 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
FARUK ŞANAL 2169 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,223 242,650 1 5 37 37 573

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 8 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,50 33 3,91 6,36 8,31

Tarih 7 0 0 0,00 0 1,41 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 3,75 3,36 2,56

Felsefe 4 1 0 1,00 25 1,22 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 1,28 1,16 1,38

Sosyal 20 5 2 4,50 23 7,66 6,95 8,64

Matematik-1 20 8 0 8,00 40 2,31 3,87 7,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,34 -0,34 1,24

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,31 1,69

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,34 2,37

Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 0,31 5,30

Toplam: 80 21 9 18,75 23 14,19 16,77 25,98

Türkçe DaEabDdDAB d E  A a 

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal        aBDd  CB    D

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik D EABEC  B B        

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Fen      a              

Cevap Anahtarı A CBDACEBBECDDBAEDBCAE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 6 40

Türkçe 20 8 6 40
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 5 2 25

Tarih 7 0 0 0
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 0 0 0
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 0 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 0 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 0 0
Coğrafya-1 7 3 2 43
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 1 0 50
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Felsefe 4 1 0 25
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 0 50
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 0 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Dünya ve Ahiret 2 1 0 50

Matematik 20 8 0 40

Matematik-1 20 8 0 40
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 0 50
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 2 0 100
ESAS ÖLÇÜ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 0 40
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0

Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Kimya 7 0 0 0
Atomun kuantum modeli, kuantum sayıları ve orbital çeşitleri 4 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişim eğilimleri 2 0 0 0
Yükseltgenme basamakları 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
ARKA BEYİN 1 0 0 0
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ 1 0 0 0
ENDOKRİN BEZLER VE HORMONLAR 2 0 0 0
OMURİLİK 1 0 0 0
BEYİN 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AKOGU L 2218 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,461 242,650 4 13 77 77 712

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 8 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,75 34 3,91 6,36 8,31

Tarih 7 4 3 3,25 46 1,41 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 3,75 3,36 2,56

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,22 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 1,28 1,16 1,38

Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,66 6,95 8,64

Matematik-1 20 2 6 0,50 3 2,31 3,87 7,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,34 -0,34 1,24

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,31 1,69

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,34 2,37

Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 0,31 5,30

Toplam: 80 22 23 16,25 20 14,19 16,77 25,98

Türkçe b DbBaDDabeBE aEbbCB

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal DEaAaCbA bCBdD bBbDA

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Matematik b EcbB ecd          

Cevap Anahtarı B ABEEDBDBBCCECAADECCB

Fen                    a

Cevap Anahtarı B EBCDBCAEBADDBCACDBEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 0 0
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 1 1 50
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 0 1 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 11 7 55

Tarih 7 4 3 57
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 2 2 50
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 1 0 100
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 4 2 57
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Felsefe 4 1 2 25
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 0 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 0 1 0
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Matematik 20 2 6 10

Matematik-1 20 2 6 10
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 1 1 50
ESAS ÖLÇÜ 3 0 1 0
YÖNLÜ AÇILAR 2 0 2 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 1 20
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0

Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Atomun kuantum modeli, kuantum sayıları ve orbital çeşitleri 4 0 0 0
Yükseltgenme basamakları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişim eğilimleri 2 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
ENDOKRİN BEZLER VE HORMONLAR 2 0 0 0
OMURİLİK 1 0 0 0
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ 1 0 0 0
ARKA BEYİN 1 0 0 0
BEYİN 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN DEMİR 10 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,933 242,650 2 9 58 58 636

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 8 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 5,25 26 3,91 6,36 8,31

Tarih 7 5 2 4,50 64 1,41 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 6 1 5,75 82 3,75 3,36 2,56

Felsefe 4 4 0 4,00 100 1,22 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 1,28 1,16 1,38

Sosyal 20 17 3 16,25 81 7,66 6,95 8,64

Matematik-1 20 4 7 2,25 11 2,31 3,87 7,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,34 -0,34 1,24

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,31 1,69

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,34 0,34 2,37

Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,31 0,31 5,30

Toplam: 80 30 27 23,25 29 14,19 16,77 25,98

Türkçe DaddaDBcdBb aEECAcdd

Cevap Anahtarı A DCEEDDBDABECEEECAABC

Sosyal dcBCEADBBDEdACBECAAD

Cevap Anahtarı A AEBCEADBBDEAACBECAAD

Matematik DabAaaCcbdA         

Cevap Anahtarı A DCEABECDABABCBDBCCEE

Fen   a  b  c     a  Cbb

Cevap Anahtarı A CBDACEBBECDDBAEDBCAE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN ANLAMI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 1 0 100
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 2 0 100
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sosyal 20 17 3 85

Tarih 7 5 2 71
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 3 1 75
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 0 1 0
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 1 0 100
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 6 1 86
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Felsefe 4 4 0 100
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 2 0 100
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 1 0 100
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Matematik 20 4 7 20

Matematik-1 20 4 7 20
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 1 50
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 1 1 50
ESAS ÖLÇÜ 3 1 2 33
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 3 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 1 0 100
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0

Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 2 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Kimya 7 0 1 0
Atomun kuantum modeli, kuantum sayıları ve orbital çeşitleri 4 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişim eğilimleri 2 0 0 0
Yükseltgenme basamakları 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 3 17
ARKA BEYİN 1 0 1 0
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ 1 0 0 0
ENDOKRİN BEZLER VE HORMONLAR 2 0 1 0
OMURİLİK 1 1 0 100
BEYİN 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 11.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KIYIKOĞLU 2207 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,700 242,650 5 15 80 80 720

Puanı Hesaplanan: 22 108 108 926

Katılımlar: 8 22 108 108 926

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,75 24 3,91 6,36 8,31

Tarih 7 2 2 1,50 21 1,41 0,94 2,61

Coğrafya-1 7 5 2 4,50 64 3,75 3,36 2,56

Felsefe 4 1 1 0,75 19 1,22 1,49 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 1,28 1,16 1,38

Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,66 6,95 8,64

Matematik-1 20 3 3 2,25 11 2,31 3,87 7,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,34 -0,34 1,24

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,31 1,69

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,34 2,37

Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,31 0,31 5,30

Toplam: 80 20 19 15,25 19 14,19 16,77 25,98

Türkçe dE bde DE Adc cabACB

Cevap Anahtarı B EEDCBDDDECABECEEAACB

Sosyal DEcb   AbdCBBDaA  DA

Cevap Anahtarı B DEEABCAAAECBBDEABCDA

Matematik  adEDc B            

Cevap Anahtarı B ABEEDBDBBCCECAADECCB

Fen                   ca

Cevap Anahtarı B EBCDBCAEBADDBCACDBEE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 9 35

Türkçe 20 7 9 35
PARÇANIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN-HİKAYE 1 1 0 100
SÖZ ÖBEKLERİNİN ANLAMI 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN ANLAMI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 2 1 1 50
TANZİMAT EDEBİYATI COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) 2 1 0 50
CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK YARGILAR 1 0 1 0
EDEBİYAT AKIMLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sosyal 20 10 5 50

Tarih 7 2 2 29
XVII. YÜZYIL SIYASI ORTAMINDA OSMANLI DEVLETI 4 1 0 25
WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA 1 1 0 100
1700-1774 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER 1 0 1 0
AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 5 2 71
Şehirlerin Tarihsel Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları 2 2 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Dünya’daki Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Ekosistemlerin Unsurları, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Felsefe 4 1 1 25
Filozofların töz hakkındaki düşünceleri (Konfüçyüs, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides)1 0 1 0
Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları 1 1 0 100
Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının, felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne2 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 100
Dünya ve Ahiret 2 2 0 100

Matematik 20 3 3 15

Matematik-1 20 3 3 15
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 2 0 1 0
ESAS ÖLÇÜ 3 1 1 33
YÖNLÜ AÇILAR 2 1 0 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 1 0
TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
İNDİRGEME FORMÜLLERİ 3 0 0 0
KOSİNÜS FONKSİYONU 1 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS TEOREMİ 1 0 0 0

Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Atomun kuantum modeli, kuantum sayıları ve orbital çeşitleri 4 0 0 0
Yükseltgenme basamakları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişim eğilimleri 2 0 0 0
Biyoloji 6 0 2 0
ENDOKRİN BEZLER VE HORMONLAR 2 0 0 0
OMURİLİK 1 0 0 0
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ 1 0 0 0
ARKA BEYİN 1 0 1 0
BEYİN 1 0 1 0
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