
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ 35 107 107 1080

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,12 6,61 8,47 4,01 2,41 3,41 2,99 2,48 2,37 2,87 0,85 2,66 1,08 0,75 0,89 7,16 5,68 5,74 1,75 2,83 1,05 1,66 1,64 1,25 3,13 1,91 2,65 34,77 25,16 28,49 240,590

Okul Ortalaması 6,54 11,97 3,55 2,89 3,77 1,94 2,06 4,00 1,06 1,43 2,14 0,89 0,66 1,03 0,40 3,42 9,64 1,02 0,59 4,22 -0,46 0,81 4,00 -0,19 1,81 3,25 1,00 20,21 44,02 9,21 144,460

KATILIMLAR

1 223 ZİŞAN SALMAN 10A 11 9 8,75 2 5 0,75 2 5 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 5 11 2,25 4 3 3,25 0 7 -1,75 4 2 3,50 33 43 22,25 206,995 689

2 297 SERKAN AKOĞUL 10A 10 10 7,50 4 3 3,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 9 -0,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 4 2 3,50 30 41 19,75 184,976 782

3 288 MERYEM ABDURAHİM 10B 10 3 9,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 25 25 18,75 184,670 783

4 278 BELİNAY SALMAN 10B 11 9 8,75 5 2 4,50 3 4 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 24 35 15,25 178,824 808

5 256 EDA AKKAYA 10B 11 6 9,50 4 1 3,75 2 8 0,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 19 24 13,00 171,400 835

6 302 EMİRHAN AKYÜZ 10A 9 11 6,25 4 3 3,25 4 3 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 22 24 16,00 169,783 845

7 340 ADEM AKYÜZ 10A 7 12 4,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 22 18 17,50 168,768 850

8 273 AYSİMA KESKİN 10B 10 10 7,50 5 2 4,50 1 2 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 20 29 12,75 166,555 861

9 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 7 11 4,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 5 12 2,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 25 45 13,75 165,451 865

10 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 8 11 5,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 23 43 12,25 163,310 873

11 294 ŞAFAK KARAKUŞ 10C 7 13 3,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 8 12 5,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 23 57 8,75 161,506 883

12 305 HAMZA AKSAY 10C 5 11 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 20 13,00 155,391 907

13 279 SEHER YILMAZ 10B 8 11 5,25 2 5 0,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 21 29 13,75 155,261 908

14 295 HALİL İBRAHİM YILMAZ 10C 6 11 3,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 6 11 3,25 0 5 -1,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 21 49 8,75 153,238 915

15 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 6 13 2,75 5 2 4,50 4 2 3,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 12 -1,00 1 4 0,00 2 5 0,75 3 3 2,25 26 43 15,25 152,386 920

16 225 NİSA KILIÇ 10A 6 11 3,25 3 4 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 5 13 1,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 22 47 10,25 150,970 925

17 233 ŞEVVAL ONUR 10A 8 10 5,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 18 31 10,25 149,214 931

18 298 EFE KIYIKOĞLU 10C 7 11 4,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 11 0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 20 39 10,25 147,500 941

19 209 SEMİHA KILIÇ 10A 7 8 5,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 4 1,00 13 22 7,50 139,410 958

20 309 MEHMET DEMİR 10C 6 12 3,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 12 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 20 48 8,00 139,358 960

21 214 KEVSER AKKOÇ 10A 4 12 1,00 4 2 3,50 4 3 3,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 4 1,00 18 32 10,00 131,836 981

22 330 HUKUK SARI 10C 4 16 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 8 12 5,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 18 61 2,75 130,965 984

23 319 ATALHA AÇIKGÖZ 10C 8 8 6,00 2 5 0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 17 -1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 19 56 5,00 130,086 990

24 338 ÜMİT AKTÜR 10C 5 15 1,25 4 3 3,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 13 1,75 1 5 -0,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 19 53 5,75 129,953 991

25 301 MURAT KARABULUT 10C 5 15 1,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 5 15 1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 21 59 6,25 128,013 999

26 0 EMİR AKSOY 10Ü 4 16 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 8 12 5,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 17 63 1,25 126,150 1004

27 344 KEREM AY 10D 3 15 -0,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 9 1,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 17 44 6,00 124,690 1008

28 336 BAKİ KILIÇ 10C 6 14 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 5 15 1,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 18 62 2,50 121,306 1015

29 356 AHMET KAYA 10D 5 11 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 8 19 3,25 120,843 1017
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ 35 107 107 1080

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,12 6,61 8,47 4,01 2,41 3,41 2,99 2,48 2,37 2,87 0,85 2,66 1,08 0,75 0,89 7,16 5,68 5,74 1,75 2,83 1,05 1,66 1,64 1,25 3,13 1,91 2,65 34,77 25,16 28,49 240,590

Okul Ortalaması 6,54 11,97 3,55 2,89 3,77 1,94 2,06 4,00 1,06 1,43 2,14 0,89 0,66 1,03 0,40 3,42 9,64 1,02 0,59 4,22 -0,46 0,81 4,00 -0,19 1,81 3,25 1,00 20,21 44,02 9,21 144,460

KATILIMLAR

30 382 AHMET ALTUN 10D 5 15 1,25 2 5 0,75 4 3 3,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 13 30 5,50 117,301 1026

31 383 MUZAFFER KAHYA 10D 5 15 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 16 0,00 1 5 -0,25 0 7 -1,75 3 3 2,25 19 60 4,00 116,749 1029

32 337 MUSTAFA SOYLU 10C 5 15 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 16 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 19 61 3,75 115,656 1031

33 335 FERAMUZ KALAY 10C 4 16 0,00 2 5 0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 5 15 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 16 64 0,00 106,244 1052

34 362 YUSUF SAMİ 10D 3 17 -1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 5 11 2,25 11 45 -0,25 105,170 1056

35 0 İLKER SALMAN 10C 3 16 -1,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 16 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 13 66 -3,50 86,123 1073

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ 35 107 107 1080

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,12 6,61 8,47 4,01 2,41 3,41 2,99 2,48 2,37 2,87 0,85 2,66 1,08 0,75 0,89 7,16 5,68 5,74 1,75 2,83 1,05 1,66 1,64 1,25 3,13 1,91 2,65 34,77 25,16 28,49 240,590

Okul Ortalaması 6,54 11,97 3,55 2,89 3,77 1,94 2,06 4,00 1,06 1,43 2,14 0,89 0,66 1,03 0,40 3,42 9,64 1,02 0,59 4,22 -0,46 0,81 4,00 -0,19 1,81 3,25 1,00 20,21 44,02 9,21 144,460

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 223 ZİŞAN SALMAN 10A 11 9 8,75 2 5 0,75 2 5 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 5 11 2,25 4 3 3,25 0 7 -1,75 4 2 3,50 33 43 22,25 206,995 689

2 297 SERKAN AKOĞUL 10A 10 10 7,50 4 3 3,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 9 -0,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 4 2 3,50 30 41 19,75 184,976 782

3 302 EMİRHAN AKYÜZ 10A 9 11 6,25 4 3 3,25 4 3 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 22 24 16,00 169,783 845

4 340 ADEM AKYÜZ 10A 7 12 4,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 22 18 17,50 168,768 850

5 225 NİSA KILIÇ 10A 6 11 3,25 3 4 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 5 13 1,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 22 47 10,25 150,970 925

6 233 ŞEVVAL ONUR 10A 8 10 5,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 4 1,00 18 31 10,25 149,214 931

7 209 SEMİHA KILIÇ 10A 7 8 5,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 4 1,00 13 22 7,50 139,410 958

8 214 KEVSER AKKOÇ 10A 4 12 1,00 4 2 3,50 4 3 3,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 4 1,00 18 32 10,00 131,836 981

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ 35 107 107 1080

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,12 6,61 8,47 4,01 2,41 3,41 2,99 2,48 2,37 2,87 0,85 2,66 1,08 0,75 0,89 7,16 5,68 5,74 1,75 2,83 1,05 1,66 1,64 1,25 3,13 1,91 2,65 34,77 25,16 28,49 240,590

Okul Ortalaması 6,54 11,97 3,55 2,89 3,77 1,94 2,06 4,00 1,06 1,43 2,14 0,89 0,66 1,03 0,40 3,42 9,64 1,02 0,59 4,22 -0,46 0,81 4,00 -0,19 1,81 3,25 1,00 20,21 44,02 9,21 144,460

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 288 MERYEM ABDURAHİM 10B 10 3 9,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 25 25 18,75 184,670 783

2 278 BELİNAY SALMAN 10B 11 9 8,75 5 2 4,50 3 4 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 24 35 15,25 178,824 808

3 256 EDA AKKAYA 10B 11 6 9,50 4 1 3,75 2 8 0,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 19 24 13,00 171,400 835

4 273 AYSİMA KESKİN 10B 10 10 7,50 5 2 4,50 1 2 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 20 29 12,75 166,555 861

5 279 SEHER YILMAZ 10B 8 11 5,25 2 5 0,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 21 29 13,75 155,261 908

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ 35 107 107 1080

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,12 6,61 8,47 4,01 2,41 3,41 2,99 2,48 2,37 2,87 0,85 2,66 1,08 0,75 0,89 7,16 5,68 5,74 1,75 2,83 1,05 1,66 1,64 1,25 3,13 1,91 2,65 34,77 25,16 28,49 240,590

Okul Ortalaması 6,54 11,97 3,55 2,89 3,77 1,94 2,06 4,00 1,06 1,43 2,14 0,89 0,66 1,03 0,40 3,42 9,64 1,02 0,59 4,22 -0,46 0,81 4,00 -0,19 1,81 3,25 1,00 20,21 44,02 9,21 144,460

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 311 ÖKKEŞ YİĞİT 10C 7 11 4,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 5 12 2,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 25 45 13,75 165,451 865

2 294 ŞAFAK KARAKUŞ 10C 7 13 3,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 8 12 5,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 23 57 8,75 161,506 883

3 305 HAMZA AKSAY 10C 5 11 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 20 13,00 155,391 907

4 295 HALİL İBRAHİM YILMAZ 10C 6 11 3,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 6 11 3,25 0 5 -1,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 21 49 8,75 153,238 915

5 327 MUSTAFA AKDENİZ 10C 6 13 2,75 5 2 4,50 4 2 3,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 12 -1,00 1 4 0,00 2 5 0,75 3 3 2,25 26 43 15,25 152,386 920

6 298 EFE KIYIKOĞLU 10C 7 11 4,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 11 0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 20 39 10,25 147,500 941

7 309 MEHMET DEMİR 10C 6 12 3,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 12 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 20 48 8,00 139,358 960

8 330 HUKUK SARI 10C 4 16 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 8 12 5,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 18 61 2,75 130,965 984

9 319 ATALHA AÇIKGÖZ 10C 8 8 6,00 2 5 0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 17 -1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 19 56 5,00 130,086 990

10 338 ÜMİT AKTÜR 10C 5 15 1,25 4 3 3,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 13 1,75 1 5 -0,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 19 53 5,75 129,953 991

11 301 MURAT KARABULUT 10C 5 15 1,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 5 15 1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 21 59 6,25 128,013 999

12 336 BAKİ KILIÇ 10C 6 14 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 5 15 1,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 18 62 2,50 121,306 1015

13 337 MUSTAFA SOYLU 10C 5 15 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 16 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 19 61 3,75 115,656 1031

14 335 FERAMUZ KALAY 10C 4 16 0,00 2 5 0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 5 15 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 16 64 0,00 106,244 1052

15 0 İLKER SALMAN 10C 3 16 -1,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 16 0,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 13 66 -3,50 86,123 1073
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ 35 107 107 1080

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,12 6,61 8,47 4,01 2,41 3,41 2,99 2,48 2,37 2,87 0,85 2,66 1,08 0,75 0,89 7,16 5,68 5,74 1,75 2,83 1,05 1,66 1,64 1,25 3,13 1,91 2,65 34,77 25,16 28,49 240,590

Okul Ortalaması 6,54 11,97 3,55 2,89 3,77 1,94 2,06 4,00 1,06 1,43 2,14 0,89 0,66 1,03 0,40 3,42 9,64 1,02 0,59 4,22 -0,46 0,81 4,00 -0,19 1,81 3,25 1,00 20,21 44,02 9,21 144,460

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 378 MEHMET ALİ YILMAZ 10D 8 11 5,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 23 43 12,25 163,310 873

2 344 KEREM AY 10D 3 15 -0,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 9 1,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 17 44 6,00 124,690 1008

3 356 AHMET KAYA 10D 5 11 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 8 19 3,25 120,843 1017

4 382 AHMET ALTUN 10D 5 15 1,25 2 5 0,75 4 3 3,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 13 30 5,50 117,301 1026

5 383 MUZAFFER KAHYA 10D 5 15 1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 16 0,00 1 5 -0,25 0 7 -1,75 3 3 2,25 19 60 4,00 116,749 1029

6 362 YUSUF SAMİ 10D 3 17 -1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 5 11 2,25 11 45 -0,25 105,170 1056

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10Ü SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ 35 107 107 1080

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,12 6,61 8,47 4,01 2,41 3,41 2,99 2,48 2,37 2,87 0,85 2,66 1,08 0,75 0,89 7,16 5,68 5,74 1,75 2,83 1,05 1,66 1,64 1,25 3,13 1,91 2,65 34,77 25,16 28,49 240,590

Okul Ortalaması 6,54 11,97 3,55 2,89 3,77 1,94 2,06 4,00 1,06 1,43 2,14 0,89 0,66 1,03 0,40 3,42 9,64 1,02 0,59 4,22 -0,46 0,81 4,00 -0,19 1,81 3,25 1,00 20,21 44,02 9,21 144,460

SINIF: 10Ü

KATILIMLAR

1 0 EMİR AKSOY 10Ü 4 16 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 8 12 5,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 17 63 1,25 126,150 1004

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM AKYÜZ 340 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,768 240,590 4 7 58 58 850

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 8 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 4,00 20 5,16 3,55 8,47

Tarih 7 6 1 5,75 82 2,72 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 5 2 4,50 64 2,44 1,06 2,37

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,00 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,66 0,40 0,89

Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,81 4,29 9,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,21 -0,46 1,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,64 -0,19 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,46 1,00 2,65

Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,04 0,35 4,94

Toplam: 80 22 18 17,50 22 14,19 9,12 28,35

Türkçe BaACcECaAdEa cceabea

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal EaEAABDCAcEBaDEeADaC

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Fen    a                

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 1 0 100
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 1 0 100
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
KOŞUK 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 15 5 75

Tarih 7 6 1 86
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 5 2 71
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 1 1 50
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 2 1 67
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Felsefe 4 3 1 75
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Mol kavramı 3 0 0 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
MİTOTİK EVRE 3 0 0 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0
REJENERASYON 1 0 0 0
PARTENOGENEZ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKYÜZ 302 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,783 240,590 3 6 57 57 845

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 8 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 6,25 31 5,16 3,55 8,47

Tarih 7 4 3 3,25 46 2,72 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 2,44 1,06 2,37

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,00 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,66 0,40 0,89

Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,81 4,29 9,33

Matematik-1 20 1 5 -0,25 -1 0,42 1,02 5,74

Toplam: 80 22 24 16,00 20 14,19 9,12 28,35

Türkçe AaBBCaEEEdebcdeDeCdb

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DcBEbaAEbDAbBcADEddE

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik  aaa      e    aC   

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 1 0 100
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 1 0 100
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 12 8 60

Tarih 7 4 3 57
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 1 1 50
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 4 3 57
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 3 1 75
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 1 5 5

Matematik-1 20 1 5 5
Permütasyon 7 0 2 0
Kombinasyon 6 0 2 0
Binom 2 0 0 0
Olasılık 5 1 1 20



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER AKKOÇ 214 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,836 240,590 8 21 87 87 981

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 8 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 1,00 5 5,16 3,55 8,47

Tarih 7 4 2 3,50 50 2,72 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 2,44 1,06 2,37

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,00 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,66 0,40 0,89

Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,81 4,29 9,33

Matematik-1 20 0 3 -0,75 -4 0,42 1,02 5,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,21 -0,46 1,05

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,64 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,46 1,00 2,65

Fen 20 3 9 0,75 4 1,04 0,35 4,94

Toplam: 80 18 32 10,00 13 14,19 9,12 28,35

Türkçe eaBB ecadaA dBeb b b

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DEa AeAEeDAaBbADEada

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik  aa b               

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen c b    d aB a aCeaAe

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 4 12 20

Türkçe 20 4 12 20
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 0 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 1 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 1 0 100
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0

Sosyal 20 11 8 55

Tarih 7 4 2 57
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 1 1 50
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 0 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 4 3 57
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 3 1 75
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 0 3 0

Matematik-1 20 0 3 0
Permütasyon 7 0 2 0
Kombinasyon 6 0 1 0
Binom 2 0 0 0
Olasılık 5 0 0 0

Fen 20 3 9 15

Fizik 7 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 7 1 3 14
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol kavramı 3 1 1 33
Biyoloji 6 2 4 33
MİTOTİK EVRE 3 2 1 67
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KILIÇ 225 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,970 240,590 5 16 78 78 925

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 8 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 3,25 16 5,16 3,55 8,47

Tarih 7 3 4 2,00 29 2,72 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 2,44 1,06 2,37

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,00 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,66 0,40 0,89

Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,81 4,29 9,33

Matematik-1 20 5 13 1,75 9 0,42 1,02 5,74

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,21 -0,46 1,05

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,64 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,46 1,00 2,65

Fen 20 2 12 -1,00 -5 1,04 0,35 4,94

Toplam: 80 22 47 10,25 13 14,19 9,12 28,35

Türkçe BeebcEeaAdE bDde dD 

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal deEAcBbedbaBbDddADEC

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik adbeCB  aCebbDdeedeC

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen cCe bc eaddb  cDb  a

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 1 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 1 0 100

Sosyal 20 9 11 45

Tarih 7 3 4 43
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 2 5 29
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Felsefe 4 2 2 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Matematik 20 5 13 25

Matematik-1 20 5 13 25
Kombinasyon 6 1 4 17
Permütasyon 7 2 5 29
Olasılık 5 1 3 20
Binom 2 1 1 50

Fen 20 2 12 10

Fizik 7 1 4 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya 7 0 5 0
Mol kavramı 3 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 1 3 17
MİTOTİK EVRE 3 0 2 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA KILIÇ 209 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,410 240,590 7 19 83 83 958

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 8 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 5,00 25 5,16 3,55 8,47

Tarih 7 1 6 -0,50 -7 2,72 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 2,44 1,06 2,37

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,00 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,66 0,40 0,89

Sosyal 20 4 10 1,50 8 7,81 4,29 9,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,21 -0,46 1,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,64 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,46 1,00 2,65

Fen 20 2 4 1,00 5 1,04 0,35 4,94

Toplam: 80 13 22 7,50 9 14,19 9,12 28,35

Türkçe eaBBaC dE AacB De  b

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal bacccaAEdc a   DEe  

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Fen               aabcAD

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 1 0 100
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 0 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 1 0 100
KOŞUK 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0

Sosyal 20 4 10 20

Tarih 7 1 6 14
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 1 3 14
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 1 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 0 0
Felsefe 4 2 1 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol kavramı 3 0 0 0
Biyoloji 6 2 4 33
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN AKOĞUL 297 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,976 240,590 2 2 40 40 782

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 8 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 7,50 38 5,16 3,55 8,47

Tarih 7 4 3 3,25 46 2,72 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 5 2 4,50 64 2,44 1,06 2,37

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,00 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,66 0,40 0,89

Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,81 4,29 9,33

Matematik-1 20 2 9 -0,25 -1 0,42 1,02 5,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,21 -0,46 1,05

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,64 -0,19 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,46 1,00 2,65

Fen 20 6 14 2,50 13 1,04 0,35 4,94

Toplam: 80 30 41 19,75 25 14,19 9,12 28,35

Türkçe AeBBdaccaaAdbBcDDCEA

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DEBdAebECDAaBdcDEbCa

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik dCeaEcbec a     d   

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen cabEdcbdaEebcdDbeEAD

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 1 0 100
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ZARF-FİİLLER 1 1 0 100

Sosyal 20 12 8 60

Tarih 7 4 3 57
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 5 2 71
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 1 1 50
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 2 2 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 2 9 10

Matematik-1 20 2 9 10
Permütasyon 7 2 4 29
Kombinasyon 6 0 4 0
Binom 2 0 0 0
Olasılık 5 0 1 0

Fen 20 6 14 30

Fizik 7 1 6 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 3 25
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 7 1 6 14
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol kavramı 3 0 3 0
Biyoloji 6 4 2 67
MİTOTİK EVRE 3 2 1 67
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 1 0 100
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ONUR 233 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,214 240,590 6 17 79 79 931

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 8 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 5,50 28 5,16 3,55 8,47

Tarih 7 4 1 3,75 54 2,72 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 2,44 1,06 2,37

Felsefe 4 1 3 0,25 6 2,00 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,66 0,40 0,89

Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,81 4,29 9,33

Matematik-1 20 0 1 -0,25 -1 0,42 1,02 5,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,21 -0,46 1,05

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,64 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,46 1,00 2,65

Fen 20 2 11 -0,75 -4 1,04 0,35 4,94

Toplam: 80 18 31 10,25 13 14,19 9,12 28,35

Türkçe BBeacaeeA EaeDdB bDC

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal   EAAaDdb EBaDcabDad

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik  b                  

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen      ddacee e AadCea

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 0 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 1 0 100
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SIFAT-FİİLLER 1 1 0 100

Sosyal 20 8 9 40

Tarih 7 4 1 57
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 0 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 1 1 50
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 3 3 43
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 1 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Felsefe 4 1 3 25
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 0 1 0

Matematik-1 20 0 1 0
Kombinasyon 6 0 0 0
Permütasyon 7 0 1 0
Olasılık 5 0 0 0
Binom 2 0 0 0

Fen 20 2 11 10

Fizik 7 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 0 5 0
Mol kavramı 3 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 4 33
MİTOTİK EVRE 3 2 1 67
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ZİŞAN SALMAN 223 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,995 240,590 1 1 33 33 689

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 8 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,75 44 5,16 3,55 8,47

Tarih 7 2 5 0,75 11 2,72 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 2,44 1,06 2,37

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,00 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,66 0,40 0,89

Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,81 4,29 9,33

Matematik-1 20 5 11 2,25 11 0,42 1,02 5,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,21 -0,46 1,05

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,64 -0,19 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,46 1,00 2,65

Fen 20 8 12 5,00 25 1,04 0,35 4,94

Toplam: 80 33 43 22,25 28 14,19 9,12 28,35

Türkçe dBACdECCAeEddDadEAbe

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal aaEccBbedbaBbDEeADEC

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik Cbcbaa bB deCeaCa  C

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen EbaaDABcaddbebADcCDe

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 1 0 100
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 1 0 100
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 1 0 100
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 9 11 45

Tarih 7 2 5 29
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 2 5 29
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Felsefe 4 3 1 75
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Matematik 20 5 11 25

Matematik-1 20 5 11 25
Kombinasyon 6 1 4 17
Permütasyon 7 4 3 57
Olasılık 5 0 4 0
Binom 2 0 0 0

Fen 20 8 12 40

Fizik 7 4 3 57
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 2 2 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kimya 7 0 7 0
Mol kavramı 3 0 3 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 4 2 67
MİTOTİK EVRE 3 2 1 67
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KESKİN 273 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,555 240,590 4 8 61 61 861

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 5 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 7,50 38 8,05 3,55 8,47

Tarih 7 5 2 4,50 64 3,10 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 2 0,50 7 0,85 1,06 2,37

Felsefe 4 0 0 0,00 0 1,65 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,20 0,40 0,89

Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,80 4,29 9,33

Matematik-1 20 2 6 0,50 3 -0,15 1,02 5,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,55 -0,46 1,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,55 1,00 2,65

Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,00 0,35 4,94

Toplam: 80 20 29 12,75 16 14,70 9,12 28,35

Türkçe BedbcEdCAbECAeccEAbC

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal EdEAABebcE          

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik       b   aaCc  ad C

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen b  D eec      Accbba

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 1 0 100
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 1 1 50
KOŞUK 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 6 4 30

Tarih 7 5 2 71
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 1 2 14
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 1 1 50
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 0 0
Felsefe 4 0 0 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 0 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Matematik 20 2 6 10

Matematik-1 20 2 6 10
Kombinasyon 6 0 2 0
Permütasyon 7 2 0 29
Olasılık 5 0 4 0
Binom 2 0 0 0

Fen 20 2 9 10

Fizik 7 1 3 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 2 25
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 0 1 0
Mol kavramı 3 0 1 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 5 17
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY SALMAN 278 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,824 240,590 2 4 48 48 808

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 5 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,75 44 8,05 3,55 8,47

Tarih 7 5 2 4,50 64 3,10 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,85 1,06 2,37

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,65 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,20 0,40 0,89

Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,80 4,29 9,33

Matematik-1 20 2 6 0,50 3 -0,15 1,02 5,74

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,55 -0,46 1,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,55 1,00 2,65

Fen 20 1 10 -1,50 -8 1,00 0,35 4,94

Toplam: 80 24 35 15,25 19 14,70 9,12 28,35

Türkçe BeAbcEdCAdECAeccEAbC

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal EdEAABebcEEBacdeADae

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik      cbaaC      ad C

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen da   be      cAccbba

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 1 0 100
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 1 1 50
KOŞUK 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 10 10 50

Tarih 7 5 2 71
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 3 4 43
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 1 1 50
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Felsefe 4 2 2 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 2 6 10

Matematik-1 20 2 6 10
Kombinasyon 6 0 4 0
Permütasyon 7 1 1 14
Olasılık 5 0 1 0
Binom 2 1 0 50

Fen 20 1 10 5

Fizik 7 0 4 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 0 1 0
Mol kavramı 3 0 1 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 5 17
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKKAYA 256 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,400 240,590 3 5 55 55 835

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 5 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,50 48 8,05 3,55 8,47

Tarih 7 4 1 3,75 54 3,10 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 0 0 0,00 0 0,85 1,06 2,37

Felsefe 4 0 0 0,00 0 1,65 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,20 0,40 0,89

Sosyal 20 4 1 3,75 19 5,80 4,29 9,33

Matematik-1 20 2 8 0,00 0 -0,15 1,02 5,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,55 -0,46 1,05

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,00 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,55 1,00 2,65

Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,00 0,35 4,94

Toplam: 80 19 24 13,00 16 14,70 9,12 28,35

Türkçe AbBedCcEECAb  A bCEA

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal eEB A A             

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik  Cad       bC  aaabc

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen     ee   a  cdDbbcAc

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 1 0 100
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 1 0 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 0 0
KOŞUK 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ZARF-FİİLLER 1 1 0 100

Sosyal 20 4 1 20

Tarih 7 4 1 57
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 0 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 0 0 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 0 0
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 0 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 0 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 0 0
Felsefe 4 0 0 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0

Matematik 20 2 8 10

Matematik-1 20 2 8 10
Permütasyon 7 2 1 29
Kombinasyon 6 0 2 0
Binom 2 0 0 0
Olasılık 5 0 5 0

Fen 20 2 9 10

Fizik 7 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 7 0 3 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol kavramı 3 0 1 0
Biyoloji 6 2 4 33
MİTOTİK EVRE 3 2 1 67
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ABDURAHİM 288 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,670 240,590 1 3 41 41 783

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 5 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 3 9,25 46 8,05 3,55 8,47

Tarih 7 3 4 2,00 29 3,10 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 0,85 1,06 2,37

Felsefe 4 4 0 4,00 100 1,65 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,20 0,40 0,89

Sosyal 20 9 10 6,50 33 5,80 4,29 9,33

Matematik-1 20 0 3 -0,75 -4 -0,15 1,02 5,74

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,55 -0,46 1,05

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,00 -0,19 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,55 1,00 2,65

Fen 20 6 9 3,75 19 1,00 0,35 4,94

Toplam: 80 25 25 18,75 23 14,70 9,12 28,35

Türkçe BB C aCCAeE  D  EAe 

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal dabAAaDacaE bcECADdC

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik         c       a  b

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen aaebbd Da  c DADdC D

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 10 3 50

Türkçe 20 10 3 50
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 1 0 100
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 0 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 1 0 100
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 1 0 100
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 0 0
KOŞUK 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 0 0
ZARF-FİİLLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 9 10 45

Tarih 7 3 4 43
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 1 5 14
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Felsefe 4 4 0 100
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 0 3 0

Matematik-1 20 0 3 0
Kombinasyon 6 0 1 0
Permütasyon 7 0 2 0
Olasılık 5 0 0 0
Binom 2 0 0 0

Fen 20 6 9 30

Fizik 7 0 6 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 4 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya 7 2 2 29
Mol kavramı 3 2 0 67
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 4 1 67
MİTOTİK EVRE 3 3 0 100
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER YILMAZ 279 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,261 240,590 5 13 73 73 908

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 5 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 5,25 26 8,05 3,55 8,47

Tarih 7 2 5 0,75 11 3,10 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,85 1,06 2,37

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,65 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,20 0,40 0,89

Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,80 4,29 9,33

Matematik-1 20 0 4 -1,00 -5 -0,15 1,02 5,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,55 -0,46 1,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 -0,19 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,55 1,00 2,65

Fen 20 4 3 3,25 16 1,00 0,35 4,94

Toplam: 80 21 29 13,75 17 14,70 9,12 28,35

Türkçe ACaeCbEbE AacceDbeaA

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DaBdcacECDcecaADaCCd

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik  a        d     ba  

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen           e   DCeaAD

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 1 0 100
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 1 0 100
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 1 0 100
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 9 11 45

Tarih 7 2 5 29
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 1 1 50
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 3 4 43
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 1 1 50
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Felsefe 4 3 1 75
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 0 4 0

Matematik-1 20 0 4 0
Permütasyon 7 0 1 0
Kombinasyon 6 0 1 0
Binom 2 0 0 0
Olasılık 5 0 2 0

Fen 20 4 3 20

Fizik 7 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 7 0 1 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol kavramı 3 0 1 0
Biyoloji 6 4 2 67
MİTOTİK EVRE 3 3 0 100
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ATALHA AÇIKGÖZ 319 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,086 240,590 9 23 89 89 990

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 6,00 30 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 2 5 0,75 11 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 2 2 1,50 38 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 6 13 2,75 14 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 3 17 -1,25 -6 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,75 1,00 2,65

Fen 20 2 18 -2,50 -13 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 19 56 5,00 6 6,68 9,12 28,35

Türkçe daBeCC EaCACd  b bcA

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DEcdcecdbDbaB bDEedd

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik aaaaaDdDddddddaaCccc

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen aaacbdccBaababaeeEee

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 8 40

Türkçe 20 8 8 40
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 1 0 100
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 1 0 100
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 0 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 1 1 50
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 0 0
KOŞUK 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 6 13 30

Tarih 7 2 5 29
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 1 1 50
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 2 4 29
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 1 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 2 2 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 3 17 15

Matematik-1 20 3 17 15
Permütasyon 7 1 6 14
Kombinasyon 6 1 5 17
Binom 2 0 2 0
Olasılık 5 1 4 20

Fen 20 2 18 10

Fizik 7 0 7 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 4 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 7 1 6 14
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol kavramı 3 0 3 0
Biyoloji 6 1 5 17
MİTOTİK EVRE 3 0 3 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 1 0 100
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ KILIÇ 336 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,306 240,590 12 28 95 95 1015

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 2,50 13 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 2 5 0,75 11 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 5 15 1,25 6 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,75 1,00 2,65

Fen 20 4 16 0,00 0 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 18 62 2,50 3 6,68 9,12 28,35

Türkçe cBACdaCbeCcdebadbdeC

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal dadAdBbeAbcdaebdcabe

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik CaeeCaEbdbcaeDcbadbC

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen deBcaedbadbdcadbECDa

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 1 0 100
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 1 0 100
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 3 17 15

Tarih 7 2 5 29
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 1 1 50
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 1 6 14
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Felsefe 4 0 4 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 5 15 25

Matematik-1 20 5 15 25
Kombinasyon 6 1 5 17
Permütasyon 7 2 5 29
Olasılık 5 2 3 40
Binom 2 0 2 0

Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 3 25
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 0 7 0
Mol kavramı 3 0 3 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 3 3 50
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 1 0 100
PARTENOGENEZ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KIYIKOĞLU 298 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,500 240,590 6 18 80 80 941

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 4,25 21 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 5 2 4,50 64 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 1 2 0,50 13 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 9 10 6,50 33 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 3 11 0,25 1 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,75 1,00 2,65

Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 20 39 10,25 13 6,68 9,12 28,35

Türkçe eaBBedaE dACaBdecC c

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DEBEdeAEdbccebd dCCE

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik dbadEc   CBcab   daa

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen a ecd bA c        c 

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 0 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 1 0 100
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0

Sosyal 20 9 10 45

Tarih 7 5 2 71
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 1 6 14
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Felsefe 4 1 2 25
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Matematik 20 3 11 15

Matematik-1 20 3 11 15
Permütasyon 7 1 5 14
Kombinasyon 6 2 2 33
Binom 2 0 1 0
Olasılık 5 0 3 0

Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 5 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 7 1 1 14
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol kavramı 3 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
MİTOTİK EVRE 3 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 0 0
REJENERASYON 1 0 0 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
FERAMUZ KALAY 335 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,244 240,590 14 33 101 101 1052

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 0,00 0 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 2 5 0,75 11 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 5 15 1,25 6 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 5 15 1,25 6 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,75 1,00 2,65

Fen 20 2 18 -2,50 -13 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 16 64 0,00 0 6,68 9,12 28,35

Türkçe ACBdaecdEbcdaebabdbe

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal edcdACecacdbBEAcbdbc

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik bCDbcbebdaebadbaCBEa

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen bdacecabdcaDbdDaebda

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 1 0 100
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 5 15 25

Tarih 7 2 5 29
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 2 5 29
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 1 1 50
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 1 3 25
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 5 15 25

Matematik-1 20 5 15 25
Permütasyon 7 1 6 14
Kombinasyon 6 1 5 17
Binom 2 0 2 0
Olasılık 5 3 2 60

Fen 20 2 18 10

Fizik 7 0 7 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 4 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 7 1 6 14
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol kavramı 3 1 2 33
Biyoloji 6 1 5 17
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İBRAHİM YILMAZ 295 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,238 240,590 4 14 75 75 915

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 3,25 16 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 4 3 3,25 46 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 2 2 1,50 38 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 8 11 5,25 26 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 6 11 3,25 16 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,75 1,00 2,65

Fen 20 1 16 -3,00 -15 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 21 49 8,75 11 6,68 9,12 28,35

Türkçe cbBde cE dAeaBdccC A

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DEBEcabEdbccebbDdCC 

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik CbadEcCccCBcab aCd  

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen a ecd b addbacceabcD

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 0 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 1 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 1 0 100
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0

Sosyal 20 8 11 40

Tarih 7 4 3 57
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 1 6 14
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Felsefe 4 2 2 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Matematik 20 6 11 30

Matematik-1 20 6 11 30
Permütasyon 7 2 5 29
Kombinasyon 6 3 3 50
Binom 2 0 1 0
Olasılık 5 1 2 20

Fen 20 1 16 5

Fizik 7 0 5 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 7 0 6 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol kavramı 3 0 3 0
Biyoloji 6 1 5 17
MİTOTİK EVRE 3 0 3 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AKSAY 305 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,391 240,590 3 12 72 72 907

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 2,25 11 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 5 2 4,50 64 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 1 1 0,75 19 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 11 6 9,50 48 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 2 2 1,50 8 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,75 1,00 2,65

Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 18 20 13,00 16 6,68 9,12 28,35

Türkçe dCB eacEbaA  ebcae A

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DEaEAaAE DcDBc Da Ca

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik C aa      B         

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen     e               

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 11 25

Türkçe 20 5 11 25
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 1 0 100
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 0 0
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 1 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0

Sosyal 20 11 6 55

Tarih 7 5 2 71
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 1 1 50
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 4 2 57
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 1 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 1 1 25
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 2 2 10

Matematik-1 20 2 2 10
Permütasyon 7 1 1 14
Kombinasyon 6 1 1 17
Binom 2 0 0 0
Olasılık 5 0 0 0

Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol kavramı 3 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
MİTOTİK EVRE 3 0 0 0
PARTENOGENEZ 1 0 0 0
REJENERASYON 1 0 0 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
HUKUK SARI 330 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,965 240,590 8 22 88 88 984

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 0,00 0 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 1 6 -0,50 -7 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 1 -0,25 -13 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 3 16 -1,00 -5 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 8 12 5,00 25 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,75 1,00 2,65

Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 18 61 2,75 3 6,68 9,12 28,35

Türkçe ebaBddbEbbbbaceDbbbA

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DccbdbbbbDbbBbbbabe 

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik deDaEDCcBbBbbbbBbBbb

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen acaaAebcebcaadcebaAD

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 3 16 15

Tarih 7 1 6 14
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 2 5 29
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 0 4 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Matematik 20 8 12 40

Matematik-1 20 8 12 40
Permütasyon 7 3 4 43
Kombinasyon 6 3 3 50
Binom 2 0 2 0
Olasılık 5 2 3 40

Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 3 25
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 7 0 7 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol kavramı 3 0 3 0
Biyoloji 6 2 4 33
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER SALMAN 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
86,123 240,590 15 35 105 105 1073

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 16 -1,00 -5 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 0 7 -1,75 -25 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 4 16 0,00 0 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,75 1,00 2,65

Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 13 66 -3,50 -4 6,68 9,12 28,35

Türkçe BacaEd eAedbccaeacad

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal deabcaaCedbaDcbacDbe

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik acbeCacbebadCbeaDCba

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen abaccbeDaecbaDcbEdba

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 3 16 15

Türkçe 20 3 16 15
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 1 0 100
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 0 0 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 3 17 15

Tarih 7 0 7 0
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 2 5 29
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 1 1 50
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Felsefe 4 1 3 25
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 4 16 20

Matematik-1 20 4 16 20
Kombinasyon 6 2 4 33
Permütasyon 7 2 5 29
Olasılık 5 0 5 0
Binom 2 0 2 0

Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 4 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 2 5 29
Mol kavramı 3 2 1 67
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 1 5 17
MİTOTİK EVRE 3 0 3 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 1 0 100
PARTENOGENEZ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DEMİR 309 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,358 240,590 7 20 84 84 960

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 3,00 15 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 4 3 3,25 46 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 7 13 3,75 19 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 4 12 1,00 5 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,75 1,00 2,65

Fen 20 3 11 0,25 1 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 20 48 8,00 10 6,68 9,12 28,35

Türkçe BBcaaEedAeddde B bcC

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal EeEccBDdcbEecbddAcEe

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik bEccCBacc adb  daC b

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen ce cbd add A bcD Ce 

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 1 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 1 0 100
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 7 13 35

Tarih 7 4 3 57
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 1 6 14
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Felsefe 4 1 3 25
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 4 12 20

Matematik-1 20 4 12 20
Kombinasyon 6 2 4 33
Permütasyon 7 2 5 29
Olasılık 5 0 3 0
Binom 2 0 0 0

Fen 20 3 11 15

Fizik 7 0 5 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya 7 1 4 14
Mol kavramı 3 0 3 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 2 2 33
MİTOTİK EVRE 3 1 1 33
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
REJENERASYON 1 0 0 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT KARABULUT 301 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,013 240,590 11 25 91 91 999

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 1,25 6 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 0 7 -1,75 -25 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 5 15 1,25 6 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,75 1,00 2,65

Fen 20 8 12 5,00 25 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 21 59 6,25 8 6,68 9,12 28,35

Türkçe deAdEEaeAdbbceadaceC

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal dedcbebdAcEBaecaebdd

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik ddbeCaEcBeaCbDdbaeca

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen EeBcadaecBAdBcADdCea

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 1 0 100
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 3 17 15

Tarih 7 0 7 0
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 3 4 43
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 2 1 67
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Felsefe 4 0 4 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 5 15 25

Matematik-1 20 5 15 25
Kombinasyon 6 0 6 0
Permütasyon 7 2 5 29
Olasılık 5 3 2 60
Binom 2 0 2 0

Fen 20 8 12 40

Fizik 7 2 5 29
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 2 2 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 3 4 43
Mol kavramı 3 1 2 33
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 3 3 50
MİTOTİK EVRE 3 2 1 67
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA AKDENİZ 327 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,386 240,590 5 15 76 76 920

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 2,75 14 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 5 2 4,50 64 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 2 1 1,75 44 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 12 6 10,50 53 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 2 12 -1,00 -5 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,75 1,00 2,65

Fen 20 6 12 3,00 15 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 26 43 15,25 19 6,68 9,12 28,35

Türkçe ceeCEcCdeebacD adAeC

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal aCEAcBDCd EcDDECd Ee

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik CdD   dbabcd   abddb

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen ca c AeDdcdAebAeEaDa

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 1 0 100
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 1 0 100
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 1 0 100
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 1 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 12 6 60

Tarih 7 5 2 71
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 4 2 57
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 1 0 50
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 2 1 67
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Felsefe 4 2 1 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 0 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 2 12 10

Matematik-1 20 2 12 10
Kombinasyon 6 1 3 17
Permütasyon 7 1 4 14
Olasılık 5 0 3 0
Binom 2 0 2 0

Fen 20 6 12 30

Fizik 7 1 4 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 2 25
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 2 5 29
Mol kavramı 3 1 2 33
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 3 3 50
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 1 0 100
PARTENOGENEZ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SOYLU 337 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,656 240,590 13 32 99 99 1031

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 1,25 6 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 2 5 0,75 11 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 5 15 1,25 6 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 4 16 0,00 0 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,75 1,00 2,65

Fen 20 5 15 1,25 6 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 19 61 3,75 5 6,68 9,12 28,35

Türkçe AbcaeacbdbACdcAbaCdb

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DbcdAbecbaeDBabcadCa

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik aCbeaceadbcE*cbeCaEc

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen bdCabcabdEBcedaCbbeD

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
KOŞUK 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 5 15 25

Tarih 7 2 5 29
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 2 5 29
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 0 4 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 4 16 20

Matematik-1 20 4 16 20
Permütasyon 7 1 6 14
Kombinasyon 6 1 5 17
Binom 2 0 2 0
Olasılık 5 2 3 40

Fen 20 5 15 25

Fizik 7 1 6 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 4 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 7 2 5 29
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol kavramı 3 1 2 33
Biyoloji 6 2 4 33
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ YİĞİT 311 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,451 240,590 1 9 62 62 865

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 4,25 21 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 5 2 4,50 64 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 8 11 5,25 26 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 5 12 2,00 10 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,75 1,00 2,65

Fen 20 5 11 2,25 11 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 25 45 13,75 17 6,68 9,12 28,35

Türkçe caBBedaEEdAeaBd cC c

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DEBEceAEdbccebbcdC E

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik CbadEc c CBcab aCdaa

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen a ecdBbABddb c CeEc 

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 1 0 100
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0

Sosyal 20 8 11 40

Tarih 7 5 2 71
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 1 6 14
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Felsefe 4 1 3 25
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Matematik 20 5 12 25

Matematik-1 20 5 12 25
Permütasyon 7 2 4 29
Kombinasyon 6 2 3 33
Binom 2 0 1 0
Olasılık 5 1 4 20

Fen 20 5 11 25

Fizik 7 1 5 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 7 2 4 29
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol kavramı 3 0 2 0
Biyoloji 6 2 2 33
MİTOTİK EVRE 3 1 1 33
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 1 0 100
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAFAK KARAKUŞ 294 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,506 240,590 2 11 67 67 883

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 3,75 19 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 2 5 0,75 11 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 4 16 0,00 0 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 8 12 5,00 25 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,75 1,00 2,65

Fen 20 4 16 0,00 0 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 23 57 8,75 11 6,68 9,12 28,35

Türkçe edbaEEdbACbabcEdbADa

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal EbcAbdadbcaBcbaCdcab

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik CdecaBcEdbeCbeBbDbAC

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen abcDaecbdccdBcdbaCDc

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 1 0 100
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 1 1 50
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SIFAT-FİİLLER 1 1 0 100

Sosyal 20 4 16 20

Tarih 7 2 5 29
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 1 6 14
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Felsefe 4 1 3 25
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 8 12 40

Matematik-1 20 8 12 40
Kombinasyon 6 4 2 67
Permütasyon 7 1 6 14
Olasılık 5 2 3 40
Binom 2 1 1 50

Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 3 25
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 1 6 14
Mol kavramı 3 0 3 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 4 33
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİT AKTÜR 338 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,953 240,590 10 24 90 90 991

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 15 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 1,25 6 2,32 3,55 8,47

Tarih 7 4 3 3,25 46 1,83 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 0 4 -1,00 -14 0,60 1,06 2,37

Felsefe 4 1 2 0,50 13 0,25 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 1 -0,25 -13 0,23 0,40 0,89

Sosyal 20 5 10 2,50 13 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 5 13 1,75 9 1,42 1,02 5,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,73 -0,46 1,05

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,02 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,75 1,00 2,65

Fen 20 4 15 0,25 1 0,03 0,35 4,94

Toplam: 80 19 53 5,75 7 6,68 9,12 28,35

Türkçe BacaaEdbACcdAbdebcae

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal EaEbcBDad d b bd D a

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik CdabeBadBedad B cCbd

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen daabDb DbaceBadbdCbe

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
KOŞUK 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 5 10 25

Tarih 7 4 3 57
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 0 4 0
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 1 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 0 0
Felsefe 4 1 2 25
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0

Matematik 20 5 13 25

Matematik-1 20 5 13 25
Kombinasyon 6 3 3 50
Permütasyon 7 1 5 14
Olasılık 5 1 3 20
Binom 2 0 2 0

Fen 20 4 15 20

Fizik 7 1 5 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 4 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya 7 2 5 29
Mol kavramı 3 1 2 33
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 1 5 17
MİTOTİK EVRE 3 1 2 33
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ALTUN 382 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,301 240,590 4 30 97 97 1026

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 6 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 1,25 6 1,33 3,55 8,47

Tarih 7 2 5 0,75 11 0,62 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 0,79 1,06 2,37

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,71 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 0,79 0,40 0,89

Sosyal 20 8 11 5,25 26 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 0 4 -1,00 -5 0,92 1,02 5,74

Toplam: 80 13 30 5,50 7 5,12 9,12 28,35

Türkçe dCaabdcaEdedacADeabA

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal ebdEAbcEbeADBceDbaC 

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik bdca                

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 1 0 100
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
KOŞUK 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 8 11 40

Tarih 7 2 5 29
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 4 3 57
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 1 3 25
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50

Matematik 20 0 4 0

Matematik-1 20 0 4 0
Permütasyon 7 0 3 0
Kombinasyon 6 0 1 0
Binom 2 0 0 0
Olasılık 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAYA 356 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,843 240,590 3 29 96 96 1017

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 6 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 2,25 11 1,33 3,55 8,47

Tarih 7 0 1 -0,25 -4 0,62 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 0 1,00 14 0,79 1,06 2,37

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 0,71 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,79 0,40 0,89

Sosyal 20 2 6 0,50 3 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 1 1 0,75 4 0,92 1,02 5,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,50 -0,46 1,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,31 -0,19 1,25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,75 1,00 2,65

Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,06 0,35 4,94

Toplam: 80 8 19 3,25 4 5,12 9,12 28,35

Türkçe AedeCCabadAb   Dea b

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal    d        B baddCa

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik C a                 

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen                   c 

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 11 25

Türkçe 20 5 11 25
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 1 0 100
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 1 0 100
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 0 0
KOŞUK 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0

Sosyal 20 2 6 10

Tarih 7 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 0 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 0 0
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 0 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 0 0
Coğrafya-1 7 1 0 14
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 0 0
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 0 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 0 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 0 4 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 1 1 5

Matematik-1 20 1 1 5
Permütasyon 7 1 0 14
Kombinasyon 6 0 1 0
Binom 2 0 0 0
Olasılık 5 0 0 0

Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol kavramı 3 0 0 0
Biyoloji 6 0 1 0
MİTOTİK EVRE 3 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 0 0
REJENERASYON 1 0 0 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AY 344 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,690 240,590 2 27 94 94 1008

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 6 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 15 -0,75 -4 1,33 3,55 8,47

Tarih 7 1 5 -0,25 -4 0,62 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 2 1 1,75 25 0,79 1,06 2,37

Felsefe 4 2 1 1,75 44 0,71 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,79 0,40 0,89

Sosyal 20 7 7 5,25 26 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 4 9 1,75 9 0,92 1,02 5,74

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,50 -0,46 1,05

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,31 -0,19 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,75 1,00 2,65

Fen 20 3 13 -0,25 -1 -0,06 0,35 4,94

Toplam: 80 17 44 6,00 8 5,12 9,12 28,35

Türkçe deeecbaeAbdd Dde bbC

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal becAca  e E  DcC DEC

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik db  CBb d BaC cabe  

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen cba  cdbaaecB  badDD

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 3 15 15

Türkçe 20 3 15 15
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
KOŞUK 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 7 7 35

Tarih 7 1 5 14
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 1 0 100
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 0 0
Coğrafya-1 7 2 1 29
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 0 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 1 1 33
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 0 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Felsefe 4 2 1 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100

Matematik 20 4 9 20

Matematik-1 20 4 9 20
Kombinasyon 6 1 3 17
Permütasyon 7 2 3 29
Olasılık 5 1 3 20
Binom 2 0 0 0

Fen 20 3 13 15

Fizik 7 0 5 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 3 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 1 5 14
Mol kavramı 3 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 2 3 33
MİTOTİK EVRE 3 1 1 33
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ YILMAZ 378 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,310 240,590 1 10 64 64 873

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 6 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 5,25 26 1,33 3,55 8,47

Tarih 7 4 3 3,25 46 0,62 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 0,79 1,06 2,37

Felsefe 4 2 2 1,50 38 0,71 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,79 0,40 0,89

Sosyal 20 8 11 5,25 26 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 3 5 1,75 9 0,92 1,02 5,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 -0,46 1,05

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,31 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,75 1,00 2,65

Fen 20 4 16 0,00 0 -0,06 0,35 4,94

Toplam: 80 23 43 12,25 15 5,12 9,12 28,35

Türkçe AeBBdaccaaAdbBec CEA

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DEBdAdbdbcebB cDEbCa

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik Caba b Da  E        

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen ccbadaDAccabDbcbDbcc

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 1 0 100
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ZARF-FİİLLER 1 1 0 100

Sosyal 20 8 11 40

Tarih 7 4 3 57
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 2 0 100
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 1 0 100
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 1 5 14
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 1 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 2 2 50
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 3 5 15

Matematik-1 20 3 5 15
Permütasyon 7 1 4 14
Kombinasyon 6 2 1 33
Binom 2 0 0 0
Olasılık 5 0 0 0

Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 0 4 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kimya 7 2 5 29
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Mol kavramı 3 1 2 33
Biyoloji 6 1 5 17
MİTOTİK EVRE 3 0 3 0
PARTENOGENEZ 1 1 0 100
REJENERASYON 1 0 1 0
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER KAHYA 383 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,749 240,590 5 31 98 98 1029

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 6 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 1,25 6 1,33 3,55 8,47

Tarih 7 2 5 0,75 11 0,62 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,79 1,06 2,37

Felsefe 4 2 2 1,50 38 0,71 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 0,75 38 0,79 0,40 0,89

Sosyal 20 6 14 2,50 13 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 4 16 0,00 0 0,92 1,02 5,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,50 -0,46 1,05

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,31 -0,19 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,75 1,00 2,65

Fen 20 4 15 0,25 1 -0,06 0,35 4,94

Toplam: 80 19 60 4,00 5 5,12 9,12 28,35

Türkçe BeceaEbaAaddecddEceC

Cevap Anahtarı B BBACEECCACECADEBEADC

Sosyal dCdbbeDadddcaDEecDdC

Cevap Anahtarı B ECEAABDCAEEBDDECADEC

Matematik CacbdBdbaCcbbacdebAd

Cevap Anahtarı B CEDDCBEEBCBCCDBCDCAC

Fen adBa cdbcebbacADaCbc

Cevap Anahtarı B ECBDDABDEBAABDADECDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
ZARF-FİİLLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 6 14 30

Tarih 7 2 5 29
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
Coğrafya-1 7 1 6 14
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 1 0 100
Felsefe 4 2 2 50
FELSEFENİN ANLAMI 2 2 0 100
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50

Matematik 20 4 16 20

Matematik-1 20 4 16 20
Kombinasyon 6 2 4 33
Permütasyon 7 0 7 0
Olasılık 5 0 5 0
Binom 2 2 0 100

Fen 20 4 15 20

Fizik 7 1 5 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 3 25
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya 7 0 7 0
Mol kavramı 3 0 3 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Biyoloji 6 3 3 50
MİTOTİK EVRE 3 2 1 67
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 1 0 100
REJENERASYON 1 0 1 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SAMİ 362 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
105,170 240,590 6 34 102 102 1056

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 6 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -1,25 -6 1,33 3,55 8,47

Tarih 7 1 6 -0,50 -7 0,62 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,79 1,06 2,37

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,71 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 0,79 0,40 0,89

Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 2,92 4,29 9,33

Matematik-1 20 5 11 2,25 11 0,92 1,02 5,74

Toplam: 80 11 45 -0,25 0 5,12 9,12 28,35

Türkçe bddBbeccaacCbdbcbCde

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal DbabbacdCbbcebbaEadc

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik CCD dcbacbBEabb  dc 

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 1 0 100
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 1 1 50
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 0 1 0
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
KOŞUK 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 3 17 15

Tarih 7 1 6 14
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 1 0 100
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 0 2 0
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 1 6 14
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 1 1 50
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 0 1 0
Felsefe 4 1 3 25
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 1 1 50
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 5 11 25

Matematik-1 20 5 11 25
Permütasyon 7 2 4 29
Kombinasyon 6 3 3 50
Binom 2 0 2 0
Olasılık 5 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ADAL 10.Sınıf 1-GÜMÜŞ

OSMANİYE / BAHÇE / ŞEHİT FURKAN AYDIN  İHL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKSOY 0 10Ü

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,150 240,590 1 26 92 92 1004

Puanı Hesaplanan: 35 107 107 1080

Katılımlar: 1 35 107 107 1080

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 0,00 0 0,00 3,55 8,47

Tarih 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 1,94 3,41

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 1,06 2,37

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 -1,00 0,89 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 -0,50 -25 -0,50 0,40 0,89

Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 -2,50 4,29 9,33

Matematik-1 20 8 12 5,00 25 5,00 1,02 5,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 -0,46 1,05

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 -0,19 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 1,00 2,65

Fen 20 3 17 -1,25 -6 -1,25 0,35 4,94

Toplam: 80 17 63 1,25 2 1,25 9,12 28,35

Türkçe AaaaaaaaaaAaaaAaaaaA

Cevap Anahtarı A ACBBCCEEECACEBADDCEA

Sosyal bbBbbbbbbbbbBbbbbbbb

Cevap Anahtarı A DEBEACAECDADBEADECCE

Matematik CCcCccCccCccCcCcCccc

Cevap Anahtarı A CCDCEDCDBCBECACBCBED

Fen eeeEeeeeeEeeeeeeeEee

Cevap Anahtarı A DBCEABDABEBDDADCDEAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 1 0 1 0
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ 1 0 1 0
KUTADGU BİLİG 1 0 1 0
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ 1 0 1 0
İSLAMÎ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 1 0 1 0
HALK HİKÂYELERİ 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYESİ 2 0 2 0
MİLLÎ EDEBİYATTA HİKÂYE 2 0 2 0
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1 1 0 100
XIII.-XIV. YYMESNEVİLER 1 0 1 0
KOŞUK 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SIFAT-FİİLLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ZARF-FİİLLER 1 0 1 0

Sosyal 20 2 18 10

Tarih 7 1 6 14
1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER 1 0 1 0
ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ 2 1 1 50
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ 1 0 1 0
HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER 1 0 1 0
OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER 1 0 1 0
Coğrafya-1 7 1 6 14
İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Etkileri 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar, Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 2 0 2 0
Dünya’nın İç Yapısı, Levha Hareketleri 1 0 1 0
Topoğrafya ve Kayaçlar 1 1 0 100
Felsefe 4 0 4 0
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN ANLAMI 2 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0

Matematik 20 8 12 40

Matematik-1 20 8 12 40
Permütasyon 7 4 3 57
Kombinasyon 6 2 4 33
Binom 2 1 1 50
Olasılık 5 1 4 20

Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 4 1 3 25
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kimya 7 1 6 14
Kimyasal tepkimeler ve denklemleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Kimyasal denklem ve sınıflandırılması 1 1 0 100
Mol kavramı 3 0 3 0
Biyoloji 6 1 5 17
MİTOTİK EVRE 3 0 3 0
PARTENOGENEZ 1 0 1 0
REJENERASYON 1 1 0 100
EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 0 1 0
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