
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,33 10,19 10,78 4,45 2,76 3,76 3,20 2,76 2,51 2,50 0,97 2,26 3,20 0,96 2,96 10,15 5,65 8,74 2,87 3,50 2,00 2,42 2,09 1,90 3,04 3,02 2,28 45,16 31,90 37,19 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,00 9,73 7,57 3,80 2,80 3,10 3,70 3,05 2,94 3,00 0,85 2,79 3,45 0,60 3,30 5,87 5,04 4,61 1,18 3,18 0,39 1,00 1,64 0,59 1,82 2,91 1,09 33,82 29,80 26,38 172,480 222,860 145,360 176,490

KATILIMLAR

1 836 KÜBRA MÜFTÜ OĞLU 11A 15 4 14,00 4 0 4,00 4 0 4,00 19 2 18,50 4 4 3,00 1 0 1,00 5 2 4,50 52 12 49,00 281,950 1550 248,554 4819 283,141 1351 315,261 1283

2 1977 NESİBE AÇIKGÖZ 11C 18 9 15,75 7 3 6,25 7 3 6,25 5 0 5,00 4 0 4,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 48 20 43,00 237,025 3345 346,535 1098 140,302 6116 248,063 3622

3 1976 AHMET CAN ERDEMİR 11D 13 13 9,75 7 3 6,25 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 5 7,75 44 26 37,50 217,485 4410 295,125 2777 154,105 5332 217,301 5170

4 2000 KÜBRA ÜLGÜ 11C 15 10 12,50 6 2 5,50 8 2 7,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 42 15 38,25 214,502 4584 327,026 1661 126,185 6917 211,084 5471

5 1979 GÜZİDE KAYA 11C 11 9 8,75 5 2 4,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 12 6 10,50 36 19 31,25 209,902 4850 237,321 5349 173,300 4441 227,792 4576

6 1981 SRYY NUR ATAŞ 11A 21 5 19,75 3 5 1,75 2 6 0,50 1 2 0,50 27 18 22,50 198,575 5570 255,336 1839 225,482 4710

7 820 RUMEYSA ÖZDEMİR 11A 13 4 12,00 4 0 4,00 8 7 6,25 3 3 2,25 1 1 0,75 2 4 1,00 31 19 26,25 197,462 5661 209,182 6656 169,047 4620 223,476 4818

8 1943 SÜLEYMAN MİRAÇ ASLAN 11D 14 8 12,00 5 2 4,50 6 3 5,25 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 33 14 29,50 185,212 6440 296,536 2720 182,182 7118

9 2065 ALİ ÇINKIR 11D 12 11 9,25 7 2 6,50 7 3 6,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 35 18 30,50 183,840 6532 294,812 2788 105,245 8450 169,340 7796

10 46 ASLIGÜL MENGİLLİ 11C 15 12 12,00 5 5 3,75 5 5 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 33 33 24,75 173,537 7230 272,712 3760 177,417 7366

11 2008 HATİCE GÜLSEVEN 11C 15 12 12,00 3 3 2,25 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 15 -1,75 34 36 25,00 172,177 7310 277,477 3575 172,652 7607

12 1990 ENES KILIÇ 11A 8 5 6,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 6 1,50 30 29 22,75 166,200 7714 224,949 5922 124,931 7024 158,243 8373

13 2004 CEYLAN SALMAN 11A 9 6 7,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 4 5 2,75 25 23 19,25 162,410 7957 195,243 7319 133,186 6507 166,654 7931

14 2038 NAZLICAN KAYIŞ 11C 14 14 10,50 2 3 1,25 3 5 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 10 1,50 26 35 17,25 161,785 8005 206,653 6809 110,480 8009 182,830 7082

15 1968 BERAT CAN ÇELİK 11A 5 3 4,25 8 5 6,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 4 1,00 19 16 15,00 159,080 8175 129,675 9409 172,537 4482 172,558 7609

16 2013 MUHAMMED CAN PALA 11D 2 5 0,75 7 3 6,25 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 26 17 21,75 154,782 8416 216,423 6324 124,440 7051 127,481 9524

17 1991 YASİN ATEŞ 11D 5 14 1,50 5 5 3,75 3 7 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 26 36 17,00 148,695 8711 183,540 7759 128,087 6819 137,480 9223

18 1973 SEMA NUR ŞEN 11C 9 17 4,75 3 6 1,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 4 3,00 23 34 14,50 147,582 8755 176,048 8056 120,950 7253 152,224 8673

19 1992 MUSTAFA KILIÇ 11D 5 9 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 20 14 16,50 143,955 8943 195,441 7305 112,225 7879 130,323 9436

20 2016 KEVSER ÖZCAN 11A 4 8 2,00 7 10 4,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 4 1,00 14 26 7,50 131,795 9406 113,970 9769 137,773 6289 142,559 9058

21 1961 SULTAN BEGİT 11C 8 11 5,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 14 22 8,50 128,667 9511 157,302 8692 136,655 9242

22 2007 İHL BEYZA GÜN 11C 7 21 1,75 4 5 2,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 5 0,75 19 41 8,75 123,480 9680 151,931 8848 105,245 8450 116,990 9841

23 1944 HÜSEYİN KAYA 11A 7 7 5,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 9 21 3,75 120,737 9764 127,126 6888 133,363 9351

24 1972 DOĞUKAN GÖK 11D 3 9 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 12 17 7,75 118,612 9820 146,540 8998 103,500 8604 108,422 10045
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,33 10,19 10,78 4,45 2,76 3,76 3,20 2,76 2,51 2,50 0,97 2,26 3,20 0,96 2,96 10,15 5,65 8,74 2,87 3,50 2,00 2,42 2,09 1,90 3,04 3,02 2,28 45,16 31,90 37,19 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,00 9,73 7,57 3,80 2,80 3,10 3,70 3,05 2,94 3,00 0,85 2,79 3,45 0,60 3,30 5,87 5,04 4,61 1,18 3,18 0,39 1,00 1,64 0,59 1,82 2,91 1,09 33,82 29,80 26,38 172,480 222,860 145,360 176,490

KATILIMLAR
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,33 10,19 10,78 4,45 2,76 3,76 3,20 2,76 2,51 2,50 0,97 2,26 3,20 0,96 2,96 10,15 5,65 8,74 2,87 3,50 2,00 2,42 2,09 1,90 3,04 3,02 2,28 45,16 31,90 37,19 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,00 9,73 7,57 3,80 2,80 3,10 3,70 3,05 2,94 3,00 0,85 2,79 3,45 0,60 3,30 5,87 5,04 4,61 1,18 3,18 0,39 1,00 1,64 0,59 1,82 2,91 1,09 33,82 29,80 26,38 172,480 222,860 145,360 176,490

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 836 KÜBRA MÜFTÜ OĞLU 11A 15 4 14,00 4 0 4,00 4 0 4,00 19 2 18,50 4 4 3,00 1 0 1,00 5 2 4,50 52 12 49,00 281,950 1550 248,554 4819 283,141 1351 315,261 1283

2 1981 SRYY NUR ATAŞ 11A 21 5 19,75 3 5 1,75 2 6 0,50 1 2 0,50 27 18 22,50 198,575 5570 255,336 1839 225,482 4710

3 820 RUMEYSA ÖZDEMİR 11A 13 4 12,00 4 0 4,00 8 7 6,25 3 3 2,25 1 1 0,75 2 4 1,00 31 19 26,25 197,462 5661 209,182 6656 169,047 4620 223,476 4818

4 1990 ENES KILIÇ 11A 8 5 6,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 6 1,50 30 29 22,75 166,200 7714 224,949 5922 124,931 7024 158,243 8373

5 2004 CEYLAN SALMAN 11A 9 6 7,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 4 5 2,75 25 23 19,25 162,410 7957 195,243 7319 133,186 6507 166,654 7931

6 1968 BERAT CAN ÇELİK 11A 5 3 4,25 8 5 6,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 4 1,00 19 16 15,00 159,080 8175 129,675 9409 172,537 4482 172,558 7609

7 2016 KEVSER ÖZCAN 11A 4 8 2,00 7 10 4,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 4 1,00 14 26 7,50 131,795 9406 113,970 9769 137,773 6289 142,559 9058

8 1944 HÜSEYİN KAYA 11A 7 7 5,25 0 8 -2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 9 21 3,75 120,737 9764 127,126 6888 133,363 9351

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,33 10,19 10,78 4,45 2,76 3,76 3,20 2,76 2,51 2,50 0,97 2,26 3,20 0,96 2,96 10,15 5,65 8,74 2,87 3,50 2,00 2,42 2,09 1,90 3,04 3,02 2,28 45,16 31,90 37,19 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,00 9,73 7,57 3,80 2,80 3,10 3,70 3,05 2,94 3,00 0,85 2,79 3,45 0,60 3,30 5,87 5,04 4,61 1,18 3,18 0,39 1,00 1,64 0,59 1,82 2,91 1,09 33,82 29,80 26,38 172,480 222,860 145,360 176,490

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 1977 NESİBE AÇIKGÖZ 11C 18 9 15,75 7 3 6,25 7 3 6,25 5 0 5,00 4 0 4,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 48 20 43,00 237,025 3345 346,535 1098 140,302 6116 248,063 3622

2 2000 KÜBRA ÜLGÜ 11C 15 10 12,50 6 2 5,50 8 2 7,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 42 15 38,25 214,502 4584 327,026 1661 126,185 6917 211,084 5471

3 1979 GÜZİDE KAYA 11C 11 9 8,75 5 2 4,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 12 6 10,50 36 19 31,25 209,902 4850 237,321 5349 173,300 4441 227,792 4576

4 46 ASLIGÜL MENGİLLİ 11C 15 12 12,00 5 5 3,75 5 5 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 33 33 24,75 173,537 7230 272,712 3760 177,417 7366

5 2008 HATİCE GÜLSEVEN 11C 15 12 12,00 3 3 2,25 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 15 -1,75 34 36 25,00 172,177 7310 277,477 3575 172,652 7607

6 2038 NAZLICAN KAYIŞ 11C 14 14 10,50 2 3 1,25 3 5 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 10 1,50 26 35 17,25 161,785 8005 206,653 6809 110,480 8009 182,830 7082

7 1973 SEMA NUR ŞEN 11C 9 17 4,75 3 6 1,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 4 3,00 23 34 14,50 147,582 8755 176,048 8056 120,950 7253 152,224 8673

8 1961 SULTAN BEGİT 11C 8 11 5,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 14 22 8,50 128,667 9511 157,302 8692 136,655 9242

9 2007 İHL BEYZA GÜN 11C 7 21 1,75 4 5 2,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 5 0,75 19 41 8,75 123,480 9680 151,931 8848 105,245 8450 116,990 9841

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 13,33 10,19 10,78 4,45 2,76 3,76 3,20 2,76 2,51 2,50 0,97 2,26 3,20 0,96 2,96 10,15 5,65 8,74 2,87 3,50 2,00 2,42 2,09 1,90 3,04 3,02 2,28 45,16 31,90 37,19 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,00 9,73 7,57 3,80 2,80 3,10 3,70 3,05 2,94 3,00 0,85 2,79 3,45 0,60 3,30 5,87 5,04 4,61 1,18 3,18 0,39 1,00 1,64 0,59 1,82 2,91 1,09 33,82 29,80 26,38 172,480 222,860 145,360 176,490

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1976 AHMET CAN ERDEMİR 11D 13 13 9,75 7 3 6,25 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 5 7,75 44 26 37,50 217,485 4410 295,125 2777 154,105 5332 217,301 5170

2 1943 SÜLEYMAN MİRAÇ ASLAN 11D 14 8 12,00 5 2 4,50 6 3 5,25 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 33 14 29,50 185,212 6440 296,536 2720 182,182 7118

3 2065 ALİ ÇINKIR 11D 12 11 9,25 7 2 6,50 7 3 6,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 35 18 30,50 183,840 6532 294,812 2788 105,245 8450 169,340 7796

4 2013 MUHAMMED CAN PALA 11D 2 5 0,75 7 3 6,25 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 26 17 21,75 154,782 8416 216,423 6324 124,440 7051 127,481 9524

5 1991 YASİN ATEŞ 11D 5 14 1,50 5 5 3,75 3 7 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 26 36 17,00 148,695 8711 183,540 7759 128,087 6819 137,480 9223

6 1992 MUSTAFA KILIÇ 11D 5 9 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 20 14 16,50 143,955 8943 195,441 7305 112,225 7879 130,323 9436

7 1972 DOĞUKAN GÖK 11D 3 9 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 12 17 7,75 118,612 9820 146,540 8998 103,500 8604 108,422 10045

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,78 13,4 7,4 11,50 10,2 5,7 8,74 8,3 8,6 6,18 45,2 31,9 37,20 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,0 9,7 7,57 14,0 7,3 12,12 5,9 5,0 4,61 4,0 7,7 2,07 33,8 29,8 26,37 172,480 222,860 145,360 176,490

KATILIMLAR

1 836 KÜBRA MÜFTÜ OĞLU 11A 15 4 14,00 8 0 8,00 19 2 18,50 10 6 8,50 52 12 49,00 281,950 1 1 1550 248,554 1 8 4819 283,141 1 1 1351 315,261 1 1 1283

2 1977 NESİBE AÇIKGÖZ 11C 18 9 15,75 23 6 21,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 48 20 43,00 237,025 1 2 3345 346,535 1 1 1098 140,302 2 7 6116 248,063 1 2 3622

3 1976 AHMET CAN ERDEMİR 11D 13 13 9,75 22 8 20,00 9 5 7,75 44 26 37,50 217,485 1 3 4410 295,125 2 4 2777 154,105 1 6 5332 217,301 1 6 5170

4 2000 KÜBRA ÜLGÜ 11C 15 10 12,50 23 4 22,00 4 1 3,75 42 15 38,25 214,502 2 4 4584 327,026 2 2 1661 126,185 3 12 6917 211,084 3 7 5471

5 1979 GÜZİDE KAYA 11C 11 9 8,75 13 4 12,00 12 6 10,50 36 19 31,25 209,902 3 5 4850 237,321 5 9 5349 173,300 1 3 4441 227,792 2 3 4576

6 1981 SRYY NUR ATAŞ 11A 21 5 19,75 6 13 2,75 27 18 22,50 198,575 2 6 5570 255,336 2 2 1839 225,482 2 4 4710

7 820 RUMEYSA ÖZDEMİR 11A 13 4 12,00 4 0 4,00 8 7 6,25 6 8 4,00 31 19 26,25 197,462 3 7 5661 209,182 3 12 6656 169,047 4 5 4620 223,476 3 5 4818

8 1943 SÜLEYMAN MİRAÇ ASLAN 11D 14 8 12,00 19 5 17,75 0 1 -0,25 33 14 29,50 185,212 2 8 6440 296,536 1 3 2720 182,182 2 9 7118

9 2065 ALİ ÇINKIR 11D 12 11 9,25 22 6 20,50 1 1 0,75 35 18 30,50 183,840 3 9 6532 294,812 3 5 2788 105,245 5 18 8450 169,340 3 13 7796

10 46 ASLIGÜL MENGİLLİ 11C 15 12 12,00 17 12 14,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 33 33 24,75 173,537 4 10 7230 272,712 4 7 3760 177,417 5 10 7366

11 2008 HATİCE GÜLSEVEN 11C 15 12 12,00 17 9 14,75 2 15 -1,75 34 36 25,00 172,177 5 11 7310 277,477 3 6 3575 172,652 6 11 7607

12 1990 ENES KILIÇ 11A 8 5 6,75 14 7 12,25 3 5 1,75 5 12 2,00 30 29 22,75 166,200 4 12 7714 224,949 2 10 5922 124,931 8 13 7024 158,243 6 15 8373

13 2004 CEYLAN SALMAN 11A 9 6 7,50 7 1 6,75 3 3 2,25 6 13 2,75 25 23 19,25 162,410 5 13 7957 195,243 4 15 7319 133,186 6 9 6507 166,654 5 14 7931

14 2038 NAZLICAN KAYIŞ 11C 14 14 10,50 8 11 5,25 4 10 1,50 26 35 17,25 161,785 6 14 8005 206,653 6 13 6809 110,480 5 17 8009 182,830 4 8 7082

15 1968 BERAT CAN ÇELİK 11A 5 3 4,25 8 5 6,75 6 8 4,00 19 16 15,00 159,080 6 15 8175 129,675 5 21 9409 172,537 3 4 4482 172,558 4 12 7609

16 2013 MUHAMMED CAN PALA 11D 2 5 0,75 20 10 17,50 4 2 3,50 26 17 21,75 154,782 4 16 8416 216,423 4 11 6324 124,440 3 14 7051 127,481 6 22 9524

17 1991 YASİN ATEŞ 11D 5 14 1,50 15 14 11,50 6 7 4,25 0 1 -0,25 26 36 17,00 148,695 5 17 8711 183,540 6 16 7759 128,087 2 10 6819 137,480 4 18 9223

18 1973 SEMA NUR ŞEN 11C 9 17 4,75 10 13 6,75 4 4 3,00 23 34 14,50 147,582 7 18 8755 176,048 7 17 8056 120,950 4 15 7253 152,224 7 16 8673

19 1992 MUSTAFA KILIÇ 11D 5 9 2,75 13 4 12,00 2 1 1,75 20 14 16,50 143,955 6 19 8943 195,441 5 14 7305 112,225 4 16 7879 130,323 5 21 9436

20 2016 KEVSER ÖZCAN 11A 4 8 2,00 7 10 4,50 3 8 1,00 14 26 7,50 131,795 7 20 9406 113,970 6 22 9769 137,773 5 8 6289 142,559 7 17 9058

21 1961 SULTAN BEGİT 11C 8 11 5,25 6 11 3,25 14 22 8,50 128,667 8 21 9511 157,302 8 18 8692 136,655 8 19 9242

22 2007 İHL BEYZA GÜN 11C 7 21 1,75 10 15 6,25 2 5 0,75 19 41 8,75 123,480 9 22 9680 151,931 9 19 8848 105,245 6 18 8450 116,990 9 23 9841

23 1944 HÜSEYİN KAYA 11A 7 7 5,25 2 14 -1,50 9 21 3,75 120,737 8 23 9764 127,126 7 11 6888 133,363 8 20 9351

24 1972 DOĞUKAN GÖK 11D 3 9 0,75 8 6 6,50 1 2 0,50 12 17 7,75 118,612 7 24 9820 146,540 7 20 8998 103,500 6 20 8604 108,422 7 24 10045

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,78 13,4 7,4 11,50 10,2 5,7 8,74 8,3 8,6 6,18 45,2 31,9 37,20 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,0 9,7 7,57 14,0 7,3 12,12 5,9 5,0 4,61 4,0 7,7 2,07 33,8 29,8 26,37 172,480 222,860 145,360 176,490

KATILIMLAR
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,78 13,4 7,4 11,50 10,2 5,7 8,74 8,3 8,6 6,18 45,2 31,9 37,20 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,0 9,7 7,57 14,0 7,3 12,12 5,9 5,0 4,61 4,0 7,7 2,07 33,8 29,8 26,37 172,480 222,860 145,360 176,490

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 836 KÜBRA MÜFTÜ OĞLU 11A 15 4 14,00 8 0 8,00 19 2 18,50 10 6 8,50 52 12 49,00 281,950 1 1 1550 248,554 1 8 4819 283,141 1 1 1351 315,261 1 1 1283

2 1981 SRYY NUR ATAŞ 11A 21 5 19,75 6 13 2,75 27 18 22,50 198,575 2 6 5570 255,336 2 2 1839 225,482 2 4 4710

3 820 RUMEYSA ÖZDEMİR 11A 13 4 12,00 4 0 4,00 8 7 6,25 6 8 4,00 31 19 26,25 197,462 3 7 5661 209,182 3 12 6656 169,047 4 5 4620 223,476 3 5 4818

4 1990 ENES KILIÇ 11A 8 5 6,75 14 7 12,25 3 5 1,75 5 12 2,00 30 29 22,75 166,200 4 12 7714 224,949 2 10 5922 124,931 8 13 7024 158,243 6 15 8373

5 2004 CEYLAN SALMAN 11A 9 6 7,50 7 1 6,75 3 3 2,25 6 13 2,75 25 23 19,25 162,410 5 13 7957 195,243 4 15 7319 133,186 6 9 6507 166,654 5 14 7931

6 1968 BERAT CAN ÇELİK 11A 5 3 4,25 8 5 6,75 6 8 4,00 19 16 15,00 159,080 6 15 8175 129,675 5 21 9409 172,537 3 4 4482 172,558 4 12 7609

7 2016 KEVSER ÖZCAN 11A 4 8 2,00 7 10 4,50 3 8 1,00 14 26 7,50 131,795 7 20 9406 113,970 6 22 9769 137,773 5 8 6289 142,559 7 17 9058

8 1944 HÜSEYİN KAYA 11A 7 7 5,25 2 14 -1,50 9 21 3,75 120,737 8 23 9764 127,126 7 11 6888 133,363 8 20 9351

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,78 13,4 7,4 11,50 10,2 5,7 8,74 8,3 8,6 6,18 45,2 31,9 37,20 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,0 9,7 7,57 14,0 7,3 12,12 5,9 5,0 4,61 4,0 7,7 2,07 33,8 29,8 26,37 172,480 222,860 145,360 176,490

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 1977 NESİBE AÇIKGÖZ 11C 18 9 15,75 23 6 21,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 48 20 43,00 237,025 1 2 3345 346,535 1 1 1098 140,302 2 7 6116 248,063 1 2 3622

2 2000 KÜBRA ÜLGÜ 11C 15 10 12,50 23 4 22,00 4 1 3,75 42 15 38,25 214,502 2 4 4584 327,026 2 2 1661 126,185 3 12 6917 211,084 3 7 5471

3 1979 GÜZİDE KAYA 11C 11 9 8,75 13 4 12,00 12 6 10,50 36 19 31,25 209,902 3 5 4850 237,321 5 9 5349 173,300 1 3 4441 227,792 2 3 4576

4 46 ASLIGÜL MENGİLLİ 11C 15 12 12,00 17 12 14,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 33 33 24,75 173,537 4 10 7230 272,712 4 7 3760 177,417 5 10 7366

5 2008 HATİCE GÜLSEVEN 11C 15 12 12,00 17 9 14,75 2 15 -1,75 34 36 25,00 172,177 5 11 7310 277,477 3 6 3575 172,652 6 11 7607

6 2038 NAZLICAN KAYIŞ 11C 14 14 10,50 8 11 5,25 4 10 1,50 26 35 17,25 161,785 6 14 8005 206,653 6 13 6809 110,480 5 17 8009 182,830 4 8 7082

7 1973 SEMA NUR ŞEN 11C 9 17 4,75 10 13 6,75 4 4 3,00 23 34 14,50 147,582 7 18 8755 176,048 7 17 8056 120,950 4 15 7253 152,224 7 16 8673

8 1961 SULTAN BEGİT 11C 8 11 5,25 6 11 3,25 14 22 8,50 128,667 8 21 9511 157,302 8 18 8692 136,655 8 19 9242

9 2007 İHL BEYZA GÜN 11C 7 21 1,75 10 15 6,25 2 5 0,75 19 41 8,75 123,480 9 22 9680 151,931 9 19 8848 105,245 6 18 8450 116,990 9 23 9841

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,78 13,4 7,4 11,50 10,2 5,7 8,74 8,3 8,6 6,18 45,2 31,9 37,20 214,310 246,900 195,550 221,580

Okul Ortalaması 10,0 9,7 7,57 14,0 7,3 12,12 5,9 5,0 4,61 4,0 7,7 2,07 33,8 29,8 26,37 172,480 222,860 145,360 176,490

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1976 AHMET CAN ERDEMİR 11D 13 13 9,75 22 8 20,00 9 5 7,75 44 26 37,50 217,485 1 3 4410 295,125 2 4 2777 154,105 1 6 5332 217,301 1 6 5170

2 1943 SÜLEYMAN MİRAÇ ASLAN 11D 14 8 12,00 19 5 17,75 0 1 -0,25 33 14 29,50 185,212 2 8 6440 296,536 1 3 2720 182,182 2 9 7118

3 2065 ALİ ÇINKIR 11D 12 11 9,25 22 6 20,50 1 1 0,75 35 18 30,50 183,840 3 9 6532 294,812 3 5 2788 105,245 5 18 8450 169,340 3 13 7796

4 2013 MUHAMMED CAN PALA 11D 2 5 0,75 20 10 17,50 4 2 3,50 26 17 21,75 154,782 4 16 8416 216,423 4 11 6324 124,440 3 14 7051 127,481 6 22 9524

5 1991 YASİN ATEŞ 11D 5 14 1,50 15 14 11,50 6 7 4,25 0 1 -0,25 26 36 17,00 148,695 5 17 8711 183,540 6 16 7759 128,087 2 10 6819 137,480 4 18 9223

6 1992 MUSTAFA KILIÇ 11D 5 9 2,75 13 4 12,00 2 1 1,75 20 14 16,50 143,955 6 19 8943 195,441 5 14 7305 112,225 4 16 7879 130,323 5 21 9436

7 1972 DOĞUKAN GÖK 11D 3 9 0,75 8 6 6,50 1 2 0,50 12 17 7,75 118,612 7 24 9820 146,540 7 20 8998 103,500 6 20 8604 108,422 7 24 10045

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.SINIF TARAMA-3 24 24 423 10600

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,33 10,19 10,78 4,45 2,76 3,76 3,20 2,76 2,51 2,50 0,97 2,26 3,20 0,96 2,96 10,15 5,65 8,74 2,87 3,50 2,00 2,42 2,09 1,90 3,04 3,02 2,28 45,16 31,90 37,19 214,310

İl Ortalaması 11,46 11,92 8,48 3,61 3,20 2,81 2,99 3,09 2,21 2,14 1,25 1,83 2,95 1,26 2,64 8,31 5,80 6,86 2,27 3,62 1,36 1,83 1,98 1,33 3,44 3,43 2,58 39,00 35,55 30,10 188,980

İlçe Ortalaması 10,00 9,73 7,57 3,80 2,80 3,10 3,70 3,05 2,94 3,00 0,85 2,79 3,45 0,60 3,30 5,87 5,04 4,61 1,18 3,18 0,39 1,00 1,64 0,59 1,82 2,91 1,09 33,82 29,80 26,38 172,480

Okul Ortalaması 10,00 9,73 7,57 3,80 2,80 3,10 3,70 3,05 2,94 3,00 0,85 2,79 3,45 0,60 3,30 5,87 5,04 4,61 1,18 3,18 0,39 1,00 1,64 0,59 1,82 2,91 1,09 33,82 29,80 26,38 172,480

KATILIMLAR

1
OSMANİYE / BAHÇE
Bahçe Anadolu İmam Hatip
Lisesi

11A 8 9,00 5,00 7,75 1,00 0,75 0,81 0,50 0,75 0,31 2,50 0,50 2,38 4,25 0,00 4,25 9,50 5,50 8,12 1,63 4,25 0,56 1,38 2,25 0,81 2,50 3,75 1,56 32,26 22,75 26,55 177,280

2
OSMANİYE / BAHÇE
Bahçe Anadolu İmam Hatip
Lisesi

11C 9 12,44 12,78 9,25 4,00 3,78 3,06 4,33 3,67 3,42 2,89 1,11 2,61 2,89 0,89 2,67 4,50 6,63 2,84 0,00 1,00 -0,25 31,05 29,86 23,60 174,300

3
OSMANİYE / BAHÇE
Bahçe Anadolu İmam Hatip
Lisesi

11D 7 7,71 9,86 5,25 5,14 2,71 4,46 4,71 3,57 3,82 3,43 0,71 3,25 3,71 0,57 3,57 3,29 2,71 2,61 0,00 1,00 -0,25 27,99 21,13 22,71 164,650
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN ÇELİK 1968 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,080 214,310 6 15 15 274 8175

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
129,675 246,900 5 21 21 358 9409

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
172,537 195,550 3 4 4 142 4482

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
172,558 221,580 4 12 12 251 7609

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 8 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 3 4,25 14 7,75 7,57 10,78

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 8,12 4,61 8,74

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,56 0,39 2,00

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,81 0,59 1,90

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,56 1,09 2,28

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 2,94 2,07 6,18

Toplam: 120 19 16 15,00 13 20,75 22,41 32,60

TYT Türkçe cCCABab              A        

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Matematik accD  CB   B   a  C  eDD     B

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

TYT Fen ca   B    B C b d E  E  dc dEa

Cevap Anahtarı A BCAEDBEDDDBBCDCDACEACEDABDABEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 3 17

Türkçe 30 5 3 17

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metni yorumlar. 10 3 2 30
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 0 20
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 3 4 21
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 3 1 43
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 6 8 20

Fizik 10 1 2 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 1 0 50
1 0 0 0

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 2 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 1 2 25
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN SALMAN 2004 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,410 214,310 5 13 13 265 7957

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
195,243 246,900 4 15 15 229 7319

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
133,186 195,550 6 9 9 213 6507

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
166,654 221,580 5 14 14 267 7931

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 8 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 7,75 7,57 10,78

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,81 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,31 2,94 2,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,25 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 7 1 6,75 23 7,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,12 4,61 8,74

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,56 0,39 2,00

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,81 0,59 1,90

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 1,56 1,09 2,28

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 2,94 2,07 6,18

Toplam: 120 25 23 19,25 16 20,75 22,41 32,60

TYT Türkçe  DaadBCAB          EedA   Cd E

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal                     D CDcBAE C

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik a  C              bDDe        

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

TYT Fen bcce D  d b C d b   cdBDAeEd e

Cevap Anahtarı B AEDBEDDDBCCDCDACEABBDABDABECEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 6 30

Türkçe 30 9 6 30

Metni yorumlar. 10 5 3 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 1 0 14
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 7 1 23

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 2 2 29
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 6 13 20

Fizik 10 1 5 10

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 1 33
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 1 2 25
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KILIÇ 1990 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,200 214,310 4 12 12 253 7714

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
224,949 246,900 2 10 10 172 5922

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
124,931 195,550 8 13 13 238 7024

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
158,243 221,580 6 15 15 285 8373

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 8 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 5 6,75 23 7,75 7,57 10,78

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,81 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 0,31 2,94 2,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 7,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 8,12 4,61 8,74

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,56 0,39 2,00

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,81 0,59 1,90

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 1,56 1,09 2,28

TYT Fen 30 5 12 2,00 7 2,94 2,07 6,18

Toplam: 120 30 29 22,75 19 20,75 22,41 32,60

TYT Türkçe cC AB AB bD     b    A     aDa

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Sosyal E dd dE EA  e b  cDAb DBCBCBAE

Cevap Anahtarı A EBCCEBEEEADECEABBEDADEDBCBCBAE

TYT Matematik    b  ec c           dDD  D   

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

TYT Fen  a cce Da   C b     eb ddDAdEa

Cevap Anahtarı A BCAEDBEDDDBBCDCDACEACEDABDABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 5 27

Türkçe 30 8 5 27

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metni yorumlar. 10 5 3 50
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 0 20
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 10 4 3 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 1 1 33
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 3 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 0 2 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 2 1 29
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 5 12 17

Fizik 10 1 5 10

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0
1 0 0 0

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 3 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KAYA 1944 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,737 214,310 8 23 23 367 9764

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SAY
127,126 195,550 7 11 11 232 6888

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
133,363 221,580 8 20 20 340 9351

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 8 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 8,12 4,61 8,74

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 0,56 0,39 2,00

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,81 0,59 1,90

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 1,56 1,09 2,28

TYT Fen 30 2 14 -1,50 -5 2,94 2,07 6,18

Toplam: 120 9 21 3,75 3 20,75 22,41 32,60

TYT Matematik DdeCB A  C B   e ce b  a    B 

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

TYT Fen ecceaab c acCb       d D d   d

Cevap Anahtarı B AEDBEDDDBCCDCDACEABBDABDABECEC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 7 7 23

Matematik-1 30 7 7 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 5 3 36
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 2 14 7

Fizik 10 0 8 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Elementleri Tanıyalım 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 1 33
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZCAN 2016 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,795 214,310 7 20 20 337 9406

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
113,970 246,900 6 22 22 377 9769

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
137,773 195,550 5 8 8 199 6289

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
142,559 221,580 7 17 17 317 9058

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 8 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 8 2,00 7 7,75 7,57 10,78

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 8,12 4,61 8,74

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,56 0,39 2,00

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,81 0,59 1,90

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,56 1,09 2,28

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 2,94 2,07 6,18

Toplam: 120 14 26 7,50 6 20,75 22,41 32,60

TYT Türkçe d Cd C   C         eee   aB ea

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Matematik DBDD bCcbe ab  ebd   b D C    

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

TYT Fen aa             ceC   a eB  aEa

Cevap Anahtarı A BCAEDBEDDDBBCDCDACEACEDABDABEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 8 13

Türkçe 30 4 8 13

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 1 0
Metni yorumlar. 10 3 3 30
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 7 10 23

Matematik-1 30 7 10 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 4 7 29
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 1 1 14
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 3 8 10

Fizik 10 0 2 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0
1 0 0 0

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 2 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 1 2 25
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA MÜFTÜ OĞLU 836 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,950 214,310 1 1 1 21 1550

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
248,554 246,900 1 8 8 133 4819

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
283,141 195,550 1 1 1 32 1351

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
315,261 221,580 1 1 1 14 1283

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 8 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 7,75 7,57 10,78

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,81 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,31 2,94 2,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,25 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 8 0 8,00 27 7,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 8,12 4,61 8,74

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,56 0,39 2,00

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,81 0,59 1,90

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 1,56 1,09 2,28

TYT Fen 30 10 6 8,50 28 2,94 2,07 6,18

Toplam: 120 52 12 49,00 41 20,75 22,41 32,60

TYT Türkçe ecDaABdAB          EBAA BECCCE

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal                     D CDEBA BC

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik DCACBCA     a BC  dDDACDEDB BD

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

TYT Fen AEce D baCC          A DA EbbC

Cevap Anahtarı B AEDBEDDDBCCDCDACEABBDABDABECEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 4 50

Türkçe 30 15 4 50

Metni yorumlar. 10 6 3 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 1 0 14
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 0 67
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 8 0 27

Tarih-1 10 0 0 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 2 63

Matematik-1 30 19 2 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 9 1 64
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 6 1 86
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

TYT Fen 30 10 6 33

Fizik 10 4 4 40

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

Kimya 10 1 0 10

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ÖZDEMİR 820 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,462 214,310 3 7 7 176 5661

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
209,182 246,900 3 12 12 198 6656

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
169,047 195,550 4 5 5 146 4620

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
223,476 221,580 3 5 5 138 4818

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 8 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 7,75 7,57 10,78

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,81 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,31 2,94 2,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,25 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 4 0 4,00 13 7,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 8,12 4,61 8,74

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,56 0,39 2,00

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,81 0,59 1,90

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,56 1,09 2,28

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 2,94 2,07 6,18

Toplam: 120 31 19 26,25 22 20,75 22,41 32,60

TYT Türkçe ECCABdA  C         BAA  cCaCDa

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Sosyal                           CBAE

Cevap Anahtarı A EBCCEBEEEADECEABBEDADEDBCBCBAE

TYT Matematik eB bb CcCb     a BC  dDDA     

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

TYT Fen B Acce D   dC        c AdDed  

Cevap Anahtarı A BCAEDBEDDDBBCDCDACEACEDABDABEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 4 43

Türkçe 30 13 4 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metni yorumlar. 10 7 2 70
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 0 13

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 4 5 29
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 3 1 43
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 6 8 20

Fizik 10 3 3 30

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0
1 0 1 0

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 2 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SRYY NUR ATAŞ 1981 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,575 214,310 2 6 6 173 5570

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SAY
255,336 195,550 2 2 2 47 1839

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
225,482 221,580 2 4 4 133 4710

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 8 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 8,12 4,61 8,74

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,56 0,39 2,00

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,81 0,59 1,90

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,56 1,09 2,28

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 2,94 2,07 6,18

Toplam: 120 27 18 22,50 19 20,75 22,41 32,60

TYT Matematik DcDDbACBCA BC cC BCBBdDDA DEDd

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

TYT Fen BCAd edeb BcCad edc     d e E 

Cevap Anahtarı A BCAEDBEDDDBBCDCDACEACEDABDABEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 21 5 70

Matematik-1 30 21 5 70

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 10 3 71
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 5 2 71
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 6 13 20

Fizik 10 3 5 30

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 2 6 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 1 1 50
1 0 1 0

Elementleri Tanıyalım 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 2 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIGÜL MENGİLLİ 46 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,537 214,310 4 10 10 236 7230

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
272,712 246,900 4 7 7 94 3760

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

EA
177,417 221,580 5 10 10 240 7366

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 9 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 9,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,06 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,42 2,94 2,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,61 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,67 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 11,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 2,84 4,61 8,74

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,39 2,00

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,59 1,90

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 1,09 2,28

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,25 2,07 6,18

Toplam: 120 33 33 24,75 21 23,47 22,41 32,60

TYT Türkçe beCdBCABCae bEb DcEBdA BaCBdDa

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Sosyal EaCdaBEbEdDEdEbeaaDADdD CBCBAa

Cevap Anahtarı A EBCCEBEEEADECEABBEDADEDBCBCBAE

TYT Matematik    b  ac b  e       ce D    a 

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

TYT Fen                      b        

Cevap Anahtarı A BCAEDBEDDDBBCDCDACEACEDABDABEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0
Metni yorumlar. 10 6 4 60
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 3 3 43
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 1 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 8 3

Matematik-1 30 1 8 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 0 3 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 1 2 14
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0
1 0 0 0

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜZİDE KAYA 1979 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,902 214,310 3 5 5 140 4850

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
237,321 246,900 5 9 9 154 5349

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
173,300 195,550 1 3 3 139 4441

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
227,792 221,580 2 3 3 124 4576

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 9 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 9,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,06 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 3,42 2,94 2,51

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,61 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,67 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 11,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 2,84 4,61 8,74

Toplam: 120 36 19 31,25 26 23,47 22,41 32,60

TYT Türkçe aDa cBdAB C B    aBce dCc CC E

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal  CE EEEbc CEb   D   D Ca B  BC

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik D  CaCA     Cbc B eDDAC EDe c 

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

Metni yorumlar. 10 6 4 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 1 2 14
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 1 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50

TYT Sosyal 30 13 4 43

Tarih-1 10 5 2 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 0 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 6 40

Matematik-1 30 12 6 40

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 3 4 21
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 5 2 71
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GÜLSEVEN 2008 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,177 214,310 5 11 11 240 7310

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
277,477 246,900 3 6 6 87 3575

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

EA
172,652 221,580 6 11 11 250 7607

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 9 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 9,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,06 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,42 2,94 2,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,67 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 11,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 2 15 -1,75 -6 2,84 4,61 8,74

Toplam: 120 34 36 25,00 21 23,47 22,41 32,60

TYT Türkçe cCCABdABCCDaE cbc EBAdCecC aca

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Sosyal bcd   EEE DbCEbeBEcADdDBCBCBAd

Cevap Anahtarı A EBCCEBEEEADECEABBEDADEDBCBCBAE

TYT Matematik eB bd bdec a e     edc D  aca 

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metni yorumlar. 10 6 4 60
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 2 3 29
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 3 1 60
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 10 3 3 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 0 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 15 7

Matematik-1 30 2 15 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 1 5 7
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 1 3 14
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İHL BEYZA GÜN 2007 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,480 214,310 9 22 22 360 9680

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
151,931 246,900 9 19 19 317 8848

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
105,245 195,550 6 18 18 302 8450

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
116,990 221,580 9 23 23 382 9841

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 9 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 21 1,75 6 9,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,06 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,42 2,94 2,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,61 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,67 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 10 15 6,25 21 11,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,84 4,61 8,74

Toplam: 120 19 41 8,75 7 23,47 22,41 32,60

TYT Türkçe deebBaAabCeBddE Dcae eCebdabca

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Sosyal caCdaB EEb EeEdB  aeaE BdcbBbc

Cevap Anahtarı A EBCCEBEEEADECEABBEDADEDBCBCBAE

TYT Matematik D ba         a       A ce     

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 21 23

Türkçe 30 7 21 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0
Metni yorumlar. 10 3 7 30
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 2 4 29
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 4 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33

TYT Sosyal 30 10 15 33

Tarih-1 10 4 5 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 0 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 1 2 7
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 1 2 14
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÜLGÜ 2000 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,502 214,310 2 4 4 125 4584

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
327,026 246,900 2 2 2 39 1661

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
126,185 195,550 3 12 12 233 6917

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
211,084 221,580 3 7 7 166 5471

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 9 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 9,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,06 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,42 2,94 2,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,61 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,67 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 11,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 2,84 4,61 8,74

Toplam: 120 42 15 38,25 32 23,47 22,41 32,60

TYT Türkçe dCCABCAB CDac   b cBdACeceaCDD

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Sosyal  BC EBcEEbDECEbeBEDADEDBCBCBA 

Cevap Anahtarı A EBCCEBEEEADECEABBEDADEDBCBCBAE

TYT Matematik    b  C C             DD      

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metni yorumlar. 10 10 0 100
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 0 3 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33

TYT Sosyal 30 23 4 77

Tarih-1 10 6 2 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 1 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 8 2 80

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 1 13

Matematik-1 30 4 1 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 1 1 7
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 2 0 29
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN KAYIŞ 2038 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,785 214,310 6 14 14 267 8005

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
206,653 246,900 6 13 13 207 6809

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
110,480 195,550 5 17 17 289 8009

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
182,830 221,580 4 8 8 233 7082

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 9 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 9,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,06 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,42 2,94 2,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,61 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,67 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 11,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 2,84 4,61 8,74

Toplam: 120 26 35 17,25 14 23,47 22,41 32,60

TYT Türkçe CbaacBdABCbDB  beaBEeddCeECCCd

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal dd   EE c eEbaB D cbaB b  A dC

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik b  CB      ae cC dc Dcd  c  d 

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 14 47

Türkçe 30 14 14 47

Metni yorumlar. 10 5 5 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 1 0 100
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 2 3 29
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 2 1 67
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 8 11 27

Tarih-1 10 2 3 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 1 0 33
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 10 13

Matematik-1 30 4 10 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 2 5 14
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 1 3 14
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE AÇIKGÖZ 1977 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,025 214,310 1 2 2 85 3345

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
346,535 246,900 1 1 1 28 1098

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
140,302 195,550 2 7 7 192 6116

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
248,063 221,580 1 2 2 83 3622

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 9 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 9,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,06 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,42 2,94 2,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,61 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,67 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 11,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 2,84 4,61 8,74

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,39 2,00

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,59 1,90

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 1,09 2,28

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,25 2,07 6,18

Toplam: 120 48 20 43,00 36 23,47 22,41 32,60

TYT Türkçe CDaaABaAB CDBE  bDBEBddCacCCCd

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal CeEdEEEAEcCbeeBEDADEDBCDEBA BC

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik D  CB         cb  bDDA e   D  

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

TYT Fen                             b 

Cevap Anahtarı B AEDBEDDDBCCDCDACEABBDABDABECEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Metni yorumlar. 10 8 2 80
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 3 40
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 1 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 4 1 57
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 10 7 3 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 1 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 3 2 21
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 3 1 43
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR ŞEN 1973 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,582 214,310 7 18 18 298 8755

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
176,048 246,900 7 17 17 266 8056

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
120,950 195,550 4 15 15 251 7253

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
152,224 221,580 7 16 16 300 8673

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 9 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 17 4,75 16 9,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,06 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 3,42 2,94 2,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,67 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 10 13 6,75 23 11,75 12,12 11,50

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,84 4,61 8,74

Toplam: 120 23 34 14,50 12 23,47 22,41 32,60

TYT Türkçe dbCABaABbbDe  cea EBdcdBc aaca

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Sosyal ccedE bEcA beEbea D DdDdC CB  

Cevap Anahtarı A EBCCEBEEEADECEABBEDADEDBCBCBAE

TYT Matematik  B DC ec          b  b D      

Cevap Anahtarı A DBDDCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 17 30

Türkçe 30 9 17 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0
Metni yorumlar. 10 5 5 50
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 1 3 14
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 3 20
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 2 33

TYT Sosyal 30 10 13 33

Tarih-1 10 3 6 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 1 1 33
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 3 2 21
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 1 1 14
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN BEGİT 1961 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,667 214,310 8 21 21 347 9511

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
157,302 246,900 8 18 18 312 8692

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

EA
136,655 221,580 8 19 19 332 9242

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 9 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 9,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 3,06 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 3,42 2,94 2,51

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,61 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,67 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 6 11 3,25 11 11,75 12,12 11,50

Toplam: 120 14 22 8,50 7 23,47 22,41 32,60

TYT Türkçe debAB dBeCcab c   EB e   C  De

Cevap Anahtarı A ECCABCABCCDBEEEADBEBAACBECBCDD

TYT Sosyal  aedd  E d bC eB  eca D  aC A 

Cevap Anahtarı A EBCCEBEEEADECEABBEDADEDBCBCBAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 11 27

Türkçe 30 8 11 27

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0
Metni yorumlar. 10 5 3 50
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 1 2 14
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 2 1 40
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 0 0

TYT Sosyal 30 6 11 20

Tarih-1 10 1 5 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 1 0 33
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN ERDEMİR 1976 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,485 214,310 1 3 3 120 4410

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
295,125 246,900 2 4 4 67 2777

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
154,105 195,550 1 6 6 171 5332

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
217,301 221,580 1 6 6 152 5170

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 7 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 5,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,46 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,82 2,94 2,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 15,11 12,12 11,50

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 2,61 4,61 8,74

Toplam: 120 44 26 37,50 31 22,93 22,41 32,60

TYT Türkçe aeaBABeABeCDad   D EBdAeecCCdd

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal CdEBEEEcEdCEbBacDAbEDBCDaBAEBC

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik b dCB           Bc DDA D DeeB 

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Türkçe 30 13 13 43

Metni yorumlar. 10 6 4 60
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 1 80
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 2 1 29
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 3 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih-1 10 7 3 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 3 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 5 30

Matematik-1 30 9 5 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 2 3 14
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 4 1 57
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINKIR 2065 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,840 214,310 3 9 9 214 6532

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
294,812 246,900 3 5 5 68 2788

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
105,245 195,550 5 18 18 302 8450

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
169,340 221,580 3 13 13 258 7796

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 7 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 5,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,46 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,82 2,94 2,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 15,11 12,12 11,50

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,61 4,61 8,74

Toplam: 120 35 18 30,50 25 22,93 22,41 32,60

TYT Türkçe Cc aABdABbaDcE E   EBcce ca CE

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal aCEdEEEAE eEbBBcDADEDBCDdBA BC

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik                   c D         

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Metni yorumlar. 10 5 3 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 4 20
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 3 0 43
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 2 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100

TYT Sosyal 30 22 6 73

Tarih-1 10 7 2 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 1 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 1 1 14
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN GÖK 1972 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,612 214,310 7 24 24 373 9820

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
146,540 246,900 7 20 20 334 8998

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
103,500 195,550 6 20 20 306 8604

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
108,422 221,580 7 24 24 394 10045

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 7 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 9 0,75 3 5,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 4,46 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 3,82 2,94 2,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,25 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 8 6 6,50 22 15,11 12,12 11,50

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,61 4,61 8,74

Toplam: 120 12 17 7,75 6 22,93 22,41 32,60

TYT Türkçe  c ab C   bc     b    d  EC ec

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal C Ed c    Cc  d c    B   BAaBC

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik  eA                  b        

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 9 10

Türkçe 30 3 9 10

Metni yorumlar. 10 1 3 10
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 2 20
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 0 1 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 8 6 27

Tarih-1 10 2 2 20

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 1 2 3

Matematik-1 30 1 2 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 1 1 7
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED CAN PALA 2013 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,782 214,310 4 16 16 284 8416

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
216,423 246,900 4 11 11 183 6324

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
124,440 195,550 3 14 14 239 7051

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
127,481 221,580 6 22 22 355 9524

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 7 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 5 0,75 3 5,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,46 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,82 2,94 2,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 15,11 12,12 11,50

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,61 4,61 8,74

Toplam: 120 26 17 21,75 18 22,93 22,41 32,60

TYT Türkçe              E  d   a A  c  ec

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal dCEaEEEAEaCEbeBbDADEeBCDaBAaBe

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik    a               DDeCD      

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 5 7

Türkçe 30 2 5 7

Metni yorumlar. 10 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 1 1 20
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 1 1 14
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 10 7 3 70

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 1 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 2 1 29
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KILIÇ 1992 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,955 214,310 6 19 19 311 8943

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
195,441 246,900 5 14 14 226 7305

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
112,225 195,550 4 16 16 286 7879

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
130,323 221,580 5 21 21 349 9436

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 7 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 9 2,75 9 5,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,46 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,82 2,94 2,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,25 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 15,11 12,12 11,50

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,61 4,61 8,74

Toplam: 120 20 14 16,50 14 22,93 22,41 32,60

TYT Türkçe aD  ABa B a  dE    ce d  b   d

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal  C   EE ccCEee     EDBCD BA B 

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik     d         B   A           

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 9 17

Türkçe 30 5 9 17

Metni yorumlar. 10 4 3 40
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 2 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 1 2 14
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 4 43

Tarih-1 10 3 2 30

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 1 0 33
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 1 1 7
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 1 0 14
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN MİRAÇ ASLAN 1943 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,212 214,310 2 8 8 207 6440

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
296,536 246,900 1 3 3 65 2720

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

EA
182,182 221,580 2 9 9 234 7118

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 7 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 5,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,46 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,82 2,94 2,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,25 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 15,11 12,12 11,50

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,61 4,61 8,74

Toplam: 120 33 14 29,50 25 22,93 22,41 32,60

TYT Türkçe eDD cBdAB CeaE c D  BAA  dCCCc

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal  CE EEcbE eEAeB DAeED CDEBA BC

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik    e                          

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Metni yorumlar. 10 7 3 70
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 4 0 80
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 0 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Şiiri yorumlar. 1 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 2 1 29
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 19 5 63

Tarih-1 10 5 2 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 0 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ATEŞ 1991 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,695 214,310 5 17 17 295 8711

Puanı Hesaplanan: 24 24 408 10270

SÖZ
183,540 246,900 6 16 16 244 7759

Puanı Hesaplanan: 22 22 395 10052

SAY
128,087 195,550 2 10 10 227 6819

Puanı Hesaplanan: 20 20 322 8874

EA
137,480 221,580 4 18 18 331 9223

Puanı Hesaplanan: 24 24 423 10600

Katılımlar: 7 24 24 423 10600

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 14 1,50 5 5,25 7,57 10,78

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,46 3,10 3,76

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,82 2,94 2,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 2,79 2,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,30 2,96

TYT Sosyal 30 15 14 11,50 38 15,11 12,12 11,50

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 2,61 4,61 8,74

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,39 2,00

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,59 1,90

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 1,09 2,28

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,25 2,07 6,18

Toplam: 120 26 36 17,00 14 22,93 22,41 32,60

TYT Türkçe  ba bc  Ba D d Eca  cdd  EbbCc

Cevap Anahtarı B CDDBABCABCCDBEEEADBEBAACBECCCE

TYT Sosyal CdcBcEEcEdeEbcacDbbEDBCDaaA BC

Cevap Anahtarı B CCEBEEEAEBCEABBEDADEDBCDEBAEBC

TYT Matematik b db            BceDDAC  De c 

Cevap Anahtarı B DCACBCABBCCBCABCBBADDACDEDBDBD

TYT Fen b                             

Cevap Anahtarı B AEDBEDDDBCCDCDACEABBDABDABECEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 14 17

Türkçe 30 5 14 17

Metni yorumlar. 10 1 5 10
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 5 0 4 0
Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi 1 0 1 0
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Şiiri yorumlar. 1 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 7 1 3 14
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 3 1 0 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50

TYT Sosyal 30 15 14 50

Tarih-1 10 5 5 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.3 2 1 67
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 14 0 3 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 7 4 2 57
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Elementleri Tanıyalım 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 2 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
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