
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.SINIF TARAMA-3 20 20 462 15731

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,76 12,56 9,62 5,09 3,41 4,24 2,93 4,24 1,87 2,51 1,74 2,07 2,76 1,51 2,38 9,08 9,12 6,80 1,95 4,53 0,82 1,73 3,20 0,93 3,21 4,47 2,10 42,02 44,78 30,83 205,950

Okul Ortalaması 8,05 12,53 4,92 3,70 4,60 2,55 2,55 4,70 1,38 2,05 2,10 1,52 2,10 1,65 1,69 4,47 7,37 2,63 1,15 3,05 0,39 0,75 2,15 0,21 2,95 4,45 1,84 27,77 42,60 17,13 158,010

KATILIMLAR

1 2165 HAYRUNNİSA SEL 10A 17 13 13,75 9 1 8,75 6 4 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 21 3 20,25 4 3 3,25 3 4 2,00 6 4 5,00 75 33 66,75 322,713 1057

2 2127 FE YA KILIÇ 10A 13 11 10,25 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 9 7,75 2 5 0,75 7 3 6,25 51 39 41,25 229,265 4685

3 2105 MERYEM ÇELİK 10A 11 10 8,50 3 4 2,00 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 9 9 6,75 2 5 0,75 4 4 3,00 38 40 28,00 194,640 7253

4 2126 OSMAN MERT AKKOÇ 10A 7 10 4,50 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 9 3,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 34 32 26,00 174,488 9278

5 2145 ÜVEYİS GÖL 10A 14 15 10,25 8 2 7,50 4 4 3,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 10 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 4 4 3,00 38 50 25,50 173,388 9374

6 2122 NİSA ÖZLÜ 10A 10 12 7,00 2 7 0,25 2 5 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 4 2,00 26 34 17,50 155,908 11113

7 2113 BERKAY AKTAŞ 10A 8 11 5,25 5 1 4,75 2 5 0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 7 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 24 32 16,00 147,743 11881

8 2146 KERİM EMRE ÜLGÜ 10A 10 8 8,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 7 3,25 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 20 43 9,25 144,208 12198

9 2128 SILA KOSKA 10A 9 19 4,25 6 4 5,00 1 6 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 11 -0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 6 2,50 29 54 15,50 140,680 12523

10 18 BETÜL SUDE EROĞLU 10A 10 18 5,50 3 7 1,25 0 8 -2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 11 -1,75 4 5 2,75 1 4 0,00 6 4 5,00 30 62 14,50 140,165 12575

11 2082 RAMAZAN ÇELİK 10A 4 7 2,25 2 5 0,75 2 5 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 4 4,00 2 5 0,75 19 29 11,75 139,605 12618

12 2120 TARIK ÇELİK 10A 6 0 6,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 6 3,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 19 20 14,00 138,123 12763

13 28 AYŞEGÜL KAYGAS 10A 7 16 3,00 6 4 5,00 3 5 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 5 1,75 0 5 -1,25 1 9 -1,25 24 49 11,75 133,933 13106

14 2081 CENNET NUR AYDI N 10A 8 14 4,50 2 6 0,50 2 5 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 10 -0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 4 2,00 23 50 10,50 130,603 13378

15 2148 MENDUHA KUTLU 10A 5 19 0,25 6 4 5,00 3 6 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 6 2,50 23 43 12,25 129,755 13447

16 2116 SÜMEYYE ÇELİK 10A 8 8 6,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 7 -0,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 16 33 7,75 126,815 13683

17 2141 İBRAHİM EROĞLU 10A 5 14 1,50 1 6 -0,50 4 5 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 5 1,75 19 41 8,75 123,785 13866

18 2084 MEHMET GÖL 10B 7 23 1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 9 -1,25 5 5 3,75 1 9 -1,25 16 74 -2,50 98,325 14856

19 2101 ESRA AYDIN 10A 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 19 0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 15 45 3,75

20 2076 FATMA KUTLU 10B 0 9 -2,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 1 3 0,25 4 29 -3,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.SINIF TARAMA-3 20 20 462 15731

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,76 12,56 9,62 5,09 3,41 4,24 2,93 4,24 1,87 2,51 1,74 2,07 2,76 1,51 2,38 9,08 9,12 6,80 1,95 4,53 0,82 1,73 3,20 0,93 3,21 4,47 2,10 42,02 44,78 30,83 205,950

Okul Ortalaması 8,05 12,53 4,92 3,70 4,60 2,55 2,55 4,70 1,38 2,05 2,10 1,52 2,10 1,65 1,69 4,47 7,37 2,63 1,15 3,05 0,39 0,75 2,15 0,21 2,95 4,45 1,84 27,77 42,60 17,13 158,010

KATILIMLAR
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.SINIF TARAMA-3 20 20 462 15731

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,76 12,56 9,62 5,09 3,41 4,24 2,93 4,24 1,87 2,51 1,74 2,07 2,76 1,51 2,38 9,08 9,12 6,80 1,95 4,53 0,82 1,73 3,20 0,93 3,21 4,47 2,10 42,02 44,78 30,83 205,950

Okul Ortalaması 8,05 12,53 4,92 3,70 4,60 2,55 2,55 4,70 1,38 2,05 2,10 1,52 2,10 1,65 1,69 4,47 7,37 2,63 1,15 3,05 0,39 0,75 2,15 0,21 2,95 4,45 1,84 27,77 42,60 17,13 158,010

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 2165 HAYRUNNİSA SEL 10A 17 13 13,75 9 1 8,75 6 4 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 21 3 20,25 4 3 3,25 3 4 2,00 6 4 5,00 75 33 66,75 322,713 1057

2 2127 FE YA KILIÇ 10A 13 11 10,25 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 9 7,75 2 5 0,75 7 3 6,25 51 39 41,25 229,265 4685

3 2105 MERYEM ÇELİK 10A 11 10 8,50 3 4 2,00 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 9 9 6,75 2 5 0,75 4 4 3,00 38 40 28,00 194,640 7253

4 2126 OSMAN MERT AKKOÇ 10A 7 10 4,50 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 9 3,75 0 1 -0,25 6 3 5,25 34 32 26,00 174,488 9278

5 2145 ÜVEYİS GÖL 10A 14 15 10,25 8 2 7,50 4 4 3,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 10 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 4 4 3,00 38 50 25,50 173,388 9374

6 2122 NİSA ÖZLÜ 10A 10 12 7,00 2 7 0,25 2 5 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 4 2,00 26 34 17,50 155,908 11113

7 2113 BERKAY AKTAŞ 10A 8 11 5,25 5 1 4,75 2 5 0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 7 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 24 32 16,00 147,743 11881

8 2146 KERİM EMRE ÜLGÜ 10A 10 8 8,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 7 3,25 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 20 43 9,25 144,208 12198

9 2128 SILA KOSKA 10A 9 19 4,25 6 4 5,00 1 6 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 11 -0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 6 2,50 29 54 15,50 140,680 12523

10 18 BETÜL SUDE EROĞLU 10A 10 18 5,50 3 7 1,25 0 8 -2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 11 -1,75 4 5 2,75 1 4 0,00 6 4 5,00 30 62 14,50 140,165 12575

11 2082 RAMAZAN ÇELİK 10A 4 7 2,25 2 5 0,75 2 5 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 4 4,00 2 5 0,75 19 29 11,75 139,605 12618

12 2120 TARIK ÇELİK 10A 6 0 6,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 6 3,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 19 20 14,00 138,123 12763

13 28 AYŞEGÜL KAYGAS 10A 7 16 3,00 6 4 5,00 3 5 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 5 1,75 0 5 -1,25 1 9 -1,25 24 49 11,75 133,933 13106

14 2081 CENNET NUR AYDI N 10A 8 14 4,50 2 6 0,50 2 5 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 10 -0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 4 2,00 23 50 10,50 130,603 13378

15 2148 MENDUHA KUTLU 10A 5 19 0,25 6 4 5,00 3 6 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 6 2,50 23 43 12,25 129,755 13447

16 2116 SÜMEYYE ÇELİK 10A 8 8 6,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 7 -0,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 16 33 7,75 126,815 13683

17 2141 İBRAHİM EROĞLU 10A 5 14 1,50 1 6 -0,50 4 5 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 5 1,75 19 41 8,75 123,785 13866

18 2101 ESRA AYDIN 10A 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 19 0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 15 45 3,75
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.SINIF TARAMA-3 20 20 462 15731

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,76 12,56 9,62 5,09 3,41 4,24 2,93 4,24 1,87 2,51 1,74 2,07 2,76 1,51 2,38 9,08 9,12 6,80 1,95 4,53 0,82 1,73 3,20 0,93 3,21 4,47 2,10 42,02 44,78 30,83 205,950

Okul Ortalaması 8,05 12,53 4,92 3,70 4,60 2,55 2,55 4,70 1,38 2,05 2,10 1,52 2,10 1,65 1,69 4,47 7,37 2,63 1,15 3,05 0,39 0,75 2,15 0,21 2,95 4,45 1,84 27,77 42,60 17,13 158,010

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 2084 MEHMET GÖL 10B 7 23 1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 9 -1,25 5 5 3,75 1 9 -1,25 16 74 -2,50 98,325 14856

2 2076 FATMA KUTLU 10B 0 9 -2,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 0 7 -1,75 1 3 0,25 4 29 -3,25
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.SINIF TARAMA-3 20 20 462 15731

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,8 12,6 9,62 13,3 10,9 10,55 9,1 9,1 6,80 6,9 12,2 3,85 42,0 44,8 30,82 205,950

Okul Ortalaması 8,1 12,5 4,92 10,4 13,1 7,14 4,5 7,4 2,63 4,9 9,7 2,44 27,8 42,6 17,13 158,010

KATILIMLAR

1 2165 HAYRUNNİSA SEL 10A 17 13 13,75 24 6 22,50 21 3 20,25 13 11 10,25 75 33 66,75 322,713 1 1 1 21 1057

2 2127 FE YA KILIÇ 10A 13 11 10,25 19 11 16,25 10 9 7,75 9 8 7,00 51 39 41,25 229,265 2 2 2 123 4685

3 2105 MERYEM ÇELİK 10A 11 10 8,50 12 12 9,00 9 9 6,75 6 9 3,75 38 40 28,00 194,640 3 3 3 171 7253

4 2126 OSMAN MERT AKKOÇ 10A 7 10 4,50 15 9 12,75 6 9 3,75 6 4 5,00 34 32 26,00 174,488 4 4 4 219 9278

5 2145 ÜVEYİS GÖL 10A 14 15 10,25 17 11 14,25 2 10 -0,50 5 14 1,50 38 50 25,50 173,388 5 5 5 225 9374

6 2122 NİSA ÖZLÜ 10A 10 12 7,00 10 15 6,25 2 2 1,50 4 5 2,75 26 34 17,50 155,908 6 6 6 266 11113

7 2113 BERKAY AKTAŞ 10A 8 11 5,25 11 11 8,25 3 7 1,25 2 3 1,25 24 32 16,00 147,743 7 7 7 292 11881

8 2146 KERİM EMRE ÜLGÜ 10A 10 8 8,00 4 18 -0,50 5 7 3,25 1 10 -1,50 20 43 9,25 144,208 8 8 8 303 12198

9 2128 SILA KOSKA 10A 9 19 4,25 11 14 7,50 2 11 -0,75 7 10 4,50 29 54 15,50 140,680 9 9 9 316 12523

10 18 BETÜL SUDE EROĞLU 10A 10 18 5,50 8 20 3,00 1 11 -1,75 11 13 7,75 30 62 14,50 140,165 10 10 10 317 12575

11 2082 RAMAZAN ÇELİK 10A 4 7 2,25 8 13 4,75 5 4 4,00 2 5 0,75 19 29 11,75 139,605 11 11 11 319 12618

12 2120 TARIK ÇELİK 10A 10 3 9,25 5 6 3,50 4 11 1,25 19 20 14,00 138,123 12 12 12 324 12763

13 28 AYŞEGÜL KAYGAS 10A 7 16 3,00 13 14 9,50 3 5 1,75 1 14 -2,50 24 49 11,75 133,933 13 13 13 335 13106

14 2081 CENNET NUR AYDI N 10A 8 14 4,50 8 13 4,75 2 10 -0,50 5 13 1,75 23 50 10,50 130,603 14 14 14 345 13378

15 2148 MENDUHA KUTLU 10A 5 19 0,25 12 15 8,25 2 3 1,25 4 6 2,50 23 43 12,25 129,755 15 15 15 349 13447

16 2116 SÜMEYYE ÇELİK 10A 8 8 6,00 6 13 2,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 16 33 7,75 126,815 16 16 16 361 13683

17 2141 İBRAHİM EROĞLU 10A 5 14 1,50 8 13 4,75 1 1 0,75 5 13 1,75 19 41 8,75 123,785 17 17 17 369 13866

18 2084 MEHMET GÖL 10B 7 23 1,25 2 28 -5,00 7 23 1,25 16 74 -2,50 98,325 1 18 18 415 14856

19 2101 ESRA AYDIN 10A 0 1 -0,25 7 12 4,00 5 19 0,25 3 13 -0,25 15 45 3,75

20 2076 FATMA KUTLU 10B 0 9 -2,25 3 10 0,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 4 29 -3,25
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10A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.SINIF TARAMA-3 20 20 462 15731

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,8 12,6 9,62 13,3 10,9 10,55 9,1 9,1 6,80 6,9 12,2 3,85 42,0 44,8 30,82 205,950

Okul Ortalaması 8,1 12,5 4,92 10,4 13,1 7,14 4,5 7,4 2,63 4,9 9,7 2,44 27,8 42,6 17,13 158,010

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 2165 HAYRUNNİSA SEL 10A 17 13 13,75 24 6 22,50 21 3 20,25 13 11 10,25 75 33 66,75 322,713 1 1 1 21 1057

2 2127 FE YA KILIÇ 10A 13 11 10,25 19 11 16,25 10 9 7,75 9 8 7,00 51 39 41,25 229,265 2 2 2 123 4685

3 2105 MERYEM ÇELİK 10A 11 10 8,50 12 12 9,00 9 9 6,75 6 9 3,75 38 40 28,00 194,640 3 3 3 171 7253

4 2126 OSMAN MERT AKKOÇ 10A 7 10 4,50 15 9 12,75 6 9 3,75 6 4 5,00 34 32 26,00 174,488 4 4 4 219 9278

5 2145 ÜVEYİS GÖL 10A 14 15 10,25 17 11 14,25 2 10 -0,50 5 14 1,50 38 50 25,50 173,388 5 5 5 225 9374

6 2122 NİSA ÖZLÜ 10A 10 12 7,00 10 15 6,25 2 2 1,50 4 5 2,75 26 34 17,50 155,908 6 6 6 266 11113

7 2113 BERKAY AKTAŞ 10A 8 11 5,25 11 11 8,25 3 7 1,25 2 3 1,25 24 32 16,00 147,743 7 7 7 292 11881

8 2146 KERİM EMRE ÜLGÜ 10A 10 8 8,00 4 18 -0,50 5 7 3,25 1 10 -1,50 20 43 9,25 144,208 8 8 8 303 12198

9 2128 SILA KOSKA 10A 9 19 4,25 11 14 7,50 2 11 -0,75 7 10 4,50 29 54 15,50 140,680 9 9 9 316 12523

10 18 BETÜL SUDE EROĞLU 10A 10 18 5,50 8 20 3,00 1 11 -1,75 11 13 7,75 30 62 14,50 140,165 10 10 10 317 12575

11 2082 RAMAZAN ÇELİK 10A 4 7 2,25 8 13 4,75 5 4 4,00 2 5 0,75 19 29 11,75 139,605 11 11 11 319 12618

12 2120 TARIK ÇELİK 10A 10 3 9,25 5 6 3,50 4 11 1,25 19 20 14,00 138,123 12 12 12 324 12763

13 28 AYŞEGÜL KAYGAS 10A 7 16 3,00 13 14 9,50 3 5 1,75 1 14 -2,50 24 49 11,75 133,933 13 13 13 335 13106

14 2081 CENNET NUR AYDI N 10A 8 14 4,50 8 13 4,75 2 10 -0,50 5 13 1,75 23 50 10,50 130,603 14 14 14 345 13378

15 2148 MENDUHA KUTLU 10A 5 19 0,25 12 15 8,25 2 3 1,25 4 6 2,50 23 43 12,25 129,755 15 15 15 349 13447

16 2116 SÜMEYYE ÇELİK 10A 8 8 6,00 6 13 2,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 16 33 7,75 126,815 16 16 16 361 13683

17 2141 İBRAHİM EROĞLU 10A 5 14 1,50 8 13 4,75 1 1 0,75 5 13 1,75 19 41 8,75 123,785 17 17 17 369 13866

18 2101 ESRA AYDIN 10A 0 1 -0,25 7 12 4,00 5 19 0,25 3 13 -0,25 15 45 3,75
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10B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.SINIF TARAMA-3 20 20 462 15731

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,8 12,6 9,62 13,3 10,9 10,55 9,1 9,1 6,80 6,9 12,2 3,85 42,0 44,8 30,82 205,950

Okul Ortalaması 8,1 12,5 4,92 10,4 13,1 7,14 4,5 7,4 2,63 4,9 9,7 2,44 27,8 42,6 17,13 158,010

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 2084 MEHMET GÖL 10B 7 23 1,25 2 28 -5,00 7 23 1,25 16 74 -2,50 98,325 1 18 18 415 14856

2 2076 FATMA KUTLU 10B 0 9 -2,25 3 10 0,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 4 29 -3,25
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.SINIF TARAMA-3 20 20 462 15731

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,76 12,56 9,62 5,09 3,41 4,24 2,93 4,24 1,87 2,51 1,74 2,07 2,76 1,51 2,38 9,08 9,12 6,80 1,95 4,53 0,82 1,73 3,20 0,93 3,21 4,47 2,10 42,02 44,78 30,83 205,950

İl Ortalaması 12,07 13,63 8,67 4,36 3,96 3,37 2,63 4,67 1,47 2,26 2,04 1,75 2,79 1,62 2,39 7,97 10,47 5,36 2,12 5,15 0,83 1,60 3,60 0,70 3,48 4,94 2,24 39,28 50,08 26,78 194,260

İlçe Ortalaması 8,05 12,53 4,92 3,70 4,60 2,55 2,55 4,70 1,38 2,05 2,10 1,52 2,10 1,65 1,69 4,47 7,37 2,63 1,15 3,05 0,39 0,75 2,15 0,21 2,95 4,45 1,84 27,77 42,60 17,13 158,010

Okul Ortalaması 8,05 12,53 4,92 3,70 4,60 2,55 2,55 4,70 1,38 2,05 2,10 1,52 2,10 1,65 1,69 4,47 7,37 2,63 1,15 3,05 0,39 0,75 2,15 0,21 2,95 4,45 1,84 27,77 42,60 17,13 158,010

KATILIMLAR

1
OSMANİYE / BAHÇE
Bahçe Anadolu İmam Hatip
Lisesi

10A 18 8,59 12,12 5,56 3,94 4,28 2,88 2,72 4,50 1,60 2,28 2,06 1,76 2,33 1,56 1,94 4,72 7,39 2,88 1,22 2,89 0,50 0,56 2,11 0,03 3,17 4,28 2,10 29,53 41,19 19,25 161,520

2
OSMANİYE / BAHÇE
Bahçe Anadolu İmam Hatip
Lisesi

10B 2 3,50 16,00 -0,50 1,50 7,50 -0,38 1,00 6,50 -0,62 0,00 2,50 -0,62 0,00 2,50 -0,62 0,00 7,00 -1,75 0,50 4,50 -0,62 2,50 2,50 1,88 1,00 6,00 -0,50 10,00 55,00 -3,73 98,320
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL KAYGAS 28 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,933 205,950 13 13 13 335 13106

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 1 14 -2,50 -8 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 24 49 11,75 10 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe cDcaDCde   B ccdeb DDeeb  Ceda

Cevap Anahtarı A BDDEDCBCEBCBCEABDDEDDDBEBACBCD

TYT Sosyal BcCAccdECBeEa cbC cEDcBedDbD b

Cevap Anahtarı A BECAEEAECBCEBEADCEAEDEBDEDCDAE

TYT Matematik aBEaAedc                      

Cevap Anahtarı A DBEDAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEAB

TYT Fen cea  d e            edEdcdcaed

Cevap Anahtarı A BADCEEADDECDEBDEDCCCCCEEAAEBBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 16 23

Türkçe 30 7 16 23

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 3 3 33
Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 1 3 17

TYT Sosyal 30 13 14 43

Tarih-1 10 6 4 60

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 3 2 60
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 1 14 3

Fizik 10 0 5 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 0 0

Biyoloji 10 1 9 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY AKTAŞ 2113 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,743 205,950 7 7 7 292 11881

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 2 3 1,25 4 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 24 32 16,00 13 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe a Ca   dBddeB b DD D cc BeDb  

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal b EEA C B aE eb  EecBDbD daadD

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik e   cbab    A      a    bA D  

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen   bE c     a E                

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 11 27

Türkçe 30 8 11 27

Şiiri yorumlar. 2 0 1 0
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 4 2 44
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 2 1 33

TYT Sosyal 30 11 11 37

Tarih-1 10 5 1 50

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 1 0 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 5 20

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 1 3 20
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 2 3 7

Fizik 10 1 2 10

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 0 0 0
Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL SUDE EROĞLU 18 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,165 205,950 10 10 10 317 12575

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 0 8 -2,00 -20 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 8 20 3,00 10 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 4 5 2,75 28 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 30 62 14,50 12 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe bcbdab ddeEAaDD DDaDbceCBCaadd

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal CbadcbCaBbaa ebd daadedDEcDEaD

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik  Ae    d   ad ad    e   a aad 

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen  CEEbebdBebcD c  d  EccdEBBdCC

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33

Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 1 7 11
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Metni yorumlar. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 3 3 50

TYT Sosyal 30 8 20 27

Tarih-1 10 3 7 30

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 8 0

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 0 4 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 3 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 1 11 3

Matematik-1 30 1 11 3

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 5 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 11 13 37

Fizik 10 4 5 40

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Kimya 10 1 4 10

Mol Kavramı 2 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 2 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET NUR AYDI N 2081 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,603 205,950 14 14 14 345 13378

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 14 4,50 15 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 8 13 4,75 16 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 23 50 10,50 9 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe  DecDCB be BaaeB b cD  dBc aae

Cevap Anahtarı A BDDEDCBCEBCBCEABDDEDDDBEBACBCD

TYT Sosyal abCedd Eb Cbad  d AbDEB    aAc

Cevap Anahtarı A BECAEEAECBCEBEADCEAEDEBDEDCDAE

TYT Matematik ac DAbc   b ea  bea           

Cevap Anahtarı A DBEDAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEAB

TYT Fen aeaC c e dd  a    CbaedE  E Bd

Cevap Anahtarı A BADCEEADDECDEBDEDCCCCCEEAAEBBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 14 27

Türkçe 30 8 14 27

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 1 0 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 5 3 56
Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 1 4 17

TYT Sosyal 30 8 13 27

Tarih-1 10 2 6 20

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 0 3 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 3 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 5 13 17

Fizik 10 1 6 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 2 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 1 1 25

Biyoloji 10 3 4 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 1 50
Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AYDIN 2101 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 1 -0,25 -1 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 7 12 4,00 13 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 5 19 0,25 1 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 3 13 -0,25 -1 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 15 45 3,75 3 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe                         e     

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal  Aa  c  ace b  EcE  BeEDd ecbD

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik   ecc  adAaabbBCccDddeCdd aac 

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen bd    D eb dccc     Ed  cdeB a

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 0 1 0

Türkçe 30 0 1 0

Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 12 23

Tarih-1 10 1 4 10

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 1 1 20
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 5 19 17

Matematik-1 30 5 19 17

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 4 8 33
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 3 13 10

Fizik 10 1 4 10

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 1 2 25
Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FE YA KILIÇ 2127 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,265 205,950 2 2 2 123 4685

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 51 39 41,25 34 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe c CdaE  B aABab  DaDceedBCDEBA

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal CAabbECcBbBEAaabAEdEBaEDdADECD

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik  AbcDaDb     a CdbD AcC   BDdE

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen  e adDbE b          EEAeEBBeaC

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 5 2 56
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 5 1 83

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 10 5 5 50

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 3 2 60
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 10 9 33

Matematik-1 30 10 9 33

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 5 3 42
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 9 8 30

Fizik 10 2 5 20

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 4 0 100
Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA SEL 2165 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,713 205,950 1 1 1 21 1057

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 4 3 3,25 33 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 75 33 66,75 56 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe ceCBdcBeBCEcBDbdDDBDDBDCeCaaad

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal CAEEAECBBccEeeeEAECEBDEDEADcCD

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik bAABDCDC AECA   E DBA CEbABDcE

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen bCbE DDb  dBDE   eaeEEAcEeBdCb

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 13 57

Türkçe 30 17 13 57

Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 7 2 78
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 2 4 33

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih-1 10 9 1 90

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 2 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 2 3 40
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 3 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 5 0 83
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 8 0 67
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 13 11 43

Fizik 10 4 3 40

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Mol Kavramı 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 4 0 100
Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM EROĞLU 2141 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,785 205,950 17 17 17 369 13866

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 14 1,50 5 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 8 13 4,75 16 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 19 41 8,75 7 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe cbdea    edcB c  DecDec B D d 

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal Cea dc  acBE DeEcdeaB b c  EC 

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik        C  b                   

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen aC b D  dc c  cd  e Ecc E Babb

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 14 17

Türkçe 30 5 14 17

Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 1 5 11
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 2 1 33

TYT Sosyal 30 8 13 27

Tarih-1 10 1 6 10

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 1 3 20
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 5 13 17

Fizik 10 2 4 20

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 2 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM EMRE ÜLGÜ 2146 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,208 205,950 8 8 8 303 12198

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 4 18 -0,50 -2 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 1 10 -1,50 -5 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 20 43 9,25 8 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe BDD  C b B  dad c     BcaAaBCD

Cevap Anahtarı A BDDEDCBCEBCBCEABDDEDDDBEBACBCD

TYT Sosyal B eeaa c a cc  c d EcddebDbDda

Cevap Anahtarı A BECAEEAECBCEBEADCEAEDEBDEDCDAE

TYT Matematik ac  AA   DdCA   b b   dd      

Cevap Anahtarı A DBEDAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEAB

TYT Fen  cbe acDb   d      d e d      

Cevap Anahtarı A BADCEEADDECDEBDEDCCCCCEEAAEBBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 8 33

Türkçe 30 10 8 33

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 3 2 33
Şiiri yorumlar. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 4 2 67

TYT Sosyal 30 4 18 13

Tarih-1 10 1 6 10

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 0 50
Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 1 2 20
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 2 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 4 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 1 10 3

Fizik 10 1 6 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 1 0

Biyoloji 10 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 0 1 0
Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MENDUHA KUTLU 2148 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,755 205,950 15 15 15 349 13447

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 19 0,25 1 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 12 15 8,25 28 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 23 43 12,25 10 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe da EDddd  bd EcBce cbb aBedade

Cevap Anahtarı A BDDEDCBCEBCBCEABDDEDDDBEBACBCD

TYT Sosyal BdCAaEdECddEdaAedE dD aebDdDe 

Cevap Anahtarı A BECAEEAECBCEBEADCEAEDEBDEDCDAE

TYT Matematik   a Ac D  b                   

Cevap Anahtarı A DBEDAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEAB

TYT Fen                     eCEdcbEcBd

Cevap Anahtarı A BADCEEADDECDEBDEDCCCCCEEAAEBBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 19 17

Türkçe 30 5 19 17

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 1 5 11
Şiiri yorumlar. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 1 5 17

TYT Sosyal 30 12 15 40

Tarih-1 10 6 4 60

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 6 30

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 2 3 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 4 6 13

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÇELİK 2105 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,640 205,950 3 3 3 171 7253

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 38 40 28,00 23 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe BD   d a  bB EdBcb DDe aaAdBCD

Cevap Anahtarı A BDDEDCBCEBCBCEABDDEDDDBEBACBCD

TYT Sosyal BaCA d  eadEa  ea AEeEBaEDdDbE

Cevap Anahtarı A BECAEEAECBCEBEADCEAEDEBDEDCDAE

TYT Matematik acEaAedcC C A   a b bD A   E B

Cevap Anahtarı A DBEDAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEAB

TYT Fen           eDdcb D  eCbE ceEaB 

Cevap Anahtarı A BADCEEADDECDEBDEDCCCCCEEAAEBBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 10 37

Türkçe 30 11 10 37

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 3 2 33
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 0 50
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 4 2 67

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 10 3 4 30

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 2 2 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 9 30

Matematik-1 30 9 9 30

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 0 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 3 3 25
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 9 20

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50
Mol Kavramı 2 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 1 1 25

Biyoloji 10 4 4 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 1 50
Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÖZLÜ 2122 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,908 205,950 6 6 6 266 11113

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 10 15 6,25 21 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 4 5 2,75 9 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 26 34 17,50 15 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe    d b  B EdBDb cDBDDebdeCDaed

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal eeab beeBEd  becA CcdDEbE DEaD

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik        b                  aD E

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen      D d            Ed eEBd  d

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 12 33

Türkçe 30 10 12 33

Şiiri yorumlar. 2 1 0 50
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 2 0 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 3 2 33
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 2 4 33

TYT Sosyal 30 10 15 33

Tarih-1 10 2 7 20

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 2 1 67
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 4 5 13

Fizik 10 1 1 10

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 1 50
Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN MERT AKKOÇ 2126 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,488 205,950 4 4 4 219 9278

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 34 32 26,00 22 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe  a   Cd    d E B c DDbcd dCBbb

Cevap Anahtarı A BDDEDCBCEBCBCEABDDEDDDBEBACBCD

TYT Sosyal BadeadAEC  EB  e E EDEBDbDbDAc

Cevap Anahtarı A BECAEEAECBCEBEADCEAEDEBDEDCDAE

TYT Matematik a E AbaeCa  AEC d    e    cb  

Cevap Anahtarı A DBEDAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEAB

TYT Fen                    dCbEE dEeBB

Cevap Anahtarı A BADCEEADDECDEBDEDCCCCCEEAAEBBB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 10 23

Türkçe 30 7 10 23

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 2 3 22
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 1 0 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 2 3 33

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 10 4 5 40

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 1 40

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 2 1 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 3 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 6 4 20

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 3 0 75
Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN ÇELİK 2082 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,605 205,950 11 11 11 319 12618

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 7 2,25 8 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 8 13 4,75 16 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 2 5 0,75 3 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 19 29 11,75 10 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe ac    e   a  b    c  c E   BCD

Cevap Anahtarı A BDDEDCBCEBCBCEABDDEDDDBEBACBCD

TYT Sosyal Ba daE cd ebe be E EaEBDcDd   

Cevap Anahtarı A BECAEEAECBCEBEADCEAEDEBDEDCDAE

TYT Matematik D E ec D  d  E   B         c  

Cevap Anahtarı A DBEDAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEAB

TYT Fen                      eEE  cced

Cevap Anahtarı A BADCEEADDECDEBDEDCCCCCEEAAEBBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 7 13

Türkçe 30 4 7 13

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 0 2 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Metni yorumlar. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 3 0 50

TYT Sosyal 30 8 13 27

Tarih-1 10 2 5 20

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50
Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 1 3 20
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 2 5 7

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 1 50
Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KOSKA 2128 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,680 205,950 9 9 9 316 12523

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 19 4,25 14 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 11 14 7,50 25 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 29 54 15,50 13 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe caaadE baadcBDb cDdDacDaBCaaBd

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal CAaEebeBBEaE a  ebead dDE DbCc

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik ed  cdaC dcab  b         e D  

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen    c eDc A d     C  EEdeaaBdeC

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 19 30

Türkçe 30 9 19 30

Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 3 5 33
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 3 3 50

TYT Sosyal 30 11 14 37

Tarih-1 10 6 4 60

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 1 1 50
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 6 10

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 2 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 4 17
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 7 10 23

Fizik 10 2 3 20

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 1 1 50
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 1 0 25
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÇELİK 2116 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,815 205,950 16 16 16 361 13683

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 8 6,00 20 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 0 5 -1,25 -13 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 6 13 2,75 9 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 1 5 -0,25 -1 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 16 33 7,75 6 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe    d      dABaD DDd  e CB baBd

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal Cdab bb a abcb     dBe Dc D CD

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik aAd c  d          c    a     d

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen  C                    bdde   b

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 8 27

Türkçe 30 8 8 27

Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 1 1 11
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 1 1 50
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 3 2 50

TYT Sosyal 30 6 13 20

Tarih-1 10 1 6 10

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 5 0

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 0 3 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 1 33
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 1 7 3

Matematik-1 30 1 7 3

Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 1 5 3

Fizik 10 1 0 10

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 5 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 0 2 0
Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ÇELİK 2120 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,123 205,950 12 12 12 324 12763

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 10 3 9,25 31 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 19 20 14,00 12 18,93 16,75 30,13

TYT Sosyal CAEE    BEa b  EAE Ed         

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Matematik  db cdDCC  e E             a E

Cevap Anahtarı B DAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEABDBE

TYT Fen e    D   ddBab a b  E Ad ade  

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 30 10 3 33

Tarih-1 10 6 0 60

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 2 1 40
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 3 2 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 4 11 13

Fizik 10 1 2 10

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

Mol Kavramı 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 2 0
Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 0 50
Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÜVEYİS GÖL 2145 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,388 205,950 5 5 5 225 9374

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 18 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 5,56 4,92 9,62

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,88 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 1,60 1,38 1,87

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,94 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 8,18 7,14 10,55

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 2,88 2,63 6,80

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,50 0,39 0,82

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,03 0,21 0,93

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 2,10 1,84 2,10

TYT Fen 30 5 14 1,50 5 2,62 2,44 3,85

Toplam: 120 38 50 25,50 21 18,93 16,75 30,13

TYT Türkçe BDDcbdebdBCBaaAeab DDDBbaAaBaD

Cevap Anahtarı A BDDEDCBCEBCBCEABDDEDDDBEBACBCD

TYT Sosyal BECAEEdECcd dEecC AEcdBbdDCDAc

Cevap Anahtarı A BECAEEAECBCEBEADCEAEDEBDEDCDAE

TYT Matematik aca Ab    a    Aaa   c b     a

Cevap Anahtarı A DBEDAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEAB

TYT Fen aAce a  aaaba   a    CEcd EcBd

Cevap Anahtarı A BADCEEADDECDEBDEDCCCCCEEAAEBBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 15 47

Türkçe 30 14 15 47

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 3 6 33
Şiiri yorumlar. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50
Metni yorumlar. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 2 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 3 3 50

TYT Sosyal 30 17 11 57

Tarih-1 10 8 2 80

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100
Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 4 40

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 2 2 40
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 2 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 1 5 8
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 5 14 17

Fizik 10 1 6 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 1 1 50
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KUTLU 2076 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 9 -2,25 -8 -0,50 4,92 9,62

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 -0,38 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 -0,62 1,38 1,87

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,62 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 -0,62 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 3 10 0,50 2 -2,25 7,14 10,55

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 -1,75 2,63 6,80

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,62 0,39 0,82

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,88 0,21 0,93

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 -0,50 1,84 2,10

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 0,75 2,44 3,85

Toplam: 120 4 29 -3,25 -3 -2,88 16,75 30,13

TYT Türkçe  a                   beda bcec

Cevap Anahtarı A BDDEDCBCEBCBCEABDDEDDDBEBACBCD

TYT Sosyal ebb db EacddBcA               

Cevap Anahtarı A BECAEEAECBCEBEADCEAEDEBDEDCDAE

TYT Matematik a dbbde d                     

Cevap Anahtarı A DBEDAABDCDCCAECAEBCEDDBABCEEAB

TYT Fen                           Eded

Cevap Anahtarı A BADCEEADDECDEBDEDCCCCCEEAAEBBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 0 9 0

Türkçe 30 0 9 0

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 0 1 0
Şiiri yorumlar. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0
Metni yorumlar. 2 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 0 5 0

TYT Sosyal 30 3 10 10

Tarih-1 10 1 7 10

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0
Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 1 1 20
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 7 0

Matematik-1 30 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

TYT Fen 30 1 3 3

Fizik 10 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 1 0 25
Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF TARAMA-3

OSMANİYE / BAHÇE / Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÖL 2084 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
98,325 205,950 1 18 18 415 14856

Puanı Hesaplanan: 18 18 420 14937

Katılımlar: 2 20 20 462 15731

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 -0,50 4,92 9,62

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 -0,38 2,55 4,24

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 -0,62 1,38 1,87

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 1,52 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 1,69 2,38

TYT Sosyal 30 2 28 -5,00 -17 -2,25 7,14 10,55

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,62 0,39 0,82

Kimya 10 5 5 3,75 38 1,88 0,21 0,93

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 -0,50 1,84 2,10

TYT Fen 30 7 23 1,25 4 0,75 2,44 3,85

Toplam: 120 16 74 -2,50 -2 -2,88 16,75 30,13

TYT Türkçe deCadacdBacdBecaaDcbecadBdbEcA

Cevap Anahtarı B EDCBCEBCBCEABDDEDDBDDBDCBCDEBA

TYT Sosyal CeabcbdeBadcdeecbdabdaacbecdab

Cevap Anahtarı B CAEEAECBBEBEADCEAECEBDEDEADECD

TYT Fen addceDcaacEBDbDdabCaEbdcadcaba

Cevap Anahtarı B DCEEADDEBAEBDEDCCCCDEEAAEBBBCC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23

Şiiri yorumlar. 2 0 2 0
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3 0 3 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 9 3 6 33
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0
Metni yorumlar. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2 0 2 0
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 6 2 4 33

TYT Sosyal 30 2 28 7

Tarih-1 10 2 8 20

Moğol İstilası nın Anadolu da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 2 0 2 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 10 0

Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 5 0 5 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 3 0 3 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 2 0 2 0

TYT Fen 30 7 23 23

Fizik 10 1 9 10

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 2 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Mol Kavramı 2 2 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 4 1 3 25
Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Biyoloji 10 1 9 10

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
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